
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi TYT CAP 0 159 159 1141 42552

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,79 13,11 16,51 2,39 1,39 2,04 1,69 1,38 1,35 2,10 0,86 1,89 2,59 0,97 2,34 0,03 0,01 0,02 10,46 4,85 9,25 1,64 2,43 1,03 2,71 1,34 2,38 1,58 1,11 1,30 44,98 27,45 38,11 222,720

Okul Ortalaması 17,80 13,84 14,34 2,14 1,51 1,76 1,58 1,60 1,18 2,06 0,94 1,82 2,35 0,95 2,11 0,02 0,02 0,01 7,49 3,31 6,66 1,37 2,51 0,74 2,97 1,27 2,65 1,50 0,97 1,26 39,28 26,92 32,53 198,990

KATILIMLAR

1 0 FEYZA BEŞİRLİ -M 31 3 30,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 31 3 30,25 6 1 5,75 7 0 7,00 5 0 5,00 94 9 91,75 404,975 271

2 0 BEDİRHAN AKÇAY -M 30 10 27,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 29 7 27,25 4 3 3,25 7 0 7,00 4 1 3,75 84 25 77,75 359,543 1461

3 0 RECEP EMRE KARAPIÇAK -M 31 7 29,25 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 27 4 26,00 2 5 0,75 5 1 4,75 4 0 4,00 82 19 77,25 358,410 1498

4 0 CEREN -M 31 9 28,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 6 23,50 2 3 1,25 5 2 4,50 5 1 4,75 80 25 73,75 345,520 2171

5 0 KADİR GÜLLÜKAYA 26 11 23,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 23 4 22,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 77 23 71,25 336,020 2745

6 0 Z BEYZA GÜR 29 6 27,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 22 0 22,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 72 10 69,50 331,450 3064

7 0 KÜBRA BEKTAŞ -M 25 11 22,25 3 0 3,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 21 2 20,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 72 18 67,50 323,473 3686

8 0 BERRA ERTANTU -M 27 8 25,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 21 5 19,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 70 20 65,00 314,540 4440

9 0 GÜL NİH*  AVAR -M 27 12 24,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 20 5 18,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 71 24 65,00 314,100 4482

10 0 NUR BODUR 27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 6 17,50 4 3 3,25 6 1 5,75 2 3 1,25 71 31 63,25 308,763 4958

11 0 EMİRHAN KIDIK -M 24 10 21,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 23 7 21,25 1 5 -0,25 7 0 7,00 4 2 3,50 69 30 61,50 305,370 5262

12 0 ŞEVVAL KÜÇÜK -M 26 14 22,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 20 1 19,75 2 5 0,75 6 1 5,75 4 1 3,75 68 25 61,75 305,283 5268

13 0 FEYZA KARABIÇAK -M 27 12 24,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 18 5 16,75 2 5 0,75 5 2 4,50 5 0 5,00 69 27 62,25 305,133 5285

14 0 SUDE S 23 16 19,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 26 7 24,25 1 6 -0,50 6 1 5,75 3 3 2,25 68 36 59,00 299,920 5803

15 0 HÜSEYİN BODUR -M 26 11 23,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 17 0 17,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 2 3,50 64 22 58,50 293,203 6511

16 0 AKİF BUĞRA ÇETİN 25 12 22,00 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 10 11,50 3 4 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 64 34 55,50 280,625 8024

17 0 EMRE GÜNEY 27 12 24,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 8 7,00 3 4 2,00 5 1 4,75 2 2 1,50 62 30 54,50 275,355 8715

18 0 SILA CAN -M 22 14 18,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 17 8 15,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 58 31 50,25 265,838 10145

19 0 İCLAL UZUN -M 32 7 30,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 8 2 7,50 3 0 3,00 1 1 0,75 54 14 50,50 263,743 10504

20 0 NESİBE İNCE -M 25 13 21,75 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 8 3 7,25 3 4 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 57 27 50,25 262,455 10721

21 0 UMUT ÇANDUR -M 25 14 21,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 6 7,50 3 0 3,00 1 3 0,25 2 0 2,00 55 27 48,25 256,538 11767

22 0 DUYGU SEMİZOĞLU 25 12 22,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 14 4 13,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 3 0,25 53 24 47,00 255,300 12011

23 0 SAİT CAN AYDIN -M 21 17 16,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 15 4 14,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 53 29 45,75 253,160 12379

24 0 SEVGİ IŞITAN 26 13 22,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 9 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 54 25 47,75 252,910 12422

25 0 ELİF AYDUVAN -M 25 11 22,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 8 4 7,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 0 5,00 53 24 47,00 251,088 12765

26 0 ŞEVVAL 24 6 22,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 13 4 12,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 49 14 45,50 250,250 12931

27 0 ALİ CİHAN KUŞ -M 21 6 19,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 8 3 7,25 3 2 2,50 6 1 5,75 3 2 2,50 51 18 46,50 249,340 13111

28 0 ZELİHA OKUTUCU 29 8 27,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 8 1 7,75 1 0 1,00 49 15 45,25 247,963 13368

29 0 BEYZA GÜNDOĞDU -MA 26 12 23,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 5 4,75 1 2 0,50 3 4 2,00 2 0 2,00 53 28 46,00 247,910 13379
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi TYT CAP 0 159 159 1141 42552

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,79 13,11 16,51 2,39 1,39 2,04 1,69 1,38 1,35 2,10 0,86 1,89 2,59 0,97 2,34 0,03 0,01 0,02 10,46 4,85 9,25 1,64 2,43 1,03 2,71 1,34 2,38 1,58 1,11 1,30 44,98 27,45 38,11 222,720

Okul Ortalaması 17,80 13,84 14,34 2,14 1,51 1,76 1,58 1,60 1,18 2,06 0,94 1,82 2,35 0,95 2,11 0,02 0,02 0,01 7,49 3,31 6,66 1,37 2,51 0,74 2,97 1,27 2,65 1,50 0,97 1,26 39,28 26,92 32,53 198,990

KATILIMLAR

30 0 GÖKÇE AYDOĞAN -M 20 13 16,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 15 1 14,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 49 22 43,50 245,448 13886

31 0 CELAL EFE AKBULUT 14 11 11,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 20 12 17,00 2 4 1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 51 34 42,50 244,263 14114

32 0 ERDEM YILDIRIM -MA 28 7 26,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 47 9 44,75 243,875 14199

33 0 GÜNNUR SARI -M 21 12 18,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 10 5 8,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 4 0 4,00 50 25 43,75 242,618 14436

34 0 ALPEREN GÜNAY -M 21 9 18,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 9 4 8,00 2 3 1,25 4 2 3,50 3 0 3,00 47 22 41,50 234,588 16053

35 0 BURAK ŞAHİN -M 25 10 22,50 2 0 2,00 13 7 11,25 1 4 0,00 5 0 5,00 46 21 40,75 234,583 16055

36 1 Y YASİN GÜLHAN -M 26 12 23,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 11 6 9,50 1 2 0,50 2 5 0,75 2 1 1,75 50 37 40,75 234,138 16143

37 0 KARDELEN TORAMAN 22 11 19,25 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 6 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 47 23 41,25 232,640 16475

38 0 NESLİHANÖ 18 18 13,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 9 0 9,00 1 6 -0,50 7 0 7,00 1 3 0,25 48 33 39,75 230,073 17050

39 0 KAĞAN YILMAZER -M 17 11 14,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 2 9,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 45 23 39,25 229,060 17292

40 0 BAHAR KILIÇ -M 19 10 16,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 12 4 11,00 1 0 1,00 4 3 3,25 2 2 1,50 44 22 38,50 227,310 17707

41 0 ESRA  KILIÇ 24 11 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 3 5,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 45 24 39,00 227,208 17730

42 21130 KERİM CAN AMANVERMEZ -MB 22 15 18,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 8 1 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 23 38,25 226,000 17956

43 21199 BETÜL BEBEK -M 27 9 24,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 42 13 38,75 224,200 18361

44 0 AYŞE NUR GÜVEN -M 26 5 24,75 1 0 1,00 8 1 7,75 1 1 0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 41 12 38,00 223,823 18448

45 0 MELİSA ŞİMŞEK -M 24 14 20,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 7 2 6,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 44 24 38,00 223,685 18485

46 0 BATU ZDMR -M 17 17 12,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 0 2,00 11 8 9,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 1 1,75 46 33 37,75 223,550 18524

47 0 SERKAN KAYNAR 25 13 21,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 5 5,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 45 31 37,25 221,145 19056

48 0 ERTUĞRUL ŞAHİN -M 19 12 16,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 12 4 11,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 43 26 36,50 221,125 19064

49 0 FEYZANUR KOÇ -M 23 15 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 44 26 37,50 220,673 19170

50 0 SÜLEYMAN SAFA TURHAN 18 18 13,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 10 2 9,50 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 44 31 36,25 219,328 19483

51 0 CANSU CANBULAT -MA 17 20 12,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 43 26 36,50 217,405 19940

52 0 TUBA ERCAN -M 22 12 19,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 7 2 6,50 1 4 0,00 4 3 3,25 1 3 0,25 42 26 35,50 215,665 20376

53 21115 ALİ İBRAHİM ELİÇABUK -MA 25 10 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 41 20 36,00 215,555 20404

54 0 SEMANUR ATİK -M 19 12 16,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 8 7 6,25 2 4 1,00 4 2 3,50 1 4 0,00 44 34 35,50 215,395 20447

55 99999 ŞFU        IIIIIIIII -M 14 12 11,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 7 0 7,00 1 2 0,50 41 25 34,75 211,138 21490

56 0 ÖZNUR ORMAN -M 23 10 20,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 3 4,25 1 0 1,00 38 16 34,00 210,215 21708

57 0 MÜRSEL MORAL -M 24 12 21,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 37 13 33,75 207,848 22287

58 0 EMİR Ç -M 17 8 15,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 11 3 10,25 1 2 0,50 37 20 32,00 207,570 22372
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi TYT CAP 0 159 159 1141 42552

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,79 13,11 16,51 2,39 1,39 2,04 1,69 1,38 1,35 2,10 0,86 1,89 2,59 0,97 2,34 0,03 0,01 0,02 10,46 4,85 9,25 1,64 2,43 1,03 2,71 1,34 2,38 1,58 1,11 1,30 44,98 27,45 38,11 222,720

Okul Ortalaması 17,80 13,84 14,34 2,14 1,51 1,76 1,58 1,60 1,18 2,06 0,94 1,82 2,35 0,95 2,11 0,02 0,02 0,01 7,49 3,31 6,66 1,37 2,51 0,74 2,97 1,27 2,65 1,50 0,97 1,26 39,28 26,92 32,53 198,990

KATILIMLAR

59 0 YASEMİN SALMAN -M 24 10 21,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 5 6 3,50 39 24 33,00 206,815 22569

60 132 BUĞRA GÜNALP -MB 20 17 15,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 2 4,50 0 3 -0,75 39 26 32,50 206,268 22714

61 0 CELAL 14 14 10,50 16 3 15,25 2 4 1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 37 25 30,75 205,323 22962

62 0 AYBERK AY -M 14 10 11,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 11 5 9,75 35 16 31,00 204,395 23196

63 0 ZÜMRE 16 6 14,50 1 0 1,00 2 0 2,00 11 0 11,00 1 0 1,00 2 2 1,50 33 8 31,00 204,245 23230

64 0 NERGİS BEDER -M 22 16 18,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 4 4,00 37 22 31,50 202,455 23673

65 0 FATMA ÇABUK -M 21 14 17,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 36 19 31,25 201,678 23896

66 134 EMRULLAH TOMBAŞ -MB 25 5 23,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 34 11 31,25 199,125 24544

67 0 PARLAK -M 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 14 3 13,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 31 8 29,00 198,623 24675

68 0 EFE YÜKSEL -M 17 18 12,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 14 7 12,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 39 41 28,75 197,823 24889

69 0 BATU KSMY -M 22 13 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 8 6 6,50 35 22 29,50 197,398 25010

70 0 ELA ÖZDEMİR -M 24 11 21,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 35 19 30,25 196,110 25364

71 0 ELİF BERRA -M 17 16 13,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 9 9 6,75 1 5 -0,25 5 1 4,75 0 2 -0,50 39 39 29,25 195,903 25419

72 0 BETÜL AKÇAY -MB 16 15 12,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 33 17 28,75 193,215 26137

73 0 GÖKHAN ERDOĞAN -M 18 22 12,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 8 6 6,50 37 36 28,00 192,895 26216

74 0 ELİF ÖZDEN 24 12 21,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 1 2,75 35 24 29,00 192,180 26414

75 0 ŞÜKRAN TEPE -M 18 16 14,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 34 25 27,75 192,018 26439

76 0 GİZEM BUZDAN -M 21 14 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 34 22 28,50 191,450 26559

77 136 HATİCE YILDIZ -MB 22 16 18,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 34 23 28,25 191,183 26639

78 0 YASEMİN TOPAL -M 21 14 17,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 33 20 28,00 190,685 26745

79 0 MERVE AKTAŞ -MA 22 12 19,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 33 18 28,50 190,535 26794

80 0 ZEHRA ŞAHİN 16 8 14,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 9 9 6,75 33 24 27,00 189,750 26964

81 0 NURGÜL ÇAKIR 19 15 15,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 10 7 8,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 35 34 26,50 188,923 27169

82 0 GÜL KABLAN -M 21 12 18,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 30 15 26,25 183,923 28424

83 0 CELAL GENÇ -M 16 17 11,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 2 3,50 2 0 2,00 31 25 24,75 180,260 29341

84 0 UMUT GONCA -MA 20 19 15,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 31 27 24,25 177,570 30058

85 0 ÖZGE GÖKMEN -M 19 20 14,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 0 2,00 31 28 24,00 177,460 30085

86 0 İREM SAĞLAM -MA 18 13 14,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 29 20 24,00 177,003 30192

87 0 EMİRHAN ÇAYAN -M 13 9 10,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 7 4 6,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 29 23 23,25 176,615 30290
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi TYT CAP 0 159 159 1141 42552

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,79 13,11 16,51 2,39 1,39 2,04 1,69 1,38 1,35 2,10 0,86 1,89 2,59 0,97 2,34 0,03 0,01 0,02 10,46 4,85 9,25 1,64 2,43 1,03 2,71 1,34 2,38 1,58 1,11 1,30 44,98 27,45 38,11 222,720

Okul Ortalaması 17,80 13,84 14,34 2,14 1,51 1,76 1,58 1,60 1,18 2,06 0,94 1,82 2,35 0,95 2,11 0,02 0,02 0,01 7,49 3,31 6,66 1,37 2,51 0,74 2,97 1,27 2,65 1,50 0,97 1,26 39,28 26,92 32,53 198,990

KATILIMLAR

88 0 NURSENA TEMİZ -MA 17 16 13,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 30 25 23,75 176,428 30334

89 0 LALE MARAL -M 21 9 18,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 4 -1,00 29 24 23,00 175,693 30529

90 0 HASAN CAN GALAV 11 14 7,50 1 0 1,00 2 0 2,00 9 0 9,00 3 1 2,75 26 15 22,25 175,318 30637

91 0 İREM NUR DEMİRCİ -MA 15 20 10,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 30 28 23,00 174,870 30748

92 0 MELİKE YAVUZ -M 14 11 11,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 27 15 23,25 174,490 30842

93 0 NURBEN KIZILTAŞ -M 16 21 10,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 30 29 22,75 173,820 31004

94 0 AYŞENUR B -M 19 11 16,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 28 21 22,75 173,545 31060

95 0 ENES ŞAHİN 17 13 13,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 29 26 22,50 173,008 31182

96 0 İSA YILMAZ -MB 13 9 10,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 8 4 7,00 1 0 1,00 26 21 20,75 169,710 31924

97 21127 HACER ÖZDEMİR -MB 18 18 13,50 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 29 30 21,50 169,320 32019

98 0 ESMANUR SOYLU -M 17 10 14,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 5 2 4,50 26 20 21,00 169,205 32052

99 0 ESRA ERGEN -M 20 9 17,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 25 13 21,75 168,930 32133

100 0 TUĞBA ADAR -M 17 23 11,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 3 3,25 29 33 20,75 167,865 32375

101 0 NUR SILA AYDIN -M 14 19 9,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 7 6 5,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 31 43 20,25 166,850 32599

102 0 SEMA ÇAYIROĞLU -M 14 11 11,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 24 15 20,25 165,560 32911

103 0 KÜRŞAT KILIÇ -M 14 13 10,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 6 3,50 27 29 19,75 164,820 33073

104 0 NAZLICAN ŞAHİN -M 19 12 16,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 25 19 20,25 164,483 33143

105 0 MUTTALİP KILIÇARSLAN 10 9 7,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 6 8,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 24 22 18,50 163,408 33379

106 129 HÜSEYİN KANLI -MB 12 21 6,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 26 29 18,75 161,950 33671

107 0 SEDA ÖLMEZ -M 20 17 15,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 27 30 19,50 161,528 33755

108 0 KEVSER KERECİ -M 16 12 13,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 24 22 18,50 160,065 34072

109 0 ÖMER Y -MB 13 12 10,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 23 18 18,50 158,885 34338

110 0 NİHAL ÖZTÜRK -MA 17 16 13,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 4 0,00 26 30 18,50 158,735 34368

111 0 OĞUZHAN YAZICIOĞLU 10 10 7,50 1 0 1,00 9 4 8,00 20 14 16,50 157,070 34691

112 0 RAMAZAN NAS -M 12 11 9,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 21 16 17,00 154,668 35155

113 0 KADER EVCE 10D 17 18 12,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 24 28 17,00 154,505 35191

114 152 NİSANUR ATAR -M 15 18 10,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 23 26 16,50 153,140 35421

115 0 NİLGÜ N ÜSAL 10D 14 13 10,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 21 18 16,50 152,848 35471

116 0 RÜMEYSA KÜÇÜK -M 16 19 11,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 24 29 16,75 152,785 35482
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi TYT CAP 0 159 159 1141 42552

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,79 13,11 16,51 2,39 1,39 2,04 1,69 1,38 1,35 2,10 0,86 1,89 2,59 0,97 2,34 0,03 0,01 0,02 10,46 4,85 9,25 1,64 2,43 1,03 2,71 1,34 2,38 1,58 1,11 1,30 44,98 27,45 38,11 222,720

Okul Ortalaması 17,80 13,84 14,34 2,14 1,51 1,76 1,58 1,60 1,18 2,06 0,94 1,82 2,35 0,95 2,11 0,02 0,02 0,01 7,49 3,31 6,66 1,37 2,51 0,74 2,97 1,27 2,65 1,50 0,97 1,26 39,28 26,92 32,53 198,990

KATILIMLAR

117 0 BARIŞ ATEŞCİ -M 13 19 8,25 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 22 25 15,75 150,705 35863

118 0 GÖZDE ZORLU 7 3 6,25 10 6 8,50 0 7 -1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 17 13,75 148,865 36163

119 0 BERİVAN ŞEREF -MA 17 15 13,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 24 15,00 147,488 36387

120 0 YASİN KALENDEROĞLU -M 13 16 9,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 21 26 14,50 146,235 36562

121 0 UMUT KAYIKÇI -M 9 17 4,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 20 24 14,00 144,563 36827

122 0 TALİP USTA -M 12 10 9,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 18 18 13,50 144,260 36878

123 0 EMRE ŞİŞMAN 10 21 4,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 5 12 2,00 23 40 13,00 142,613 37086

124 253 SEMANUR DEMİR -M 11 21 5,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 21 31 13,25 142,105 37167

125 0 SİNEM ŞAHİN -M 15 16 11,00 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 18 19 13,25 141,983 37189

126 0 İLKER SAMİ ÇİÇEK -M 15 17 10,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 22 35 13,25 141,505 37256

127 0 EMİR KPLN 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 5 0,75 1 0 1,00 15 9 12,75 141,280 37281

128 21252 BÜŞRA BÖLÜKBAŞ -MB 15 23 9,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 22 37 12,75 141,025 37316

129 0 MUHSİN RAMAZAN KÜÇÜK -M 13 14 9,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 18 22 12,50 140,490 37385

130 0 FERHAT ÖCAL 9 17 4,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 3 4,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 19 28 12,00 140,243 37423

131 0 ELİF NAZLI BODUR -M 9 15 5,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 17 19 12,25 139,060 37591

132 0 EMİR YUSUF BAYRAM -M 2 5 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 8 2 7,50 13 11 10,25 137,065 37840

133 0 ABDULKADİR AYDINLI -M 15 15 11,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 18 11,50 136,353 37948

134 0 MURAT KÖKDEN -M 9 22 3,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 3 5 1,75 1 3 0,25 20 37 10,75 135,243 38062

135 0 MERYEM KOCAL -M 8 9 5,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 14 14 10,50 134,538 38138

136 0 MUHAMMET DEMİRTÜRK -M 10 20 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 16 25 9,75 131,608 38453

137 0 SILACAN 12 12 9,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 7 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 18 34 9,50 130,675 38561

138 21214 EMİNE KUMCU -MB 10 26 3,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 18 37 8,75 127,913 38812

139 0 SILA ÖZEN -MA 10 30 2,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 20 46 8,50 126,810 38920

140 0 ELİF TORUN -M 12 17 7,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 15 26 8,50 126,688 38926

141 0 SİNEM CANBULAT -M 2 5 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 3 3,25 1 0 1,00 10 9 7,75 126,380 38953

142 0 FURKANDMR -M 6 12 3,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 13 21 7,75 125,708 39017

143 0 AHMETS * IOĞLU -M 4 18 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 13 22 7,50 125,500 39034

144 0 OSMAN -M 9 25 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 32 8,00 125,263 39053

145 137 HİLAL KARASAN -MB 9 28 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 18 42 7,50 124,395 39128
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi TYT CAP 0 159 159 1141 42552

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,79 13,11 16,51 2,39 1,39 2,04 1,69 1,38 1,35 2,10 0,86 1,89 2,59 0,97 2,34 0,03 0,01 0,02 10,46 4,85 9,25 1,64 2,43 1,03 2,71 1,34 2,38 1,58 1,11 1,30 44,98 27,45 38,11 222,720

Okul Ortalaması 17,80 13,84 14,34 2,14 1,51 1,76 1,58 1,60 1,18 2,06 0,94 1,82 2,35 0,95 2,11 0,02 0,02 0,01 7,49 3,31 6,66 1,37 2,51 0,74 2,97 1,27 2,65 1,50 0,97 1,26 39,28 26,92 32,53 198,990

KATILIMLAR

146 0 SUDENAZ DÜRÜMLÜ 10D 10 21 4,75 1 1 0,75 2 1 1,75 13 23 7,25 123,035 39248

147 0 ELİFNURGÜLER -M 8 28 1,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 18 43 7,25 122,943 39257

148 0 MERVE CAN -MA 12 25 5,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 16 36 7,00 122,743 39271

149 0 FURKAN BLBL -M 11 18 6,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 14 28 7,00 121,865 39347

150 0 ELİFNUR İŞLEYEN -M 9 20 4,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 13 30 5,50 117,455 39683

151 0 SALIH CAN AKÇAY -M 8 13 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 8 0,00 11 25 4,75 115,010 39845

152 0 10D 8 17 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 20 4,00 112,723 39987

153 0 ÖZNUR CEVİZ -M 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 5 2 4,50 2 4 1,00 21 59 6,25

154 0 BURAK UYSAL -M 0 0 0,00

155 0 0 0 0,00

156 0 0 0 0,00

157 0 0 0 0,00

158 0 0 0 0,00

159 0 MERYEM CEVİZ -M 7 31 -0,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 0 3,00 10 42 -0,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
-M -MA -MB 10D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
-M -MA -MB 10D


