
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİNOT - TYT - KURUMSAL DENEME - 1 137 137 163 14511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,07 10,07 20,55 1,72 1,97 1,23 1,52 1,71 1,09 2,53 1,51 2,16 1,97 1,41 1,62 0,03 0,06 0,02 5,68 5,63 4,27 2,07 2,50 1,45 2,32 1,65 1,90 1,74 1,35 1,40 42,65 27,86 35,69 214,270

Okul Ortalaması 24,64 8,68 22,47 1,60 1,96 1,11 1,47 1,47 1,10 2,83 1,38 2,49 2,20 1,35 1,87 0,02 0,04 0,01 5,97 3,84 5,01 2,29 2,03 1,78 3,08 1,00 2,83 2,09 0,91 1,86 46,19 22,66 40,53 220,910

KATILIMLAR

1 0 FEYZA BEŞİRLİ -M 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 22 1 21,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 87 15 83,25 372,650 192

2 0 GÜL NİHAL AVAR -M 34 5 32,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 3 17,25 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 87 12 84,00 372,063 196

3 0 EMİRHAN KIDIK -M 38 1 37,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 20 7 18,25 7 0 7,00 7 0 7,00 3 3 2,25 86 16 82,00 367,003 228

4 0 CEREN   36 3 35,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 21 5 19,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 83 15 79,25 359,490 287

5 0 BEDİRHAN AKÇAY -M 32 6 30,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 24 8 22,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 84 23 78,25 358,128 302

6 0 EMRE KARAPIÇAK -M 35 3 34,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 20 4 19,00 6 1 5,75 7 0 7,00 3 1 2,75 82 15 78,25 355,770 325

7 0 Z BEYZA GÜR   35 3 34,25 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 19 5 17,75 6 0 6,00 6 0 6,00 4 2 3,50 80 13 76,75 350,255 395

8 0 DUYGU SEMİZOĞLU   32 6 30,50 2 3 1,25 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 80 16 76,00 345,935 442

9 0 KÜBRA BEKTAŞ -M 34 4 33,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 13 5 11,75 7 0 7,00 3 3 2,25 5 1 4,75 76 18 71,50 330,525 646

10 0 BERRA ERTANTU -M 29 9 26,75 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 19 5 17,75 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 72 20 67,00 319,403 844

11 0 ŞEVVAL KÜÇÜK -M 34 4 33,00 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 15 5 13,75 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 72 20 67,00 317,550 870

12 0 SUDE SENA   29 9 26,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 18 14 14,50 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 73 34 64,50 309,628 1041

13 0 KÜBRA KULİM   29 8 27,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 7 11,25 5 1 4,75 5 1 4,75 5 0 5,00 66 19 61,25 297,503 1330

14 0 MELİSAN   29 11 26,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 2 2 1,50 14 5 12,75 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 66 28 59,00 290,948 1498

15 0 BERRE YILMAZ   33 7 31,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 10 2 9,50 5 1 4,75 3 2 2,50 3 0 3,00 63 19 58,25 287,870 1581

16 0 SAİT CAN AYDIN -MC 31 7 29,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 11 2 10,50 2 4 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 62 20 57,00 285,778 1640

17 0 AYŞE NUR GÜVEN   31 1 30,75 4 0 4,00 3 0 3,00 9 2 8,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 59 5 57,75 285,380 1651

18 0 ÖZLEM ÖZCAN -M 29 8 27,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 11 5 9,75 3 3 2,25 5 0 5,00 4 0 4,00 62 23 56,25 281,523 1803

19 0 ZELİHA OKUTUCU -MC 34 5 32,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 8 4 7,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 61 19 56,25 281,095 1821

20 0 NESLİHAN Ö   26 10 23,50 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 8 2 7,50 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 61 22 55,50 276,980 1983

21 0 EBRU EFİLOĞLU   33 4 32,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 5 5,75 2 2 1,50 6 0 6,00 2 4 1,00 59 16 55,00 275,790 2039

22 0 ALPEREN GÜNAY -M 29 6 27,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 7 4 6,00 3 3 2,25 5 0 5,00 3 1 2,75 59 17 54,75 274,933 2076

23 0 BURAK ŞAHİN -M 29 3 28,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 10 2 9,50 3 3 2,25 6 1 5,75 2 2 1,50 57 13 53,75 273,785 2121

24 0 BATU ZDMR -M 29 6 27,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 5 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 60 20 55,00 273,285 2144

25 0 İCLAL UZUN -MC 34 6 32,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 6 4 5,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 57 18 52,50 267,810 2359

26 0 KAĞAN YILMAZER -M 28 6 26,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 1 4,75 57 20 52,00 267,415 2372

27 0 SERKAN KAYNAR -M 28 7 26,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 1 2,75 6 2 5,50 4 2 3,50 6 1 5,75 2 3 1,25 57 20 52,00 265,748 2439

28 0 BEYZA GÜNDOĞDU -MA 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 4 4,00 1 6 -0,50 5 2 4,50 2 3 1,25 58 26 51,50 264,623 2493

29 0 ELİF AYDUVAN -M 30 7 28,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 6 3 5,25 3 4 2,00 4 3 3,25 5 0 5,00 56 19 51,25 263,170 2552
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 23,07 10,07 20,55 1,72 1,97 1,23 1,52 1,71 1,09 2,53 1,51 2,16 1,97 1,41 1,62 0,03 0,06 0,02 5,68 5,63 4,27 2,07 2,50 1,45 2,32 1,65 1,90 1,74 1,35 1,40 42,65 27,86 35,69 214,270

Okul Ortalaması 24,64 8,68 22,47 1,60 1,96 1,11 1,47 1,47 1,10 2,83 1,38 2,49 2,20 1,35 1,87 0,02 0,04 0,01 5,97 3,84 5,01 2,29 2,03 1,78 3,08 1,00 2,83 2,09 0,91 1,86 46,19 22,66 40,53 220,910

KATILIMLAR

30 21130 KERİM  A -MB 29 8 27,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 53 17 48,75 257,098 2802

31 0 ESRA  KILIÇ -MC 32 7 30,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 6 4,50 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 55 26 48,50 255,083 2899

32 0 EBRU KULİM -MC 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 51 9 48,75 254,863 2914

33 0 UMUT ÇANDUR -MC 32 7 30,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 7 5,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 55 27 48,25 254,840 2916

34 0 ESRANUR BALCI -M 27 4 26,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 6 4 5,00 4 1 3,75 5 2 4,50 6 0 6,00 52 12 49,00 254,800 2919

35 0 SEMANUR ATİK -M 30 6 28,50 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 1 10 -1,50 3 4 2,00 6 1 5,75 3 2 2,50 54 29 46,75 244,933 3476

36 0 GÜNNUR SARI -M 27 8 25,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 6 6 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 2 2 1,50 52 26 45,50 244,875 3479

37 0 EMIRHAN Ç -MC 30 8 28,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 52 28 45,00 244,590 3499

38 0 GÖKHAN ERDOĞAN -M 30 10 27,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 7 7 5,25 3 4 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 53 33 44,75 242,973 3598

39 0 NERGİS BEDER -MD 34 5 32,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 8 3 7,25 48 18 43,50 242,058 3660

40 0 ERDEM YILDIRIM -MA 34 2 33,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 47 9 44,75 241,553 3695

41 0 ŞÜKRAN TEPE -MD 30 6 28,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 47 13 43,75 240,413 3773

42 0 TUBA ERCAN -M 30 5 28,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 48 15 44,25 240,115 3796

43 0 CELAL   26 6 24,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 7 3 6,25 4 3 3,25 5 1 4,75 1 0 1,00 48 20 43,00 237,785 3988

44 0 KARDELEN TORAMAN   27 6 25,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 3 4,25 1 4 0,00 5 1 4,75 2 3 1,25 48 20 43,00 237,455 4007

45 0 BETÜL BEBEK -M 32 4 31,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 45 8 43,00 236,200 4109

46 0 EFE YÜKSEL -M 22 8 20,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 1 2 0,50 10 5 8,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 48 25 41,75 235,678 4163

47 0 CANS UCANBULAT -MA 24 10 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 47 19 42,25 235,528 4177

48 98765 ZÜMRE   30 3 29,25 3 0 3,00 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 46 10 43,50 235,373 4199

49 0 ERTUĞRUL ŞAHİN -M 22 6 20,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 1 1,75 7 6 5,50 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 46 19 41,25 231,738 4486

50 0 LALE MARAL -M 28 7 26,25 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 1 0,75 44 11 41,25 229,630 4668

51 0 SÜLEYMAN TURHAN   23 10 20,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 9 2,75 5 0 5,00 5 1 4,75 1 4 0,00 49 32 41,00 229,395 4694

52 0 MÜRSEL MORAL -MA 33 6 31,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 44 13 40,75 229,233 4714

53 0 SEVGİ IŞITAN -MC 29 8 27,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 47 29 39,75 227,578 4858

54 99999 BBL   20 16 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 6 2 5,50 5 2 4,50 6 1 5,75 1 4 0,00 48 34 39,50 226,205 4973

55 0 ALİ CİHAN KUŞ -M 20 7 18,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 9 1 8,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 43 17 38,75 225,925 5003

56 0 ÖZNUR ORMAN -MD 27 5 25,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 42 15 38,25 224,575 5115

57 0 SENA TEMİZ -MA 28 7 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 43 16 39,00 223,948 5171

58 0 YUNUS   23 4 22,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 42 12 39,00 223,810 5179
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Genel Ortalama 23,07 10,07 20,55 1,72 1,97 1,23 1,52 1,71 1,09 2,53 1,51 2,16 1,97 1,41 1,62 0,03 0,06 0,02 5,68 5,63 4,27 2,07 2,50 1,45 2,32 1,65 1,90 1,74 1,35 1,40 42,65 27,86 35,69 214,270

Okul Ortalaması 24,64 8,68 22,47 1,60 1,96 1,11 1,47 1,47 1,10 2,83 1,38 2,49 2,20 1,35 1,87 0,02 0,04 0,01 5,97 3,84 5,01 2,29 2,03 1,78 3,08 1,00 2,83 2,09 0,91 1,86 46,19 22,66 40,53 220,910

KATILIMLAR

59 0 ÖZGE GÖKMEN -M 29 10 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 43 18 38,50 223,100 5238

60 0 TUĞBA ADAR -M 30 8 28,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 4 1,00 43 18 38,50 222,745 5276

61 0 İREM NUR DEMİRCİ -MA 29 4 28,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 9 38,75 222,708 5282

62 0 ALEYNA YÜKSEL -MC 28 4 27,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 42 13 38,75 221,918 5354

63 0 BUSENUR GÜNEY -MB 24 12 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 42 18 37,50 221,425 5407

64 0 NUR SILA AYDIN -M 25 7 23,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 7 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 1 2,75 45 25 38,75 221,195 5429

65 0 NURBEN KIZILTAŞ -MD 31 5 29,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 41 16 37,00 218,823 5657

66 0 EMRE ÇOBAN -MC 29 7 27,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 39 13 35,75 213,395 6227

67 0 CELAL GENÇ -M 26 7 24,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 39 13 35,75 212,985 6275

68 0 RÜMEYSA KÜÇÜK -M 28 6 26,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 39 15 35,25 212,108 6357

69 132 BUĞRA GÜNALP -MB 26 8 24,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 8 3,00 41 25 34,75 212,028 6365

70 0 TALİP USTA -M 28 6 26,50 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 38 11 35,25 211,828 6386

71 0 EMİNE GÜVENKAYA   27 6 25,50 2 0 2,00 1 3 0,25 4 3 3,25 2 2 1,50 2 5 0,75 2 1 1,75 40 20 35,00 211,775 6393

72 0 Y YASİN GLHN -MC 22 9 19,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 17 -1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 1 1 0,75 45 39 35,25 209,925 6607

73 0 SALİH UZUN -M 27 5 25,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 0 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 40 23 34,25 208,585 6728

74 0 HASRET YILMAZ -MB 28 8 26,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 39 21 33,75 206,828 6938

75 0 AYBERK AY -MD 22 11 19,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 4 3,00 38 20 33,00 206,648 6962

76 0 İREM SAĞLAM -MA 23 6 21,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 37 16 33,00 205,275 7128

77 0 SILA   24 9 21,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 6 7 4,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 39 28 32,00 203,173 7372

78 0 UMUT GONCA -MA 24 12 21,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 38 22 32,50 202,155 7483

79 0 YASEMİN SALMAN -MD 27 9 24,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 7 -1,75 38 23 32,25 201,305 7578

80 136 HATİCE YILDIZ -MB 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 37 22 31,50 200,918 7620

81 0 BAHAR KILIÇ -M 20 7 18,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 7 7 5,25 1 3 0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 36 20 31,00 199,648 7762

82 0 ESRA ERGEN   29 7 27,25 1 4 0,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 35 15 31,25 198,950 7859

83 0 RAMAZAN NAS -M 26 5 24,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 35 15 31,25 198,795 7877

84 0 ELİF * DEN -M 26 9 23,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 37 24 31,00 197,553 7997

85 0 MELİSA ŞİMŞEK -M 23 14 19,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 2 4 1,00 1 3 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 39 33 30,75 197,173 8035

86 0 ÖMER YILMAZ -MB 23 6 21,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 33 11 30,25 196,028 8178

87 0 BELİNAY DEMİRDEN -MB 24 9 21,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 33 11 30,25 196,015 8181
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Genel Ortalama 23,07 10,07 20,55 1,72 1,97 1,23 1,52 1,71 1,09 2,53 1,51 2,16 1,97 1,41 1,62 0,03 0,06 0,02 5,68 5,63 4,27 2,07 2,50 1,45 2,32 1,65 1,90 1,74 1,35 1,40 42,65 27,86 35,69 214,270
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KATILIMLAR

88 0 ŞÜKRAN GÜMÜŞ -MC 21 7 19,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 17 28,75 191,465 8698

89 0 BURAK UYSAL   22 14 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 34 27 27,25 187,458 9143

90 0 İSA YILMAZ -MB 20 16 16,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 28 27,00 187,340 9158

91 0 EDANUR YÜKSEL -MA 24 8 22,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 1 1,75 34 26 27,50 186,685 9239

92 0 GİZEM BUZDAN -MD 21 9 18,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 7 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 33 23 27,25 186,675 9243

93 0 KADER EVCE 10D 24 10 21,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 32 20 27,00 185,875 9330

94 21252 BÜŞRA BÖLÜKBAŞ -MB 19 21 13,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 33 29 25,75 183,510 9576

95 0 OĞUZHAN YAZICIOL -MD 26 6 24,50 0 3 -0,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 31 21 25,75 183,183 9617

96 0 BAHADIR TAŞ -MC 6 5 4,75 4 0 4,00 1 0 1,00 14 8 12,00 2 3 1,25 1 1 0,75 28 17 23,75 182,160 9712

97 21127 HACER ÖZDEMİR -MB 21 12 18,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 31 21 25,75 181,758 9753

98 0 NİHAL ÖZTÜRK -MA 24 14 20,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 32 28 25,00 178,945 10014

99 0 FURKAN BLBL -M 23 10 20,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 29 19 24,25 176,818 10244

100 92 SONER DİNÇER -MB 16 6 14,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 27 11 24,25 175,788 10333

101 109 ENES ÖZTÜRK -M 21 12 18,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 30 26 23,50 175,235 10368

102 134 EMRULLAH TOMBAŞ -MB 23 8 21,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 28 17 23,75 175,188 10377

103 0 BÜŞRA ÖNCEL -MB 19 12 16,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 28 18 23,50 174,635 10415

104 0 GÜLER KABLAN -MD 21 15 17,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 30 27 23,25 174,050 10461

105 0 DİLARA ÇALIŞKAN -M 22 6 20,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 26 11 23,25 173,608 10490

106 0 BARIŞ ATEŞCİ -M 19 15 15,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 29 25 22,75 172,545 10595

107 0 SILA ÖZEN -MA 21 13 17,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 29 24 23,00 172,383 10609

108 0 SİNEM ŞAHİN -M 20 12 17,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 27 17 22,75 172,178 10625

109 0 FURKANDMR -M 20 13 16,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 28 21 22,75 171,910 10648

110 0 SEDA ÖLMEZ -M 23 13 19,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 28 24 22,00 169,633 10820

111 0 HASAN CAN GALAV   12 8 10,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 6 3 5,25 5 1 4,75 25 16 21,00 168,520 10903

112 0 ESMANUR SOYLU -M 19 7 17,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 24 10 21,50 168,153 10935

113 129 HÜSEYİN KANLI -MB 17 13 13,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 27 23 21,25 167,805 10965

114 0 BULUT CEVİZ -M 18 11 15,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 28 28 21,00 166,438 11079

115 21152 NİSANUR ATAR -M 21 6 19,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 25 16 21,00 166,295 11101

116 0 SİNEM CANBULAT -M 18 6 16,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 25 17 20,75 165,573 11155
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİNOT - TYT - KURUMSAL DENEME - 1 137 137 163 14511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,07 10,07 20,55 1,72 1,97 1,23 1,52 1,71 1,09 2,53 1,51 2,16 1,97 1,41 1,62 0,03 0,06 0,02 5,68 5,63 4,27 2,07 2,50 1,45 2,32 1,65 1,90 1,74 1,35 1,40 42,65 27,86 35,69 214,270

Okul Ortalaması 24,64 8,68 22,47 1,60 1,96 1,11 1,47 1,47 1,10 2,83 1,38 2,49 2,20 1,35 1,87 0,02 0,04 0,01 5,97 3,84 5,01 2,29 2,03 1,78 3,08 1,00 2,83 2,09 0,91 1,86 46,19 22,66 40,53 220,910

KATILIMLAR

117 0 BERİVAN ŞEREF -MA 17 12 14,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 25 20 20,00 163,710 11317

118 0 RUKİYE ÖNCEL -MB 19 13 15,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 24 18 19,50 161,808 11458

119 0 NİLGÜN -M 19 11 16,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 25 23 19,25 160,000 11581

120 0 RAMAZAN KÜÇÜK -M 19 9 16,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 23 17 18,75 159,350 11623

121 0 DURBEY SNZ -M 17 13 13,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 23 21 17,75 156,570 11821

122 0 SEMA Ç -M 15 12 12,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 23 22 17,50 155,365 11905

123 0 ÖZNUR CEVİZ -M 16 13 12,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 4 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 25 34 16,50 151,348 12137

124 0 MERVE CAN -MA 16 20 11,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 23 30 15,50 149,625 12230

125 0 YASİN KALENDEROĞ -M 15 13 11,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 20 19 15,25 148,365 12294

126 0 İSMAİL GÜL   12 9 9,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 19 17 14,75 147,280 12349

127 21214 EMİNE KUMCU -MB 18 20 13,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 24 40 14,00 144,500 12509

128 0 ELİFNUR İŞLEY* -M 16 16 12,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 21 28 14,00 144,340 12515

129 0 CANER ŞEREF -M 12 17 7,75 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 21 29 13,75 143,330 12581

130 0 ÇAĞATAY KARADNZ -MT 15 15 11,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 19 25 12,75 140,435 12704

131 0 SEDANUR SAĞLAM -M 11 10 8,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 16 21 10,75 134,503 12948

132 0 EMİRYUSUF BAYRAM -M 9 5 7,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 5 2,75 14 16 10,00 133,253 12981

133 0 OSMANUSTA -M 12 17 7,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 15 26 8,50 126,478 13178

134 112 EMİRKAN YILDIZ   11 21 5,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 5 9 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 20 51 7,25 124,595 13234

135 0 ELİF TORUN -M 18 15 14,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 20 23 14,25

136 0 10D 15 13 11,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 17 25 10,75

137 0 MERYEM CEVİZ -M 14 14 10,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 14 26 7,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİNOT - TYT - KURUMSAL DENEME - 1 137 137 163 14511

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,07 10,07 20,55 1,72 1,97 1,23 1,52 1,71 1,09 2,53 1,51 2,16 1,97 1,41 1,62 0,03 0,06 0,02 5,68 5,63 4,27 2,07 2,50 1,45 2,32 1,65 1,90 1,74 1,35 1,40 42,65 27,86 35,69 214,270

Okul Ortalaması 24,64 8,68 22,47 1,60 1,96 1,11 1,47 1,47 1,10 2,83 1,38 2,49 2,20 1,35 1,87 0,02 0,04 0,01 5,97 3,84 5,01 2,29 2,03 1,78 3,08 1,00 2,83 2,09 0,91 1,86 46,19 22,66 40,53 220,910

KATILIMLAR
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