
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi PUAN YAYINLARI KURUMSAL KIRMIZI SERİ TYT DENEME-1 (1.OTURUM)147 147 171 654

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,9 16,40 8,1 6,5 6,43 10,5 6,8 8,76 6,9 5,3 5,62 45,3 32,5 37,21 229,940

Okul Ortalaması 19,6 13,3 16,29 8,2 5,8 6,76 6,5 4,3 5,41 5,6 4,4 4,52 39,9 27,7 32,98 199,590

KATILIMLAR

1 0 FEYZA BEŞİRLİ -M 32 2 31,50 14 4 13,00 26 4 25,00 17 3 16,25 89 13 85,75 383,133 1 1 1 1 32

2 0 KÜBRA BEKTAŞ -M 33 5 31,75 16 1 15,75 20 3 19,25 17 3 16,25 86 12 83,00 371,073 2 2 2 2 44

3 0 EMRE KARAPIÇAK -M 32 7 30,25 15 3 14,25 23 5 21,75 13 6 11,50 83 21 77,75 357,025 3 3 3 3 64

4 0 C   32 7 30,25 14 0 14,00 21 3 20,25 9 5 7,75 76 15 72,25 339,580 1 4 4 4 95

5 0 BEYZA GÜR   30 6 28,50 13 1 12,75 19 7 17,25 14 3 13,25 76 17 71,75 334,843 2 5 5 5 104

6 0 GÜL NİHAL AVAR -M 32 5 30,75 12 3 11,25 18 6 16,50 13 5 11,75 75 19 70,25 329,915 4 6 6 6 111

7 0 BEDİRHAN AKÇAY -M 30 9 27,75 8 8 6,00 23 10 20,50 12 5 10,75 73 32 65,00 315,733 5 7 7 7 141

8 0 FEYZA KARABIÇAK -M 32 8 30,00 14 5 12,75 16 6 14,50 10 7 8,25 72 26 65,50 314,565 6 8 8 8 143

9 0 SUDE SENA -M 28 11 25,25 8 7 6,25 21 9 18,75 15 4 14,00 72 31 64,25 311,560 7 9 9 9 148

10 0 BERRA ERTANTU -M 25 11 22,25 6 2 5,50 23 4 22,00 14 3 13,25 68 20 63,00 309,728 8 10 10 10 153

11 0 ÖZLEM ÖZCAN -M 30 8 28,00 12 3 11,25 19 2 18,50 7 7 5,25 68 20 63,00 309,720 9 11 11 11 154

12 0 ŞEVVAL KÜÇÜK -M 30 9 27,75 8 6 6,50 17 4 16,00 12 8 10,00 67 27 60,25 298,175 10 12 12 12 170

13 0 BERRE YILMAZ -M 32 8 30,00 12 5 10,75 12 2 11,50 10 6 8,50 66 21 60,75 297,568 11 13 13 13 173

14 0 KÜBRA KULİM   28 8 26,00 8 1 7,75 14 1 13,75 14 4 13,00 64 14 60,50 296,965 3 14 14 14 174

15 0 EMİRHAN KIDIK -M 26 14 22,50 11 3 10,25 19 5 17,75 11 9 8,75 67 31 59,25 296,558 12 15 15 15 175

16 0 DUYGU SEMİZOĞLU   30 10 27,50 12 4 11,00 16 6 14,50 9 10 6,50 67 30 59,50 295,920 4 16 16 16 179

17 0 SAİT CAN AYDIN -MC 32 6 30,50 14 6 12,50 14 4 13,00 1 1 0,75 61 17 56,75 287,713 1 17 17 18 192

18 0 SILA CAN -M 28 12 25,00 10 2 9,50 15 11 12,25 11 4 10,00 64 29 56,75 284,978 13 18 18 19 195

19 0 NUR   27 8 25,00 7 13 3,75 17 7 15,25 13 4 12,00 64 32 56,00 283,690 5 19 19 20 197

20 0 UMUT ÇANDUR -MC 28 10 25,50 18 2 17,50 10 7 8,25 3 1 2,75 59 20 54,00 275,915 2 20 20 21 206

21 0 EBRU EFİLOĞLU   30 9 27,75 8 3 7,25 10 4 9,00 10 4 9,00 58 20 53,00 271,263 6 21 21 22 216

22 0 HÜSEYİN BODUR -M 24 14 20,50 12 4 11,00 14 4 13,00 9 6 7,50 59 28 52,00 271,075 14 22 22 23 217

23 0 BATU ZDMR -M 26 10 23,50 11 2 10,50 12 2 11,50 7 5 5,75 56 19 51,25 268,168 15 23 23 24 222

24 0 AYŞE NUR GÜVEN -M 31 4 30,00 7 3 6,25 9 2 8,50 7 2 6,50 54 11 51,25 265,953 16 24 24 25 224

25 0 İCLAL UZUN -MC 35 4 34,00 12 3 11,25 5 5 3,75 52 12 49,00 257,690 3 25 25 27 237

26 0 SÜLEYMAN SAFA TURHAN  22 10 19,50 13 6 11,50 10 5 8,75 10 5 8,75 55 26 48,50 257,160 7 26 26 29 240

27 0 KAĞAN YILMAZER -M 18 13 14,75 10 6 8,50 18 0 18,00 6 6 4,50 52 25 45,75 254,940 17 27 27 30 242

28 0 EMRE GÜNEY -M 25 13 21,75 14 3 13,25 10 6 8,50 5 8 3,00 54 30 46,50 252,098 18 28 28 31 245

29 0 ZELİHA OKUTUCU -MC 30 9 27,75 15 3 14,25 4 4 3,00 1 2 0,50 50 18 45,50 246,208 4 29 29 32 254

30 0 BURAK ŞAHİN -M 23 11 20,25 8 4 7,00 13 2 12,50 5 6 3,50 49 23 43,25 243,840 19 30 30 33 258

31 0 BEYZA GÜNDOĞDU -MA 32 6 30,50 10 6 8,50 4 4 3,00 3 3 2,25 49 19 44,25 241,568 1 31 31 34 262

32 0 SEVGİ IŞITAN -MC 28 10 25,50 12 8 10,00 9 5 7,75 0 1 -0,25 49 24 43,00 241,165 5 32 32 35 263

33 0 ERDEM YILDIRIM -MA 26 11 23,25 16 2 15,50 3 1 2,75 2 0 2,00 47 14 43,50 239,453 2 33 33 37 266

34 0 ALPEREN GÜNAY -M 25 8 23,00 9 7 7,25 9 4 8,00 6 6 4,50 49 25 42,75 239,298 20 34 34 38 268

35 0 EBRU KULİM -MC 32 6 30,50 12 5 10,75 2 0 2,00 46 11 43,25 238,428 6 35 35 39 269

36 21130 KA UZUMAKİ NARUTO -MB 23 13 19,75 17 3 16,25 5 5 3,75 3 3 2,25 48 24 42,00 235,303 1 36 36 40 271

37 0 ALİ CİHAN KUŞ -M 20 12 17,00 13 7 11,25 10 0 10,00 3 4 2,00 46 23 40,25 233,393 21 37 37 41 275

38 21115 ALİ ELİÇABUK -MA 25 9 22,75 14 5 12,75 2 3 1,25 5 0 5,00 46 17 41,75 232,180 3 38 38 42 277

39 0 ESRA KILIÇ -MC 29 11 26,25 11 9 8,75 6 3 5,25 1 4 0,00 47 27 40,25 230,830 7 39 39 43 279

40 0 YUNUS   18 8 16,00 8 4 7,00 10 1 9,75 6 3 5,25 42 16 38,00 225,170 8 40 40 44 286

41 0 NESİBE İNCE   25 15 21,25 6 7 4,25 7 3 6,25 8 5 6,75 46 30 38,50 224,133 9 41 41 45 287

42 0 BETÜL BEBEK   31 6 29,50 10 3 9,25 41 9 38,75 222,913 10 42 42 46 290

43 0 GÖKHAN ERDOĞAN -M 28 12 25,00 5 7 3,25 8 7 6,25 5 8 3,00 46 34 37,50 221,785 22 43 43 47 293

44 0 GÜNNUR   21 14 17,50 9 6 7,50 8 7 6,25 8 7 6,25 46 34 37,50 221,250 11 44 44 48 294

45 0 CELAL EFE AKBULUT -M 20 11 17,25 6 2 5,50 13 8 11,00 3 2 2,50 42 23 36,25 220,960 23 45 45 49 295

46 0 KARDELEN -M 24 7 22,25 8 5 6,75 6 3 5,25 4 5 2,75 42 20 37,00 219,828 24 46 46 50 298

47 0 SERKAN KAYNAR -M 21 16 17,00 11 5 9,75 5 4 4,00 7 5 5,75 44 30 36,50 216,945 25 47 47 51 302

48 0 SEMANUR ATİK -M 23 13 19,75 9 7 7,25 6 7 4,25 7 10 4,50 45 37 35,75 214,890 26 48 48 52 303
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,9 16,40 8,1 6,5 6,43 10,5 6,8 8,76 6,9 5,3 5,62 45,3 32,5 37,21 229,940

Okul Ortalaması 19,6 13,3 16,29 8,2 5,8 6,76 6,5 4,3 5,41 5,6 4,4 4,52 39,9 27,7 32,98 199,590

KATILIMLAR

49 0 NURGÜL ÇAKIR   23 14 19,50 8 4 7,00 5 7 3,25 7 3 6,25 43 28 36,00 214,655 12 49 49 53 304

50 0 ŞÜKRAN TEPE -MD 26 13 22,75 12 7 10,25 3 3 2,25 41 23 35,25 213,275 1 50 50 54 306

51 0 GÖKÇE AYDOĞAN -M 20 14 16,50 7 3 6,25 10 11 7,25 5 2 4,50 42 30 34,50 212,720 27 51 51 55 308

52 0 ÖZGE GÖKMEN -MD 25 15 21,25 12 6 10,50 4 4 3,00 41 25 34,75 212,165 2 52 52 56 309

53 0 ESRANUR BALCI -M 22 9 19,75 3 0 3,00 6 3 5,25 8 5 6,75 39 17 34,75 211,610 28 53 53 57 310

54 0 NERGİS BEDER -M 28 11 25,25 9 4 8,00 3 6 1,50 40 21 34,75 211,125 29 54 54 58 311

55 0 BAHADIR TAŞ -MC 12 6 10,50 12 3 11,25 13 9 10,75 37 18 32,50 209,820 8 55 55 59 312

56 0 RÜMEYSA KAYA -MC 23 14 19,50 10 6 8,50 6 3 5,25 39 23 33,25 208,698 9 56 56 60 315

57 0 ELİF ÖZDEN -M 25 12 22,00 7 4 6,00 3 2 2,50 4 2 3,50 39 20 34,00 208,460 30 57 57 61 316

58 0 ELİF BERRA -M 26 9 23,75 7 10 4,50 6 8 4,00 4 11 1,25 43 38 33,50 208,238 31 58 58 62 317

59 0 AYŞE   16 11 13,25 3 0 3,00 13 3 12,25 3 1 2,75 35 15 31,25 205,740 13 59 59 63 321

60 0 ERTUĞRUL ŞAHİN -M 17 10 14,50 3 3 2,25 14 8 12,00 4 9 1,75 38 30 30,50 203,410 32 60 60 64 325

61 0 CELAL GENÇ -M 20 10 17,50 14 5 12,75 3 3 2,25 1 6 -0,50 38 24 32,00 203,245 33 61 61 65 327

62 0 FEYZANUR KOÇ -MD 26 12 23,00 10 9 7,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 38 26 31,50 200,595 3 62 62 66 329

63 0 BETÜL A -MB 24 13 20,75 12 3 11,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 38 25 31,75 199,900 2 63 63 67 332

64 0 CANSU CANBULAT -M 21 15 17,25 13 7 11,25 2 5 0,75 3 4 2,00 39 31 31,25 199,310 34 64 64 68 333

65 0 FATMA ÇABUK   24 12 21,00 10 3 9,25 1 1 0,75 35 16 31,00 198,880 14 65 65 70 336

66 0 BUSE GÜNEY -M 20 11 17,25 15 5 13,75 35 16 31,00 198,648 35 66 66 71 337

67 0 ALEYN  YÜKSEL -M 21 11 18,25 12 4 11,00 2 2 1,50 35 17 30,75 198,635 36 67 67 72 338

68 0 ELİF AYDUVAN -M 22 12 19,00 3 2 2,50 5 6 3,50 7 6 5,50 37 26 30,50 197,375 37 68 68 73 342

69 0 MELİSA -M 24 12 21,00 5 7 3,25 4 7 2,25 5 5 3,75 38 31 30,25 196,263 38 69 69 74 343

70 0 BATU KSMY -MC 23 17 18,75 10 8 8,00 2 2 1,50 1 0 1,00 36 27 29,25 193,515 10 70 70 77 348

71 0 YASEMİN SALMAN -MD 23 12 20,00 11 6 9,50 1 5 -0,25 35 23 29,25 192,753 4 71 71 78 351

72 0 TUBA ERCAN -M 21 11 18,25 5 0 5,00 4 2 3,50 3 5 1,75 33 18 28,50 192,043 39 72 72 79 353

73 0 Y YASİN GLHN -MC 21 12 18,00 11 7 9,25 4 13 0,75 2 5 0,75 38 37 28,75 191,598 11 73 73 80 355

74 0 İREM NUR DEMİRCİ -MA 22 14 18,50 10 6 8,50 1 0 1,00 33 20 28,00 189,515 4 74 74 81 356

75 0 AKTAŞ -MA 19 13 15,75 12 8 10,00 2 0 2,00 33 21 27,75 189,410 5 75 75 82 357

76 0 ÖZNUR ORMAN -MD 21 9 18,75 6 5 4,75 5 5 3,75 32 19 27,25 188,635 5 76 76 83 359

77 0 LALE MARAL -M 23 15 19,25 9 9 6,75 0 3 -0,75 3 4 2,00 35 31 27,25 185,530 40 77 77 86 363

78 0 AYBERK AY -MD 18 18 13,50 13 2 12,50 1 2 0,50 32 22 26,50 184,670 6 78 78 87 365

79 0 İREM SAĞLAM -MA 22 9 19,75 6 9 3,75 3 2 2,50 31 20 26,00 183,873 6 79 79 88 366

80 0 TALİP USTA -M 22 13 18,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 31 20 26,00 182,383 41 80 80 90 370

81 0 ŞÜKRAN GÜMÜŞ -M 18 12 15,00 9 5 7,75 3 3 2,25 30 20 25,00 180,760 42 81 81 93 375

82 132 BUĞRA GÜNALP -MB 20 13 16,75 10 8 8,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 32 26 25,50 180,598 3 82 82 94 376

83 129 HÜSEYİN KANLI -MB 18 12 15,00 10 3 9,25 1 2 0,50 29 17 24,75 178,978 4 83 83 95 378

84 0 HASRET YILMAZ -MB 23 14 19,50 7 7 5,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 25 24,75 178,893 5 84 84 96 379

85 0 BULUT CEVİZ -M 13 15 9,25 9 5 7,75 3 0 3,00 6 6 4,50 31 26 24,50 178,603 43 85 85 97 380

86 0 NİHAL ÖZTÜRK -MA 21 16 17,00 10 7 8,25 0 2 -0,50 31 25 24,75 178,318 7 86 86 98 381

87 0 SENA TEMİZ -MA 20 14 16,50 9 9 6,75 1 0 1,00 30 23 24,25 177,578 8 87 87 99 382

88 0 SILA AY -M 17 14 13,50 6 2 5,50 3 7 1,25 6 7 4,25 32 30 24,50 177,480 44 88 88 100 384

89 0 ZÜMRE   15 8 13,00 5 1 4,75 4 5 2,75 4 3 3,25 28 17 23,75 176,218 15 89 89 101 387

90 0 RAMAZAN NAS -M 18 14 14,50 10 5 8,75 1 2 0,50 29 21 23,75 175,793 45 90 90 102 388

91 99999 BBL -M 0 1 -0,25 9 9 6,75 9 5 7,75 10 5 8,75 28 20 23,00 175,733 46 91 91 103 389

92 0 BAHAR KILIÇ -M 11 14 7,50 4 2 3,50 9 9 6,75 6 4 5,00 30 29 22,75 175,033 47 92 92 104 390

93 0 KEVSER KERECİ -MD 22 10 19,50 5 7 3,25 2 5 0,75 29 22 23,50 174,880 7 93 93 105 391

94 136 HATİCE YILDIZ -MB 18 16 14,00 11 6 9,50 0 2 -0,50 29 24 23,00 172,850 6 94 94 106 392

95 0 YASEMİN TOPAL -M 18 16 14,00 10 5 8,75 0 1 -0,25 28 22 22,50 171,385 48 95 95 108 396

96 0 EMİNE GKAYA   18 15 14,25 1 7 -0,75 7 3 6,25 3 6 1,50 29 31 21,25 170,580 16 96 96 110 399
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,9 16,40 8,1 6,5 6,43 10,5 6,8 8,76 6,9 5,3 5,62 45,3 32,5 37,21 229,940

Okul Ortalaması 19,6 13,3 16,29 8,2 5,8 6,76 6,5 4,3 5,41 5,6 4,4 4,52 39,9 27,7 32,98 199,590

KATILIMLAR

97 0 PARLAK -M 8 6 6,50 8 3 7,25 3 6 1,50 8 5 6,75 27 20 22,00 169,245 49 97 97 111 401

98 0 EMİR Ç -MC 18 13 14,75 7 13 3,75 4 5 2,75 29 31 21,25 169,015 12 98 98 112 403

99 0 EMİRHAN ÇAYAN -M 19 9 16,75 3 8 1,00 5 10 2,50 3 10 0,50 30 37 20,75 167,030 50 99 99 113 405

100 0 HASAN CAN GALAV   8 8 6,00 6 1 5,75 7 3 6,25 2 0 2,00 23 12 20,00 166,840 17 100 100 114 406

101 0 UMUT GONCA -MA 21 18 16,50 5 11 2,25 1 1 0,75 1 2 0,50 28 32 20,00 163,655 9 101 101 116 411

102 0 ENES ŞAHİN   15 13 11,75 7 4 6,00 4 7 2,25 2 10 -0,50 28 34 19,50 163,408 18 102 102 118 413

103 0 GÜLER KABLAN -MD 19 20 14,00 6 6 4,50 1 1 0,75 26 27 19,25 161,513 8 103 103 119 416

104 0 OĞUZHAN YAZICIOĞLU -MB 9 10 6,50 12 5 10,75 21 15 17,25 161,068 7 104 104 120 417

105 0 İSA YILMAZ -MB 12 23 6,25 12 7 10,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 27 34 18,50 160,613 8 105 105 121 418

106 0 EMİRHAN KAPLAN   15 17 10,75 11 8 9,00 26 25 19,75 160,340 19 106 106 122 419

107 0 SALİH UZUN   17 17 12,75 4 1 3,75 2 8 0,00 4 9 1,75 27 35 18,25 157,455 20 107 107 123 420

108 0 AYŞENUR   17 13 13,75 3 2 2,50 1 9 -1,25 4 3 3,25 25 27 18,25 156,285 21 108 108 124 421

109 0 NURBEN KIZILTAŞ -MD 13 21 7,75 9 4 8,00 1 2 0,50 1 0 1,00 24 27 17,25 154,985 9 109 109 125 422

110 0 ÇAĞATAY KARADENİZ -M 15 18 10,50 8 7 6,25 23 25 16,75 153,243 51 110 110 126 423

111 0 EMRE ÇOBAN   20 17 15,75 3 8 1,00 23 25 16,75 152,980 22 111 111 127 424

112 0 ESMA SOYLU -M 17 12 14,00 3 7 1,25 2 6 0,50 22 25 15,75 150,138 52 112 112 130 428

113 0 MUHAMMET DEMİRTÜRK-M 18 12 15,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 21 21 15,75 149,528 53 113 113 131 429

114 0 FURKA BLBL -M 12 13 8,75 8 7 6,25 20 20 15,00 147,713 54 114 114 133 431

115 0 BELİNAY DEMİRDEN -MB 16 18 11,50 5 6 3,50 21 24 15,00 147,575 9 115 115 134 432

116 0 EMRE Ş   13 21 7,75 8 6 6,50 1 6 -0,50 1 0 1,00 23 33 14,75 146,400 23 116 116 135 433

117 0 ABDULKADİR AYDINLI -M 17 11 14,25 17 11 14,25 145,030 55 117 117 136 436

118 0 TUĞBA ADAR   19 19 14,25 5 14 1,50 0 6 -1,50 24 39 14,25 144,190 24 118 118 137 437

119 0 SEMA ÇY -M 13 11 10,25 6 9 3,75 0 1 -0,25 19 21 13,75 143,485 56 119 119 138 438

120 0 SONAY A -M 15 19 10,25 4 10 1,50 1 3 0,25 20 32 12,00 138,148 57 120 120 139 442

121 0 SİNEM CANBULAT -M 7 6 5,50 3 2 2,50 4 3 3,25 14 11 11,25 137,658 58 121 121 140 443

122 0 MERVE ÇAN -MA 15 20 10,00 4 12 1,00 0 1 -0,25 19 33 10,75 133,868 10 122 122 142 447

123 0 MUHTEŞEM GAT * -M 14 21 8,75 5 10 2,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 20 39 10,25 132,115 59 123 123 143 450

124 0 BARIŞ ATEŞCİ -M 9 20 4,00 7 9 4,75 1 0 1,00 17 29 9,75 131,658 60 124 124 144 452

125 0 BERİVAN ŞEREG -MA 8 21 2,75 8 7 6,25 1 1 0,75 17 29 9,75 131,580 11 125 125 145 453

126 0 SILA   11 18 6,50 4 5 2,75 3 10 0,50 0 1 -0,25 18 34 9,50 130,520 25 126 126 146 455

127 0 FURKANDMR -M* 10 19 5,25 6 7 4,25 16 26 9,50 130,233 1 127 127 147 456

128 0 İSMAİL GÜL -M 9 15 5,25 5 8 3,00 2 3 1,25 16 26 9,50 129,883 61 128 128 148 457

129 0 NAZLI  ŞAHİN   6 15 2,25 7 5 5,75 1 2 0,50 14 22 8,50 127,453 26 129 129 151 463

130 0 SİNEM ŞAHİN -M 10 22 4,50 5 9 2,75 1 0 1,00 16 31 8,25 126,818 62 130 130 152 465

131 0 CANER ŞEREF -M 5 18 0,50 7 3 6,25 1 4 0,00 2 1 1,75 15 26 8,50 126,770 63 131 131 153 466

132 0 BARIŞHAN BAVV   7 29 -0,25 2 2 1,50 8 11 5,25 1 0 1,00 18 42 7,50 126,748 27 132 132 154 467

133 137 HİLAL KARASAN -MB 12 25 5,75 6 13 2,75 0 1 -0,25 18 39 8,25 126,055 10 133 133 155 468

134 0 BERAT İNCE   10 10 7,50 10 10 7,50 123,700 28 134 134 156 473

135 0 10D 10 18 5,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 7 -0,75 13 29 5,75 118,533 1 135 135 158 481

136 21214 EMİNE KUMCU -MB 11 18 6,50 1 9 -1,25 12 27 5,25 116,528 11 136 136 159 483

137 253 SEMANUR DEMİR -M 8 26 1,50 2 9 -0,25 2 0 2,00 12 35 3,25 111,478 64 137 137 160 493

138 0 ENES ÖZTÜRK -M 8 22 2,50 5 11 2,25 0 5 -1,25 13 38 3,50 110,410 65 138 138 161 500

139 0 SEDANUR SAĞLAM -M 6 15 2,25 2 4 1,00 8 19 3,25 110,320 66 139 139 162 501

140 0 BÜŞRA BÖLÜKBAŞ -MB 8 27 1,25 5 15 1,25 13 42 2,50 107,963 12 140 140 164 514

141 0 MUHAMMET GÜLMEZ -M 7 26 0,50 5 13 1,75 12 39 2,25 107,198 67 141 141 165 520

142 0 ELİFNUR GÜLER -M 9 24 3,00 2 14 -1,50 11 38 1,50 104,665 68 142 142 166 534

143 0 ÖZNUR CEVİZ -M 7 25 0,75 3 14 -0,50 3 8 1,00 13 47 1,25 103,695 69 143 143 167 536

144 0 OSMAN USTA -M 9 20 4,00 0 12 -3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 9 35 0,25 100,393 70 144 144 168 554
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi PUAN YAYINLARI KURUMSAL KIRMIZI SERİ TYT DENEME-1 (1.OTURUM)147 147 171 654

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,9 16,40 8,1 6,5 6,43 10,5 6,8 8,76 6,9 5,3 5,62 45,3 32,5 37,21 229,940

Okul Ortalaması 19,6 13,3 16,29 8,2 5,8 6,76 6,5 4,3 5,41 5,6 4,4 4,52 39,9 27,7 32,98 199,590

KATILIMLAR

145 0 MERYEM CEVİZ -M 7 25 0,75 0 13 -3,25 7 38 -2,50 91,938 71 145 145 169 573

146 0 DURBEY SNZ -M 6 23 0,25 8 7 6,25 14 30 6,50

147 0 EFE YÜKSEL -M 6 26 -0,50 5 7 3,25 2 18 -2,50 5 9 2,75 18 60 3,00
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