
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi SAYISAL KUVARS YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OM04-SS.32TYT03) 145 145 629 5928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,48 12,09 19,45 2,63 1,38 2,28 2,27 1,16 1,98 1,92 1,43 1,57 3,18 0,97 2,94 18,64 4,77 17,45 2,31 2,34 1,72 2,30 1,79 1,86 2,43 1,07 2,16 58,16 27,00 51,41 271,620

Okul Ortalaması 17,41 15,72 13,48 1,31 2,46 0,70 2,05 1,22 1,74 1,57 1,64 1,16 2,86 1,10 2,58 11,83 3,40 10,98 1,54 2,65 0,87 1,87 1,92 1,39 1,71 1,29 1,39 42,15 31,40 34,29 202,880

KATILIMLAR

1 0 GÜL AVAR -M 26 13 22,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 37 3 36,25 7 0 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 95 23 89,25 401,455 499

2 0 ENES KELEŞ   22 17 17,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 36 3 35,25 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 89 28 82,00 377,873 861

3 0 RECEP EMRE -M 28 12 25,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 34 4 33,00 4 3 3,25 7 0 7,00 1 5 -0,25 88 29 80,75 373,638 924

4 0 KÜBRA BEKTAŞ   24 12 21,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 34 1 33,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 86 23 80,25 371,953 952

5 0 BEYZA GÜR   27 11 24,25 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 35 2 34,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 1 3,75 84 24 78,00 365,478 1078

6 0 KÜBRA KULİM   25 13 21,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 33 5 31,75 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 85 29 77,75 362,700 1130

7 0 CEREN ARSLAN   26 14 22,50 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 34 5 32,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 85 30 77,50 362,490 1134

8 0 AKİF   22 14 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 32 5 30,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 81 32 73,00 347,825 1366

9 0 FEYZA KARABIÇAK -MA 24 15 20,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 32 4 31,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 80 32 72,00 345,858 1398

10 0 BERRA ERTANTU -M 22 16 18,00 2 2 1,50 4 1 3,75 35 3 34,25 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 77 27 70,25 340,213 1537

11 0 BEDİRHAN -M 19 19 14,25 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 36 4 35,00 2 5 0,75 5 2 4,50 5 0 5,00 79 37 69,75 339,915 1548

12 0 DUYGU SEMİZOĞLU   26 11 23,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 32 3 31,25 2 5 0,75 5 1 4,75 1 4 0,00 77 31 69,25 337,090 1590

13 0 ŞEVVAL KÜÇÜK -M 28 12 25,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 30 4 29,00 3 2 2,50 3 3 2,25 4 0 4,00 76 27 69,25 334,833 1640

14 0 HÜSEVİN BODUR -M 24 14 20,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 6 26,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 1 4,75 75 31 67,25 327,308 1776

15 0 SUDE SENA   19 20 14,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 35 4 34,00 3 3 2,25 5 2 4,50 3 3 2,25 72 39 62,25 315,643 1990

16 0 ÖZLEM ÖZCAN   25 13 21,75 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 27 4 26,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 70 34 61,50 309,628 2117

17 0 MELİSA NUR   23 17 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 29 4 28,00 3 4 2,00 4 3 3,25 1 4 0,00 70 42 59,50 304,268 2226

18 0 EMRE GÜNEY   24 13 20,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 21 3 20,25 2 5 0,75 3 3 2,25 6 0 6,00 68 32 60,00 300,383 2297

19 0 BERRE -M 27 13 23,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 22 4 21,00 2 5 0,75 2 5 0,75 5 1 4,75 67 37 57,75 294,200 2407

20 0 UMUT ÇANDUR -MC 26 10 23,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 63 23 57,25 294,148 2410

21 0 İCLAL UZUN -MC 25 14 21,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 0 19,00 60 18 55,50 287,720 2550

22 0 BAHADIR TAŞ -MC 18 12 15,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 31 3 30,25 1 2 0,50 59 24 53,00 286,180 2579

23 0 BURAK ŞAHİN -M 23 12 20,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 2 2,50 25 4 24,00 2 4 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 61 28 54,00 284,240 2625

24 0 NESLİHAN Ö -M 20 13 16,75 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 15 2 14,50 3 1 2,75 5 1 4,75 4 1 3,75 59 21 53,75 276,670 2757

25 0 AYŞE NUR GÜVEN -M 26 8 24,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 17 1 16,75 1 2 0,50 4 3 3,25 3 1 2,75 54 19 49,25 264,453 3007

26 0 NESİBE İNCE   18 18 13,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 21 2 20,50 0 4 -1,00 5 2 4,50 4 1 3,75 56 33 47,75 262,053 3039

27 0 SEVGİ IŞITAN -MC 22 16 18,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 17 2 16,50 1 1 0,75 54 25 47,75 261,408 3049

28 0 ESRANUR BALCI -M 17 11 14,25 2 1 1,75 3 0 3,00 19 0 19,00 1 4 0,00 5 1 4,75 4 1 3,75 51 18 46,50 256,813 3136

29 0 SILA -M 21 16 17,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 25 11 22,25 1 6 -0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 56 47 44,25 252,743 3201
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 22,48 12,09 19,45 2,63 1,38 2,28 2,27 1,16 1,98 1,92 1,43 1,57 3,18 0,97 2,94 18,64 4,77 17,45 2,31 2,34 1,72 2,30 1,79 1,86 2,43 1,07 2,16 58,16 27,00 51,41 271,620

Okul Ortalaması 17,41 15,72 13,48 1,31 2,46 0,70 2,05 1,22 1,74 1,57 1,64 1,16 2,86 1,10 2,58 11,83 3,40 10,98 1,54 2,65 0,87 1,87 1,92 1,39 1,71 1,29 1,39 42,15 31,40 34,29 202,880

KATILIMLAR

30 0 EFE YÜKSEL -M 20 13 16,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 22 4 21,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 4 0,00 53 36 44,00 251,673 3224

31 0 GÖKÇE AYDOĞAN -M 20 17 15,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 25 9 22,75 2 4 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 53 38 43,50 250,328 3248

32 0 GÜNNUR SARI -M 19 16 15,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 15 2 14,50 1 3 0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 53 32 45,00 249,860 3259

33 0 ESRA KILIÇ -MC 24 13 20,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 15 8 13,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 53 32 45,00 249,783 3261

34 0 ZELIHA OKÜTÜCÜ -MC 23 12 20,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 49 21 43,75 243,708 3398

35 0 ŞÜKRAN TEPE -MD 24 15 20,25 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 49 23 43,25 243,000 3410

36 0 CELAL EFE AKBULUT -M 20 13 16,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 21 13 17,75 3 3 2,25 1 4 0,00 1 2 0,50 52 41 41,75 242,350 3426

37 21115 İBRAHİM ELİÇABUK -MA 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 49 19 44,25 241,663 3440

38 0 ELİF AYDUVAN -M 23 13 19,75 3 0 3,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 4 0,00 4 2 3,50 5 1 4,75 49 23 43,25 240,295 3468

39 0 GÖKHAN ERDOĞAN   22 16 18,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 16 5 14,75 3 4 2,00 3 2 2,50 50 36 41,00 237,710 3520

40 0 BEYZA GÜNDOĞDU -MA 20 19 15,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 2 11,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 31 39,25 231,390 3642

41 0 ALİ CİHAN KUŞ -M 21 10 18,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 8 11,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 4 0 4,00 48 34 39,50 230,980 3650

42 0 EMİNE GKAYA   17 9 14,75 3 2 2,50 20 2 19,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 2 0 2,00 43 22 37,50 230,348 3669

43 0 YUNUS   19 12 16,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 13 6 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 28 39,00 230,340 3670

44 0 SÜLEYMAN TURHAN   16 18 11,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 2 17,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 2 0,50 48 41 37,75 230,193 3672

45 0 SERKAN KAYNAR -M 21 14 17,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 14 6 12,50 0 4 -1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 48 40 38,00 228,105 3703

46 21130 SHERLOCK HOLMES K -MB 22 17 17,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 24 38,00 224,663 3771

47 0 MELİSA -M 19 13 15,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 15 4 14,00 1 4 0,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 45 33 36,75 224,530 3772

48 0 Y YASİN GLH N -MC 19 18 14,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 16 7 14,25 43 31 35,25 220,408 3850

49 0 MUTTALİP   18 11 15,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 15 4 14,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 22 35,50 220,123 3856

50 0 ERDEM YILDIRIM -MA 25 11 22,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 41 19 36,25 218,050 3904

51 0 YASEMİN SALMAN -MD 21 16 17,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 7 3 6,25 42 25 35,75 217,408 3916

52 0 BUĞRA GÜNAL P -MB 23 14 19,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 6 1 5,75 40 23 34,25 212,188 4020

53 0 TUBA ERCAN -M 22 13 18,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 3 5,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 41 26 34,50 211,628 4033

54 0 KARDELEN -M 15 19 10,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 14 3 13,25 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 39 32 31,00 205,578 4156

55 0 AYŞE İNCE   18 13 14,75 1 3 0,25 16 8 14,00 1 1 0,75 1 0 1,00 37 25 30,75 205,320 4160

56 0 BAHAR KILIÇ -M 14 16 10,00 1 1 0,75 2 1 1,75 14 6 12,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 38 29 30,75 203,598 4195

57 0 SEMANUR ATİK -M 22 17 17,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 12 8 10,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 43 49 30,75 203,420 4198

58 0 BETÜL BEBEK -M 25 10 22,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 36 16 32,00 201,595 4238
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 22,48 12,09 19,45 2,63 1,38 2,28 2,27 1,16 1,98 1,92 1,43 1,57 3,18 0,97 2,94 18,64 4,77 17,45 2,31 2,34 1,72 2,30 1,79 1,86 2,43 1,07 2,16 58,16 27,00 51,41 271,620

Okul Ortalaması 17,41 15,72 13,48 1,31 2,46 0,70 2,05 1,22 1,74 1,57 1,64 1,16 2,86 1,10 2,58 11,83 3,40 10,98 1,54 2,65 0,87 1,87 1,92 1,39 1,71 1,29 1,39 42,15 31,40 34,29 202,880

KATILIMLAR

59 0 ÖZGE GÖKMEN -M 21 19 16,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 9 5 7,75 39 34 30,50 201,433 4241

60 0 HASRET YILMAZ -MB 23 14 19,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 36 22 30,50 199,310 4284

61 0 NUR E -M 23 15 19,25 2 2 1,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 36 19 31,25 199,070 4290

62 0 ÖZNUR ORMAN -MD 18 15 14,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 3 0,25 5 0 5,00 9 1 8,75 35 22 29,50 198,883 4299

63 0 FEYZANUR KOÇ -MD 25 14 21,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 2 1,50 36 26 29,50 194,460 4394

64 0 SILA AYDIN -M 19 16 15,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 13 7 11,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 38 44 27,00 192,290 4415

65 0 TOSTÇU -MB 18 14 14,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 33 17 28,75 192,123 4421

66 0 ZÜMRE   18 8 16,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 9 2 8,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 32 18 27,50 191,885 4427

67 0 CANSU CANBULAT -MA 16 22 10,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 36 33 27,75 189,533 4485

68 0 UMUT GONCA -MA 23 14 19,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 34 24 28,00 189,045 4495

69 0 ŞÜKRAN GÜMÜŞ -M 17 17 12,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 9 1 8,75 32 26 25,50 186,118 4538

70 0 İREM SAĞLAM -MA 19 13 15,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 32 23 26,25 185,155 4552

71 0 İREM NUR DEMİRCİ -MA 19 18 14,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 32 24 26,00 183,435 4592

72 0 SİNEM CANBULAT -M 10 13 6,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 1 9,75 28 15 24,25 182,965 4600

73 89898 KEMAL CAN PURLAK   19 16 15,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 37 45 25,75 182,678 4606

74 0 SENA TEMİZ -MA 21 14 17,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 31 22 25,50 180,980 4624

75 0 RÜMEYSA KAYA -MC 16 23 10,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 4 4,00 33 34 24,50 180,373 4634

76 0 HASAN CAN GALAV   10 11 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 12 3 11,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 29 23 23,25 180,150 4636

77 0 GİZEM BUZDAN -MD 15 15 11,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 4 3,00 30 22 24,50 179,763 4643

78 0 ELİF ÖZDEN -M 20 18 15,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 32 30 24,50 178,640 4664

79 0 EMİRHAN ÇAYAN -M 14 7 12,25 1 2 0,50 3 1 2,75 8 7 6,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 30 25 23,75 178,565 4666

80 0 BERRA -M 19 14 15,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 7 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 32 33 23,75 175,813 4717

81 0 RAMAZAN NAS -M 14 21 8,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 29 26 22,50 174,588 4742

82 0 ELA ÖZDEMİR -MC 17 20 12,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 30 30 22,50 174,145 4750

83 0 PARLAK -M 4 5 2,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 11 5 9,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 27 22 21,50 173,498 4763

84 0 ESRA ERGEN -M 20 12 17,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 27 21 21,75 168,968 4844

85 0 BURAK UYSAL -M 16 21 10,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 9 4,75 30 37 20,75 168,730 4847

86 0 CELAL GGENÇ -M 16 19 11,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 28 29 20,75 168,285 4851

87 0 SONAY A -M 17 12 14,00 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 3 2,25 26 21 20,75 167,168 4868
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Genel Ortalama 22,48 12,09 19,45 2,63 1,38 2,28 2,27 1,16 1,98 1,92 1,43 1,57 3,18 0,97 2,94 18,64 4,77 17,45 2,31 2,34 1,72 2,30 1,79 1,86 2,43 1,07 2,16 58,16 27,00 51,41 271,620

Okul Ortalaması 17,41 15,72 13,48 1,31 2,46 0,70 2,05 1,22 1,74 1,57 1,64 1,16 2,86 1,10 2,58 11,83 3,40 10,98 1,54 2,65 0,87 1,87 1,92 1,39 1,71 1,29 1,39 42,15 31,40 34,29 202,880

KATILIMLAR

88 0 MUHAMMET ALİ -M 17 18 12,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 27 24 21,00 166,785 4876

89 0 NURBEN KIZILTAŞ -MD 19 20 14,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 32 21,00 166,500 4881

90 0 İSA YILMAZ -MB 18 18 13,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 34 19,50 164,230 4911

91 0 BELİNAY DEMİRDEN -MB 16 12 13,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 24 16 20,00 163,550 4920

92 136 HATİCE YILDIZ -MB 15 20 10,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 26 29 18,75 161,368 4937

93 0 ÖMER YILMAZ -MB 14 10 11,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 24 19 19,25 161,218 4940

94 129 HÜSEYİN KANLI -MB 16 20 11,00 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 33 18,75 160,688 4946

95 0 ERGÜL ERGEN -M 17 22 11,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 26 30 18,50 158,810 4968

96 0 TUĞBA ADAR -M 14 17 9,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 4 4,00 26 33 17,75 158,730 4970

97 0 GATSBY M -MG 17 20 12,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 36 18,00 158,580 4971

98 0 EMİR -MC 11 7 9,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 22 16 18,00 157,178 4990

99 0 HACER ÖZDEMİR -MB 19 20 14,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 33 17,75 156,208 5003

100 0 ENES ŞAHİN   11 11 8,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 7 5 5,75 0 6 -1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 24 33 15,75 153,715 5036

101 0 KADER EVCE   19 16 15,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 24 29 16,75 153,438 5037

102 0 CANER ŞEREF   13 8 11,00 3 2 2,50 4 5 2,75 20 15 16,25 153,153 5042

103 137 HİLAL KARASAN -MB 10 28 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 25 35 16,25 152,433 5046

104 0 SILA ÖZEN -MA 15 22 9,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 24 30 16,50 152,350 5050

105 0 SALİ  UZUN -M 12 18 7,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 4 4,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 25 37 15,75 151,653 5058

106 0 SLA   14 15 10,25 2 0 2,00 6 7 4,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 22 27 15,25 151,170 5066

107 0 RUKİYE ÖNCEL -MB 15 17 10,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 4 0 4,00 22 25 15,75 150,020 5085

108 0 EMİR YUSUF BAYRAM -M 7 8 5,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 9 1 8,75 17 14 13,50 147,985 5110

109 0 GÜL KABLAN -MD 14 20 9,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 22 28 15,00 147,420 5116

110 0 NİL -M 18 14 14,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 20 21 14,75 146,623 5123

111 0 SEDA ÖLMEZ -M 16 19 11,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 22 30 14,50 145,983 5132

112 0 TALİP USTA -M 15 20 10,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 22 31 14,25 145,803 5135

113 0 BARIŞ ATEŞCİ -M 12 18 7,50 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 20 25 13,75 143,763 5150

114 0 ELİFNUR İŞLEYEN -M 14 18 9,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 20 27 13,25 142,058 5173

115 0 SEMA   10 16 6,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 5 0,75 19 24 13,00 141,850 5177

116 0 FURKANDMR -M 9 16 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 1 4 0,00 3 1 2,75 19 26 12,50 141,415 5181
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi SAYISAL KUVARS YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OM04-SS.32TYT03) 145 145 629 5928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,48 12,09 19,45 2,63 1,38 2,28 2,27 1,16 1,98 1,92 1,43 1,57 3,18 0,97 2,94 18,64 4,77 17,45 2,31 2,34 1,72 2,30 1,79 1,86 2,43 1,07 2,16 58,16 27,00 51,41 271,620

Okul Ortalaması 17,41 15,72 13,48 1,31 2,46 0,70 2,05 1,22 1,74 1,57 1,64 1,16 2,86 1,10 2,58 11,83 3,40 10,98 1,54 2,65 0,87 1,87 1,92 1,39 1,71 1,29 1,39 42,15 31,40 34,29 202,880

KATILIMLAR

117 0 SUDENAZ DÜRÜMLÜ 10D 14 17 9,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 19 26 12,50 140,828 5183

118 0 NİHAL ÖZTÜRK -MA 18 18 13,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 21 32 13,00 140,635 5186

119 0 RUMEYSA KÜÇÜK -M 11 20 6,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 5 3 4,25 21 36 12,00 140,600 5187

120 0 BERİVAN ŞEREF -MA 10 23 4,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 19 28 12,00 138,868 5205

121 0 SAMET SEVER   12 12 9,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 18 25 11,75 138,528 5207

122 0 OSMAN -M 11 23 5,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 19 29 11,75 137,595 5218

123 0 MERVE CAN -MA 14 22 8,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 0 1,00 20 34 11,50 137,050 5222

124 0 FERHAT ÖCAL   8 22 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 32 11,00 137,005 5225

125 0 ÇAĞATAY KARADNZ -M 14 20 9,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 20 34 11,50 136,675 5227

126 0 EMİNE K -MB 13 21 7,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 20 34 11,50 136,528 5229

127 0 ELİF TORUN -M 14 19 9,25 1 3 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 18 26 11,50 136,173 5233

128 0 ZİYA SARIOGLU -M 10 13 6,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 7 2,25 17 25 10,75 135,430 5240

129 0 MERYEM KOCAL -M 12 18 7,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 17 24 11,00 134,935 5246

130 0 SALİH CAN AKÇAY   11 16 7,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 7 1,25 1 1 0,75 18 29 10,75 134,648 5252

131 0 EMRE ŞİŞMAN   11 21 5,75 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 5 0,75 19 34 10,50 133,838 5257

132 0 AYBERK AY -MD 11 5 9,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 13 10 10,50 133,218 5263

133 0 ENES ÖZTÜRK -M 11 19 6,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 18 32 10,00 131,508 5280

134 0 NİSANUR ATAR -M 13 19 8,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 16 28 9,00 128,898 5289

135 0 FUR*N BLBL -M 10 18 5,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 15 24 9,00 128,615 5293

136 0 MUHAMMET GÜLMEZ -M 10 23 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 17 33 8,75 127,875 5299

137 0 SİNEM ŞAHİN -M 12 22 6,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 16 29 8,75 127,763 5303

138 0 EMRULLAH TOMBAŞ -MB 12 22 6,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 17 33 8,75 127,763 5303

139 0 BULUT -M 13 21 7,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 18 38 8,50 126,688 5311

140 0 SÖNMEZ SNZ -M 5 19 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 3 2,25 14 28 7,00 123,718 5329

141 0 SEDANUR SAĞLAM -M 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 9 6 7,50 123,713 5330

142 0 ERDEM B ÖZYÜREK -M 11 21 5,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 8 -2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 17 41 6,75 120,540 5354

143 0 ELİFNURGÜLER   8 29 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 16 39 6,25 120,025 5358

144 0 ÖZNUR CEVİZ -M 9 22 3,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 15 44 4,00 113,435 5435

145 0 10D 9 14 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 10 24 4,00 112,355 5452
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi SAYISAL KUVARS YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OM04-SS.32TYT03) 145 145 629 5928

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,48 12,09 19,45 2,63 1,38 2,28 2,27 1,16 1,98 1,92 1,43 1,57 3,18 0,97 2,94 18,64 4,77 17,45 2,31 2,34 1,72 2,30 1,79 1,86 2,43 1,07 2,16 58,16 27,00 51,41 271,620

Okul Ortalaması 17,41 15,72 13,48 1,31 2,46 0,70 2,05 1,22 1,74 1,57 1,64 1,16 2,86 1,10 2,58 11,83 3,40 10,98 1,54 2,65 0,87 1,87 1,92 1,39 1,71 1,29 1,39 42,15 31,40 34,29 202,880

KATILIMLAR
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