
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİLGİ SARMAL TYT 0 161 161 1528 54902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

Okul Ortalaması 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

KATILIMLAR

1 0 FEYZA BEŞİRLİ -M 30 3 29,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 30 5 28,75 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 92 14 88,50 393,823 794

2 0 BEDİRHAN AKÇAY -M 32 8 30,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 28 7 26,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 85 27 78,25 360,883 2551

3 0 KÜBRA BEKTAŞ -M 32 5 30,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 3 18,25 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 81 13 77,75 354,060 3073

4 0 KADİR GÜLLÜKAYA 31 9 28,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 4 18,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 81 21 75,75 348,300 3548

5 0 Z BEYZA GÜR 30 7 28,25 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 23 5 21,75 6 1 5,75 4 2 3,50 4 1 3,75 79 17 74,75 347,075 3650

6 0 SENA -M 26 14 22,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 29 4 28,00 5 2 4,50 6 1 5,75 2 4 1,00 80 32 72,00 342,525 4089

7 0 CEREN -M 32 4 31,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 23 7 21,25 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 77 25 70,75 334,518 4927

8 0 EMİRHAN KIDIK -M 31 9 28,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 21 6 19,50 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 77 26 70,50 332,638 5127

9 0 GÜL NİHAL AVAR -M 27 9 24,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 4 19,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 75 23 69,25 328,545 5604

10 0 RECEP EMRE KARAPIÇAK -M 26 10 23,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 4 19,00 5 1 4,75 7 0 7,00 2 2 1,50 74 19 69,25 328,048 5674

11 0 BERRE YILMAZ -M 30 9 27,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 20 3 19,25 5 2 4,50 1 3 0,25 3 3 2,25 69 25 62,75 308,860 8161

12 0 ŞEVVAL KÜÇÜK -M 28 6 26,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 16 2 15,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 67 18 62,50 304,760 8729

13 0 BERRA ERTANTU -M 26 11 23,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 21 5 19,75 4 3 3,25 5 1 4,75 4 1 3,75 65 23 59,25 296,800 9907

14 0 NUR BODUR 25 15 21,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 18 2 17,50 5 2 4,50 5 2 4,50 2 2 1,50 66 29 58,75 294,385 10273

15 0 HÜSEYİN BODUR -M 28 9 25,75 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 13 3 12,25 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 64 18 59,50 292,858 10544

16 0 KÜBRA KULİM 27 8 25,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 12 5 10,75 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 64 20 59,00 290,870 10849

17 0 AYŞE NUR GÜVEN -M 28 7 26,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 14 1 13,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 61 12 58,00 289,838 11026

18 0 İCLAL UZUN -MC 31 8 29,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 1 9,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 60 15 56,25 284,013 12072

19 0 NESİBE İNCE -M 27 13 23,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 10 4 9,00 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 62 29 54,75 276,380 13484

20 0 DUYGU SEMİZOĞLU 30 8 28,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 13 5 11,75 4 3 3,25 4 3 3,25 1 4 0,00 61 29 53,75 275,898 13580

21 0 ZELİHA OKUTUCU -MC 29 6 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 9 2 8,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 57 13 53,75 275,223 13727

22 0 EMRE GÜNEY 30 8 28,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 9 8,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 62 33 53,75 274,498 13860

23 0 ÖZLEM ÖZCAN 27 12 24,00 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 3 8,25 2 5 0,75 5 1 4,75 3 2 2,50 58 27 51,25 265,693 15620

24 0 SAİT CAN AYDIN -MC 25 11 22,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 15 4 14,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 55 25 48,75 263,215 16209

25 0 UMUT ÇANDUR -M 27 8 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 8 6,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 0 2,00 57 26 50,50 262,955 16268

26 0 SERKAN KAYNAR -M 29 8 27,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 11 4 10,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 56 25 49,75 262,758 16313

27 0 GÖKÇE AYDOĞAN -M 30 6 28,50 2 0 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 14 9 11,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 55 23 49,25 262,408 16400

28 0 CELAL EFE AKBULUT -M 21 10 18,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 17 5 15,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 56 30 48,50 261,900 16511

29 0 KARDELEN TORAMAN -M 24 9 21,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 9 3 8,25 5 1 4,75 4 1 3,75 1 3 0,25 53 20 48,00 255,163 18125
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİLGİ SARMAL TYT 0 161 161 1528 54902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

Okul Ortalaması 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

KATILIMLAR

30 0 ERTUĞRUL ŞAHİN -M 24 7 22,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 12 6 10,50 4 3 3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 53 22 47,50 254,933 18189

31 0 ŞEVVAL 24 8 22,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 12 6 10,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 52 21 46,75 253,308 18626

32 0 SEVGİ IŞITAN -MC 25 13 21,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 7 4 6,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 54 27 47,25 252,405 18846

33 0 BATU ZDMR -M 24 13 20,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 6 7,50 4 3 3,25 2 2 1,50 3 2 2,50 54 30 46,50 250,398 19314

34 0 BURAK ŞAHİN -M 21 12 18,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 14 4 13,00 4 3 3,25 3 3 2,25 52 27 45,25 250,093 19378

35 0 BEYZA GÜNDOĞDU -MA 24 14 20,50 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 3 6,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 52 24 46,00 248,455 19831

36 0 KN YILMAZER -M 25 7 23,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 2 6,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 51 22 45,50 246,503 20358

37 0 CELAL ALTUNCAN 26 9 23,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 12 4 11,00 2 5 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 50 22 44,50 246,068 20460

38 21199 BETÜL BEBEK -M 32 4 31,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 48 9 45,75 244,748 20805

39 0 ERDEM YILDIRIM -MA 25 7 23,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 47 11 44,25 241,440 21739

40 0 GÜNNUR SARI -M 26 9 23,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 5 3,75 2 2 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 50 23 44,25 241,135 21826

41 0 ESRA  KILIÇ -MC 28 12 25,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 5 5,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 52 34 43,50 240,835 21914

42 0 NESLİHANÖ 12 4 11,00 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 14 2 13,50 2 5 0,75 4 2 3,50 4 2 3,50 47 20 42,00 239,660 22271

43 0 ESRANUR BALCI -M 25 6 23,50 5 0 5,00 7 3 6,25 3 1 2,75 3 3 2,25 4 1 3,75 47 14 43,50 239,510 22311

44 0 ELİF AYDUVAN -M 22 13 18,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 8 3 7,25 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 49 24 43,00 238,493 22571

45 0 CANSU CANBULAT -MA 25 12 22,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 49 23 43,25 238,013 22684

46 0 FATMA ÇABUK -MC 28 7 26,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 2 4,50 45 14 41,50 234,423 23754

47 21115 ALİ İBRAHİM ELİCABUK -MA 22 12 19,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 46 18 41,50 232,545 24285

48 21130 KERİM CAN AMANVERMEZ -MB 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 1 5,75 45 19 40,25 231,323 24640

49 66 NUR SILA AYDIN -M 22 12 19,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 13 2 12,50 2 4 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 45 23 39,25 231,203 24673

50 0 NERGİS BEDER -MD 30 6 28,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 45 16 41,00 231,165 24684

51 0 SEMANUR ATİK -M 16 12 13,00 1 3 0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 16 8 14,00 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 48 36 39,00 230,910 24759

52 0 EBRU EFİLOĞLU 23 11 20,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 9 8 7,00 2 2 1,50 5 1 4,75 2 2 1,50 48 30 40,50 230,743 24803

53 0 ALPEREN GÜNAY -M 17 8 15,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 9 7 7,25 3 3 2,25 4 2 3,50 3 1 2,75 46 24 40,00 229,330 25271

54 0 NURGÜL ÇAKIR 24 11 21,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 7 9 4,75 2 3 1,25 6 0 6,00 1 0 1,00 46 26 39,50 226,083 26227

55 0 TUBA ERCAN -M 24 11 21,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 7 1 6,75 3 4 2,00 2 3 1,25 2 2 1,50 45 25 38,75 225,775 26330

56 0 ÖZNUR ORMAN -MD 27 6 25,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 1 4,75 1 0 1,00 42 13 38,75 225,493 26411

57 0 BAHADIR TAŞ -MC 14 7 12,25 3 1 2,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 14 2 13,50 40 14 36,50 224,113 26900

58 0 ŞÜKRAN TEPE -MD 29 7 27,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 3 3,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 44 23 38,25 223,170 27181
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİLGİ SARMAL TYT 0 161 161 1528 54902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

Okul Ortalaması 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

KATILIMLAR

59 0 EBRU KULİM -MC 29 11 26,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 43 18 38,50 222,553 27385

60 0 BAHAR KILIÇ -M 19 5 17,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 9 3 8,25 4 3 3,25 2 2 1,50 41 16 37,00 221,173 27823

61 0 GÖKHAN ERDOĞAN -M 24 16 20,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 8 0 8,00 3 4 2,00 2 4 1,00 1 2 0,50 45 33 36,75 220,468 28092

62 99999 ŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ -M 15 11 12,25 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 7 1 6,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 2 1,50 43 23 37,25 220,360 28118

63 0 ALİ CİHAN KUŞ -M 18 7 16,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 4 8,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 43 25 36,75 220,095 28224

64 0 SÜLE MAN SAFA TURHAN 20 13 16,75 2 3 1,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 4 0,00 8 5 6,75 2 2 1,50 6 1 5,75 1 3 0,25 45 33 36,75 218,810 28651

65 0 ALEYNA YÜKSEL -MC 24 12 21,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 42 21 36,75 216,988 29259

66 0 RÜMEYSA KAYA -MC 29 8 27,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 4 2,00 41 19 36,25 216,133 29540

67 0 EFE YÜKSEL -M 17 16 13,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 9 4 8,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 2 0,50 43 30 35,50 215,965 29596

68 0 İREM SAĞLAM -MA 26 10 23,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 41 21 35,75 213,793 30293

69 0 MERVE AKTAŞ -MA 23 12 20,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 41 23 35,25 212,153 30841

70 0 LALE MARAL -M 22 6 20,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 39 16 35,00 211,605 31019

71 132 BUĞRA GÜNALP -MB 20 10 17,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 4 3,00 39 19 34,25 210,748 31293

72 136 HATİCE YILDIZ -MB 28 9 25,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 39 17 34,75 210,540 31349

73 0 İREM NUR DEMİRCİ -MA 23 11 20,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 39 19 34,25 208,090 32188

74 0 HASRET YILMAZ -MB 28 7 26,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 4 0,00 5 0 5,00 37 13 33,75 207,025 32549

75 134 EMRULLAH TOMBAŞ -MB 25 9 22,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 37 16 33,00 204,793 33285

76 0 NURSENA TEMİZ -MA 25 10 22,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 37 17 32,75 204,003 33602

77 0 ELİF ÖZDEN -M 25 11 22,25 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 39 26 32,50 202,793 34001

78 0 ÖZGE GÖKMEN -M 24 14 20,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 37 24 31,00 198,765 35374

79 0 AYBERK AY -MD 22 10 19,50 1 4 0,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 22 30,50 198,540 35457

80 0 ZÜMRE 18 3 17,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 33 11 30,25 197,430 35838

81 0 ÇAĞATAY KARADENİZ -M 21 10 18,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 33 15 29,25 192,688 37471

82 0 CANER ARSLANTÜRK -MA 20 12 17,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 20 29,00 192,660 37486

83 0 BATU KSMY -MC 19 13 15,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 33 20 28,00 191,333 37945

84 0 MÜRSEL MORAL -M 21 14 17,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 33 18 28,50 190,610 38171

85 0 ELA ÖZDEMİR -MC 23 11 20,25 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 33 18 28,50 189,633 38505

86 0 İSA YILMAZ -MB 22 14 18,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 7 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 33 27,75 188,853 38756

87 0 YASEMİN SALMAN -MD 21 6 19,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 4 3,00 32 20 27,00 187,375 39204
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİLGİ SARMAL TYT 0 161 161 1528 54902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

Okul Ortalaması 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

KATILIMLAR

88 0 ŞÜKRAN GÜMÜŞ -MC 20 11 17,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 33 22 27,50 187,273 39253

89 0 PARLAK -M 7 3 6,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 10 7 8,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 3 1,25 32 23 26,25 186,680 39451

90 0 AYŞE İNCE -M 13 7 11,25 2 1 1,75 10 5 8,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 30 16 26,00 186,608 39467

91 0 UMUT GONCA -MA 22 13 18,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 31 16 27,00 185,733 39723

92 0 GÜL KABLAN -MD 23 10 20,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 31 16 27,00 185,645 39749

93 0 EMİNE GÜVENKAYA 13 10 10,50 1 1 0,75 2 2 1,50 9 6 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 32 26 25,50 184,060 40290

94 0 ESRA ERGEN -M 23 13 19,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 32 23 26,25 183,695 40419

95 0 RÜMEYSA KÜÇÜK -M 21 11 18,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 31 19 26,25 183,350 40526

96 0 NURBEN KIZILTAŞ -MD 20 14 16,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 32 24 26,00 182,705 40724

97 0 ELİF BERRA -M 19 12 16,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 10 2,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 36 42 25,50 181,545 41123

98 0 MELİSA YİĞİT -MD 19 17 14,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 32 29 24,75 178,430 42021

99 0 BETÜL AKÇAY -MB 17 15 13,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 21 24,75 178,225 42079

100 0 SEDA ÖLMEZ -M 22 13 18,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 31 26 24,50 177,988 42164

101 0 EDANUR YÜKSEL -MA 22 11 19,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 26 24,50 177,613 42290

102 0 ENES ŞAHİN 19 7 17,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 30 23 24,25 177,400 42349

103 0 GİZEM BUZDAN -MD 20 12 17,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 9 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 34 24,50 177,235 42402

104 0 TUĞBA ADAR -M 19 19 14,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 32 32 24,00 176,748 42547

105 0 CELAL GENÇ -M 18 16 14,00 2 0 2,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 30 28 23,00 174,460 43199

106 0 EMİRHAN KPLN 13 5 11,75 1 4 0,00 2 3 1,25 9 5 7,75 2 4 1,00 27 21 21,75 173,290 43520

107 0 ERGÜL E* EN -M 17 11 14,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 28 21 22,75 172,665 43720

108 0 SERHAT KÖZ -MD 17 17 12,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 29 25 22,75 172,390 43785

109 0 BARIŞ ATEŞCİ -M 18 13 14,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 27 19 22,25 171,105 44151

110 0 SALİH UZUN -M 20 18 15,50 1 3 0,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 32 40 22,00 170,545 44305

111 0 EMİRHAN ÇAYAN -M 17 11 14,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 6 5 4,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 29 31 21,25 170,020 44445

112 133 BELİNAY DEMİRDEN -MB 17 13 13,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 27 20 22,00 169,723 44518

113 0 ESMANUR SOYLU -M 20 16 16,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 6 1,50 28 26 21,50 169,055 44700

114 112 EMİRKAN YILDIZ -M 16 14 12,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 0 2,00 2 3 1,25 5 9 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 30 35 21,25 168,778 44777

115 0 DİLARA ÇALIŞKAN -M 20 7 18,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 25 14 21,50 167,683 45063

116 0 OĞUZHAN YAZICIOĞLU -MD 9 10 6,50 2 0 2,00 11 1 10,75 22 11 19,25 167,488 45115
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİLGİ SARMAL TYT 0 161 161 1528 54902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

Okul Ortalaması 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

KATILIMLAR

117 0 ELİF NAZLI BODUR -M 18 9 15,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 0 2,00 27 23 21,25 166,795 45293

118 0 RAMAZAN NAS -M 18 12 15,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 26 22 20,50 164,915 45725

119 0 İLKER SAMİ ÇİÇEK -M 17 17 12,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 30 20,50 164,678 45771

120 0 SEMA ÇAYIROĞLU -M 16 9 13,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 24 15 20,25 164,105 45906

121 21127 HACER ÖZDEMİR -MB 20 16 16,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 27 29 19,75 162,598 46262

122 0 FURKAN BLBL -M 16 12 13,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 25 22 19,50 162,225 46351

123 0 ŞILA 20 12 17,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 11 1,25 27 31 19,25 161,643 46488

124 0 HASAN CAN GALAV 15 15 11,25 3 2 2,50 4 4 3,00 3 3 2,25 25 24 19,00 161,478 46531

125 0 NİHAL ÖZTÜRK -MA 14 23 8,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 27 31 19,25 160,960 46649

126 40 SILA COŞKUN -M 13 11 10,25 1 0 1,00 1 1 0,75 8 8 6,00 23 20 18,00 160,628 46717

127 0 UMUT KAYIKÇI -M 13 16 9,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 27 34 18,50 158,515 47186

128 0 SİNEM ŞAHİN -M 16 16 12,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 22 17 17,75 156,378 47669

129 137 HİLAL KARASAN -MB 14 24 8,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 27 39 17,25 154,973 47968

130 0 FERHAT ÖCAL 13 18 8,50 1 1 0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 7 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 25 31 17,25 153,828 48217

131 0 MUHAMMET DEMİRTÜRK -M 14 11 11,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 21 17 16,75 153,205 48319

132 0 EMİNE KUMCU -MB 18 18 13,50 2 2 1,50 2 2 1,50 22 22 16,50 152,290 48476

133 0 TALİP USTA -M 13 12 10,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 21 20 16,00 150,580 48788

134 0 GÖKAY ÖZDEMİR -M 12 2 11,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 17 5 15,75 150,543 48800

135 0 NAZLI ŞAHİN -M 15 15 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 5 0,75 22 26 15,50 149,613 48938

136 129 HÜSEYİN KANLI -MB 12 17 7,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 22 27 15,25 149,265 49009

137 0 İSMAİL GÜL -M 12 10 9,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 20 19 15,25 148,058 49229

138 109 ENES ÖZTÜRK -M 11 18 6,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 22 29 14,75 147,303 49355

139 0 BUSENUR ÇELİKBİLEK -M 17 17 12,75 2 2 1,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 23 32 15,00 146,953 49423

140 0 BERİVAN ŞEREF -MA 11 22 5,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 23 33 14,75 146,793 49460

141 0 SONAY AKÇAY 10D 17 15 13,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 9 -1,25 23 32 15,00 146,788 49461

142 0 BAHRİYE CEVIZ -M 15 16 11,00 1 3 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 22 30 14,50 145,995 49598

143 0 NİLGÜN ÜNSAL -M 10 14 6,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 20 26 13,50 143,500 50013

144 0 EMRE ŞİŞMAN 12 12 9,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 7 0,25 20 26 13,50 143,025 50085

145 0 ABDULKADİR AYDINLI -M 16 17 11,75 16 17 11,75 137,130 50874
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİLGİ SARMAL TYT 0 161 161 1528 54902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

Okul Ortalaması 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

KATILIMLAR

146 0 MUHSİN RAMAZAN KÜÇÜK -M 16 18 11,50 16 18 11,50 136,340 50965

147 0 AHMET SARIOĞLU -M 8 5 6,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 2 5 0,75 15 15 11,25 136,195 50982

148 152 NİSANUR ATAR -M 14 19 9,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 18 27 11,25 135,790 51037

149 0 MERVE CAN -MA 13 24 7,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 20 36 11,00 135,380 51084

150 0 DURBEY SNZ -M 7 14 3,50 1 2 0,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 17 33 8,75 128,963 51845

151 0 ELİFNURGÜLER -M 9 26 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 39 8,25 126,148 52126

152 0 10D 10 15 6,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 13 24 7,00 122,228 52496

153 0 ABDULL H ŞEKER -M 13 21 7,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 18 45 6,75 121,980 52521

154 0 BÜŞRA BÖLÜKBAŞ -MB 12 27 5,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 17 41 6,75 121,265 52582

155 0 SEDANUR SAĞLAM -M 6 12 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 10 17 5,75 118,308 52835

156 253 SEMANUR DEMİR -M 6 28 -1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 15 40 5,00 116,660 52974

157 0 YASİN KALENDEROĞLU -M 7 15 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 11 26 4,50 113,723 53186

158 0 OSMAN -M 9 23 3,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 13 35 4,25 113,060 53244

159 0 SALİH CAN AKÇAY -M 6 17 1,75 2 6 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 10 25 3,75 111,810 53347

160 0 MERYEM KOCAL -M 8 17 3,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 10 26 3,50 110,908 53405

161 0 MUHAMMET GÜLMEZ -M 5 28 -2,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 12 58 -2,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN TERME Halk Eğitim Merkezi BİLGİ SARMAL TYT 0 161 161 1528 54902

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

Okul Ortalaması 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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BİLGİ SARMAL TYT 0

246,068 37,27
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
CELAL ALTUNCAN 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 37 37 492 20460 % 37,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaCbBBDB D DCa dd aACbABCEE ACDEeCAACBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B d D  d A    E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCB BBAC CC    D    d  D    a  ba   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCdcabCBbC E a  D B

S D Y B%

Türkçe 40 26 9 65

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 12 4 30

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

275,898 24,73
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
DUYGU SEMİZOĞLU 120 61 29 30 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 20 271 13580 % 24,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CeBBDabDEDecCCCeDAC ABCEEAACDEACAACBcBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız e eB d A Bb EaAAEBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BC    CC eC  D DbBA  cA c   BCC       c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCdaDeCbeCEbCBab Bed

S D Y B%

Türkçe 40 30 8 75

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 1 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 13 5 33

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

230,743 45,18
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
EBRU EFİLOĞLU 120 48 30 42 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24803.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 52 52 635 24803 % 45,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  abBBDBC Eb cCdCacACDABCEEbb D dCcAC EBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız    a E A  CaceAAdBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    BAC C ea da  Ce  dD    a BCC       b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız bCc   CACb ECBbD B d

S D Y B%

Türkçe 40 23 11 58

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 8 23

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

184,060 73,39
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
EMİNE GÜVENKAYA 120 32 26 62 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 93 93 1081 40290 % 73,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCeBBDaCDEc c  CDcAd    EE d  cA c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız      d A       AdeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BCaB dCC a   D DCBc ab                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız eC e DCc  EECBa  eec

S D Y B%

Türkçe 40 13 10 33

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 0 50

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 6 23

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 2 43

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 4 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

173,290 79,27
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
EMİRHAN KPLN 120 27 21 72 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43520.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 106 106 1171 43520 % 79,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBCeBBDB    e  eb DAa ABC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BdebeaBdbA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CbebBeACBCCC  cD                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CebCce              

S D Y B%

Türkçe 40 13 5 33

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 0 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 5 23

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

274,498 25,24
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
EMRE GÜNEY 120 62 33 25 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 22 22 281 13860 % 25,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaaeBBDBAD DCBCCCDDACDABCEEbb DEeCAbCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız aEAdaD ECAAcCaEBDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC C BcCBC     DBbCa   D    a  bdb  ab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCbeDeaAe cEcA cbB

S D Y B%

Türkçe 40 30 8 75

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 11 9 28

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

143,025 91,23
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
EMRE ŞİŞMAN 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 144 144 1369 50085 % 91,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız Bdb  DBC  bb  CCeDb c eCEdeA    bA  Ba  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d DB EbA B    eAbeaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız             cb  e b  e aDE b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 12 12 30

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 1 25

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 7 5

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

177,400 77,14
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
ENES ŞAHİN 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 102 102 1139 42349 % 77,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız C ad BBD        dCDDACDABdEEAAeDEAbc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B A D aECcd C aeDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  e   eAaBb                     e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız Ce     ead          

S D Y B%

Türkçe 40 19 7 48

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 1 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 5 5

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

153,828 87,82
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
FERHAT ÖCAL 120 25 31 64 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 130 130 1321 48217 % 87,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız Cad bBeac   Dac CC acCDdBCE Ab bce AAaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız Bc     EC      eDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız bb edBA  d        a b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C C  C Cdb         B

S D Y B%

Türkçe 40 13 18 33

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 2 25

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 7 5

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 0 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

161,478 84,75
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
HASAN CAN GALAV 120 25 24 71 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 124 124 1266 46531 % 84,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız adeBBeBe  D   bC ebCDdBCEEcc   ceAACBaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız                AddDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız c  BA Cb                  ccB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız        Ae dcCB      

S D Y B%

Türkçe 40 15 15 38

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

348,300 6,46
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
KADİR GÜLLÜKAYA 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 41 3548 % 6,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaabBBDBbDcDCBCCCDcACDABCEEAcdDEACAACBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BEA DDBECAAcCCEeDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCBCBBACBCCbC  D DC A    a Ea  eCD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CDCCcaDCBbCCEEaeEDeB

S D Y B%

Türkçe 40 31 9 78

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 4 0 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 19 4 48

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

290,870 19,76
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
KÜBRA KULİM 120 64 20 36 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 16 195 10849 % 19,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CeBeDBbDEDe CCCDaACDABCEE dd EeCAAC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız edA D BE AA C  BDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC C BACBCCe   D D a   D       bab      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCd  DCBACCEddcEDCB

S D Y B%

Türkçe 40 27 8 68

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 5 30

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

239,660 40,57
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
NESLİHANÖ 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 42 42 548 22271 % 40,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CbBBDB   DeB          CE  e        Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B e cDcd AABC EdDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCd  BA aCC    DB  B   D   EB    D  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CedCcbbCBcC EddAEDeB

S D Y B%

Türkçe 40 12 4 30

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 0 25

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 14 2 35

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

294,385 18,71
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
NUR BODUR 120 66 29 25 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 14 177 10273 % 18,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eCeBBaBCDEDCcdCCDccCDAdCEEAdCaceCeeCBEdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız c DBdE A BCbEdcAEBDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız cC BACCC CC    DC  D     EB BCC   CE  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CeAaDDCcCeEECBbD B d

S D Y B%

Türkçe 40 25 15 63

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 18 2 45

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

226,083 47,77
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
NURGÜL ÇAKIR 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 54 54 689 26227 % 47,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BCdBeD Cb DCe bCecACbABCEEAA DE CAeCBbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız   DB E d       AdBDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e BBcCC         d A  cd   a  C   cCa  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız C cd eCAC EECB   B  

S D Y B%

Türkçe 40 24 11 60

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 9 18

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 6 0 86

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

265,693 28,45
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
ÖZLEM ÖZCAN 120 58 27 35 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 23 23 334 15620 % 28,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBdbBBDBeDEceB CCecACcABCEEceCDEACAAaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B ACD  dbA cCCEBDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC  BBAC C     D               bd   Cc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CbCbcbbCBAd EEd cDCB

S D Y B%

Türkçe 40 27 12 68

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 4 0 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 3 23

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

253,308 33,93
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
ŞEVVAL 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 31 31 441 18626 % 33,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaCeBBDB    C  CCDcAC ABCEEb ebEACAdCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B A    dCA B   BDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCd deAC C C c D bC  D D   EB  b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C Cbce eBAC c   cD B

S D Y B%

Türkçe 40 24 8 60

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 6 30

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 1 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

161,643 84,67
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
ŞILA 120 27 31 62 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 123 123 1264 46488 % 84,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCaBe BC  DC   CecACDABCbEdA DEcCAeacdB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dbba      b   cAdeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız B  ccbe   e a  b c e D aa   BC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 20 12 50

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 4 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 11 10

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 2 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

218,810 52,19
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
SÜLE MAN SAFA TURHAN 120 45 33 42 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 64 64 763 28651 % 52,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eCbaBaBC  D   Cb DACDdBCEEecCcEeCddCBEa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dbaBEECA  e EdAAdeea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e BBeCCC        e e  D   Ec  C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız bC  c CAeCEECB c Bda

S D Y B%

Türkçe 40 20 13 50

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 5 20

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

347,075 6,65
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
Z BEYZA GÜR 120 79 17 24 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 44 3650 % 6,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BCbBBDBCDED cCedDaACDABCEE A DEACdACBcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A DB   A  C EcAAEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız eCBBACCCCCCD D DCB   DAbDEa BCC   Cc  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCAaDDCbC cECBED BAd

S D Y B%

Türkçe 40 30 7 75

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 23 5 58

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 1 0 100

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 6 1 86

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

197,430 65,28
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

  -  0
ZÜMRE 120 33 11 76 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35838.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 80 80 951 35838 % 65,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız    Bd BC  DC   C cACDABCEEb         BEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız    B d         AEBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e   ACbC                     C    C   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız      eC   cECB   B a

S D Y B%

Türkçe 40 18 3 45

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 3 13

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

137,130 92,66
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ABDULKADİR AYDINLI 120 16 17 87 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 145 145 1392 50874 % 92,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aeaBBbaC  cb  db aACDABeEEdAdbEACbdCBd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 16 17 40

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

121,980 95,66
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ABDULL H ŞEKER 120 18 45 57 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 153 153 1439 52521 % 95,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 21 6 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdbaBBeB   c   CaecACDbBacbdcbacbCAeeBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 14 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız accdebcdbecadCbB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  C  d bC ad                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız aebCcda             

S D Y B%

Türkçe 40 13 21 33

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 4 0

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 5 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 4 5

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

136,195 92,86
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
AHMET SARIOĞLU 120 15 15 90 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50982.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 147 147 1396 50982 % 92,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız Ca CbBBD e  DC      c     E  d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız ecA  cddCA          A   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız   c deA cC    b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 8 5 20

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 1 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 0 0

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 5 5

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

220,095 51,41
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ALİ CİHAN KUŞ 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 63 63 749 28224 % 51,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BCdBBDBC  DC  aC cACDABCEbAcea          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız db B  CAeB     AEeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BC BAC C da  D               CC   a   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız eded eCACedECB DeBcd

S D Y B%

Türkçe 40 18 7 45

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 4 23

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

229,330 46,03
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ALPEREN GÜNAY 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 53 53 656 25271 % 46,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CaBCeBBaB   DCc  dDacCDABCE AAe         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B A D B  AAcC  eDAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız Cde  BAC C     a b B c DA      eb   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCca CBAe Eb dED B

S D Y B%

Türkçe 40 17 8 43

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 0 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 7 23

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

186,608 71,89
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
AYŞE İNCE 120 30 16 74 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 90 90 1066 39467 % 71,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eaeBB BC  Dec  CDabCDA CEE              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız                AEe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    dAC C C   D   Bd  aA  Ea  C    C   b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız Cbc    c  E  B D B  

S D Y B%

Türkçe 40 13 7 33

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 10 5 25

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

289,838 20,08
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
AYŞE NUR GÜVEN 120 61 12 47 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 17 17 199 11026 % 20,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız cCbBBbBC  DC  CCecACDABCEEA CDcACAACBEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız    B d A  C EcdAEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BC BACCC  C  D DC A  D       C     c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız  C    CAe  ECBED BA 

S D Y B%

Türkçe 40 28 7 70

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 14 1 35

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 0 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 0 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

221,173 50,68
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BAHAR KILIÇ 120 41 16 63 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 60 60 737 27823 % 50,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBadeBBDBA  DC  CCeD CDABCEd A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız   A aD d A     BDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC   BA  C     D      eD     c bC C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız        CBbCebE cbD B

S D Y B%

Türkçe 40 19 5 48

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 3 23

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 1 0

Özel Üçgenler 3 1 1 33

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

145,995 90,34
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BAHRİYE CEVIZ 120 22 30 68 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 142 142 1358 49598 % 90,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB abBBaa   DD   a ceCcAdCEEbc eEcCAbdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız Bcd ccdcaAAB Ca  Ade     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız Caa           c   a                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 15 16 38

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 4 3

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

171,105 80,42
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BARIŞ ATEŞCİ 120 27 19 74 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44151.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 109 109 1190 44151 % 80,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız debBBaBC  D   eC aAC ABCEc AdDEc AAeaEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız   a dECA BC ca AdBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    B  b                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 18 13 45

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 1 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

250,398 35,18
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BATU ZDMR 120 54 30 36 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 33 33 460 19314 % 35,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdaeBBDdA  Dea dCDcACDAeCEEAAdDEbCAACed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BEA c  EdAAcb EBDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC   BACBC Ca d  D  e      c   b c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCeaDCaA   baAcD B

S D Y B%

Türkçe 40 24 13 60

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 6 23

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

360,883 4,65
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BEDİRHAN AKÇAY 120 85 27 8 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 22 2551 % 4,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBCeaBDBADEbbeeCCDcACDABCEEAACcEACAACBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BEd D BE dABCdEcDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCBCBeACdCCCC ED bCBA dDAEDEBcBcCDC Cc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCdaDCBAeCEddAEDCB

S D Y B%

Türkçe 40 32 8 80

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 28 7 70

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 1 0

Özel Üçgenler 3 2 1 67

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

296,800 18,04
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BERRA ERTANTU 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9907.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 13 162 9907 % 18,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CbBBDBADEDCcCbeDaACDABCEb A cEeCAbCeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B      d A      DAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCeCBBACBCCeC ED DC e  D E  B BDC a  c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCeaDCBAe EEaA DCB

S D Y B%

Türkçe 40 26 11 65

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 21 5 53

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 2 1 67

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

308,860 14,86
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BERRE YILMAZ 120 69 25 26 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 11 137 8161 % 14,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CbBBeaCDEDeBCCCaDACDABCEEAAdeEACAACacBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız ddcB d A  C EBAAEBDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BCBBACCC CC  D DC e  D      BCC CBCc  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCbCDeC e  EeaEcCBda

S D Y B%

Türkçe 40 30 9 75

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 1 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 20 3 50

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

244,748 37,89
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  21199
BETÜL BEBEK 120 48 9 63 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20805.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 38 38 503 20805 % 37,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eCeBBDBC  DC  CCDcACDABCEEAAeDEACAACBEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız    B dCADBCCEBAAdBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız                           a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız C  d eC             

S D Y B%

Türkçe 40 32 4 80

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

250,093 35,30
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BURAK ŞAHİN 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 34 34 465 19378 % 35,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aebBBDBC  DC   CDDACDbBCEbbAd dcCdeCeEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A bB b A Bb dBAAdBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BCdBACCCe    D  C A       B  CC  B c  b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCcaDeCAe cdCB      

S D Y B%

Türkçe 40 21 12 53

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 3 25

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 14 4 35

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

146,953 90,02
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
BUSENUR ÇELİKBİLEK 120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 139 139 1350 49423 % 90,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBeCbBBedd  DaeedCcD CDdBC dAdd EA AebcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BaAe  adaAed edBDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız be    c   b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 17 17 43

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 4 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

192,688 68,25
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ÇAĞATAY KARADENİZ 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 81 81 992 37471 % 68,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdeeBBDa   bC  Ca D CaABCEEAA cEACAdCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız a d a dECAABCCE DAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C                   

S D Y B%

Türkçe 40 21 10 53

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 3 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

261,900 30,07
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
CELAL EFE AKBULUT 120 56 30 34 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 28 28 373 16511 % 30,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCCBBDBC   C  abaccCbABCEEbA DE CbACBd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dbDBbECA  e EcAAEeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız B cBACCCC    D b  AD DAae B BdC C C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCAe DCbdCa ee aCBd 

S D Y B%

Türkçe 40 21 10 53

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 17 5 43

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 4 20

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 1 1 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 5 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

174,460 78,68
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
CELAL GENÇ 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 105 105 1161 43199 % 78,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB deBeeab  Da  aaaDcCDABCEE AeDaeCAcCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B A  cBdCAeab ceDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  C       C                 E            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CD      e        c d

S D Y B%

Türkçe 40 18 16 45

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 0 8

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 0 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

334,518 8,97
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
CEREN 120 77 25 18 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 7 7 68 4927 % 8,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CCBBDBCDED cCCdDcACDABCEE A DcACAACBEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız ddeeEdCAD C dBAAdeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız eCBBACCCCCC EDdaCeA dcAcDEBABCC   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCdeDDCAC c eBcDCBAd

S D Y B%

Türkçe 40 32 4 80

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 23 7 58

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 1 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 1 0 100

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

167,683 82,08
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
DİLARA ÇALIŞKAN 120 25 14 81 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45063.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 115 115 1218 45063 % 82,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdbbBe     bC   C DAC ABCEE A D ACAdCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız e   e  dCAAc        A   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  e                a          d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 20 7 50

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 3 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 1 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

128,963 94,43
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
DURBEY SNZ 120 17 33 70 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51845.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 150 150 1414 51845 % 94,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB d   e AbcDba e DD b   Ca   a   db  da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız e d D eECAecC d   ae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız dC bd    d      B                      B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız  eC  d d ee c a    B

S D Y B%

Türkçe 40 7 14 18

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 0 25

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 4 8

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

215,965 53,91
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
EFE YÜKSEL 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 67 67 791 29596 % 53,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aaeBBaBe  bCc dCecACDAaCEEdc D ACbAae B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız  bDB ECA a  d  AdBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız  C BAC C e   a b     D   EB  C        b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız eCd  DCb dEECB D ec 

S D Y B%

Türkçe 40 17 16 43

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 4 23

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 2 43

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

238,493 41,11
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ELİF AYDUVAN 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 44 44 557 22571 % 41,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdCeBBbBb  DCc bCbcAbDABCEEbc  EeCAACBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B c D  E A     eDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız Cb   aAC C     D       D   E   bC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCAb CaAC cE ebDCB

S D Y B%

Türkçe 40 22 13 55

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 8 3 20

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

181,545 74,90
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ELİF BERRA 120 36 42 42 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 97 97 1103 41123 % 74,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBebBBaa   be  CCDecCDAdCEbAA   cCbACB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız edd c   CddcC EdDAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  Ca cBcbBbd b  c    A d   b    D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCAb Cdbe cacdbc B

S D Y B%

Türkçe 40 19 12 48

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 4 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 10 13

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 1 0 33

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 5 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

166,795 82,50
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ELİF NAZLI BODUR 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 117 117 1223 45293 % 82,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdaa B  bD D    C ccbeABCEEA    ACAdCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız a d   ddCAe b E DAd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız Ce  cd Ccda a    D B

S D Y B%

Türkçe 40 18 9 45

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

202,793 61,93
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ELİF ÖZDEN 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(34001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 77 77 891 34001 % 61,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB aeBBDBA  DCcbCCDcAC ABeEEAceDaACcACaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız a c D ddCcABC EdDAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız bC    e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeC  e Cabe   a E   

S D Y B%

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

126,148 94,94
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ELİFNURGÜLER 120 18 39 63 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 151 151 1426 52126 % 94,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 26 5 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CdaaeBBacb  De  eCbebbaAdebddA aEcdAebea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız aceeeDdEaAedCeEdDAaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C       a           

S D Y B%

Türkçe 40 9 26 23

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 3 25

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 5 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

170,020 80,95
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
EMİRHAN ÇAYAN 120 29 31 60 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 111 111 1200 44445 % 80,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCbBBeaC  Da  CC bACbABCEdAb   dC   BcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d    d A       AdeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız   B eaCC    E    d  Cb       C     d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız bC   edce adCd   Bda

S D Y B%

Türkçe 40 17 11 43

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 6 5 15

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

332,638 9,34
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
EMİRHAN KIDIK 120 77 26 17 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 8 71 5127 % 9,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBcCbBeDaADaDCBCeCDDACDABCEEAdCDcACAACBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız c cdDDaECAABC E DA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC CBBACBCbCC dD DCBA  Dc  EB  bC  eCc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CDCdbebCBACbEEaAbDCB

S D Y B%

Türkçe 40 31 9 78

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 21 6 53

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

168,778 81,56
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  112
EMİRKAN YILDIZ 120 30 35 55 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 114 114 1213 44777 % 81,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız abbBeaBCD cD  CCeaACDABedEA     CcAbab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız e DBcbdAee C B AdceB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız  eaeed Cb aD  BDba D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız   c D Cb  a         

S D Y B%

Türkçe 40 16 14 40

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 1 0

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 5 9 13

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 1 0 100

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 1 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 2 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

147,303 89,90
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  109
ENES ÖZTÜRK 120 22 29 69 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 138 138 1348 49355 % 89,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 18 11 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaadBeDaAb DDBdebac    aeEbeA   db   eE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız addCebcEeAcBCC BDAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız C c   d                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 11 18 28

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 3 0

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

172,665 79,63
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ERGÜL E* EN 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 107 107 1181 43720 % 79,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dbdBBDBC  Dba e  cAC ABCEEAc  Ec AAd  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A aB dCA abCEacAdBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    Bc     b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız b                   

S D Y B%

Türkçe 40 17 11 43

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

254,933 33,13
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ERTUĞRUL ŞAHİN 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 30 30 424 18189 % 33,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CbBBaBC      CC DcCDABCEEAcCDEcCdACBbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız   DB dCA       A BDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız B BBeCCCCeC bD    b    b Ea  CC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCdbDaCAe  bCBEe BAa

S D Y B%

Türkçe 40 24 7 60

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 0 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 12 6 30

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

169,055 81,42
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ESMANUR SOYLU 120 28 26 66 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 113 113 1207 44700 % 81,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BadBaDBaD ce  bCDccCDABCEEbAC EeaAAedaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d De dCAa  C B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    eAdbC        e c       Bd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 20 16 50

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 0 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 6 8

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

183,695 73,62
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ESRA ERGEN 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 94 94 1086 40419 % 73,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCbBdDaC cDC  bCDcACDABCEEbAeD eCAAeaEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A DBaECAe b ddAdacDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız      eC                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 23 13 58

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve Ekonomi 1 0 1 0

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 1 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

239,510 40,64
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ESRANUR BALCI 120 47 14 59 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 43 43 550 22311 % 40,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBCeBBDB   ce  CCDaACDABCEEA  bEdCAAC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız                BDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC   aACdC    d   C    D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCC   eBce EEaA DCB

S D Y B%

Türkçe 40 25 6 63

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 3 18

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 1 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

393,823 1,45
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
FEYZA BEŞİRLİ 120 92 14 14 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(794.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 8 794 % 1,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CeBBDBADEcCBCCCDDACbABCE      ACAACBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BEA cDadCAAdC EBDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCBCBBACBCCCC  D DCBADCDAED acBbCD eCcAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CDCCACDCBACCEEaAcDCB

S D Y B%

Türkçe 40 30 3 75

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 30 5 75

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 1 0

Özel Üçgenler 3 1 1 33

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 7 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

162,225 84,42
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
FURKAN BLBL 120 25 22 73 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 122 122 1258 46351 % 84,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dbbBBDBC  bed Ca aACcAdCEEdA D AdA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A eB ECAaB dccdAdeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız       d a              E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 16 12 40

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 0 4 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

150,543 88,89
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
GÖKAY ÖZDEMİR 120 17 5 98 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 134 134 1338 48800 % 88,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBCCBBacADEDC                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız   d  ee CA          A   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız C                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 12 2 30

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 0 0

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 0 3

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

262,408 29,87
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
GÖKÇE AYDOĞAN 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 27 27 364 16400 % 29,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCeBBDBC bDCB CCDDACDABCEEAceDEACAAC  aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız      E A  C EdcAdeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız B BeACbCCC  dDc Cee aD c Ea BCC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız Cdc   C   c eB D    

S D Y B%

Türkçe 40 30 6 75

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 14 9 35

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 2 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

220,468 51,17
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
GÖKHAN ERDOĞAN 120 45 33 42 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 61 61 746 28092 % 51,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBeCaBBbBADEcaceCCecACcABCEdAbCbEACAdCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B AdceBdaA     BDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCB BBAC C                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CabCceDCBcbda d bD  

S D Y B%

Türkçe 40 24 16 60

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 8 0 20

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

328,545 10,21
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
GÜL NİHAL AVAR 120 75 23 22 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 9 86 5604 % 10,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBCbBBDB   DCBCad cACDABCEEbcaDEACcACBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B ddDDBECAAaC EBDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCBCBBAC CCCCDaD DC e      EB  b    CcA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CDCCceDCBbebEEdcEDCB

S D Y B%

Türkçe 40 27 9 68

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 20 4 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 1 0 100

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

241,135 39,75
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
GÜNNUR SARI 120 50 23 47 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 40 40 532 21826 % 39,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eCeBBDaC  De  dC DACbABCEEbAeDEACdACBEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d eB ECA    EcAAEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e   A Ca    aD   e   D       C        b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız Ce e  CAe cECB b BAa

S D Y B%

Türkçe 40 26 9 65

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 5 13

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

292,858 19,21
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
HÜSEYİN BODUR 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 15 15 184 10544 % 19,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCeBBDBC  Dee CCDDACcABCEEbdCDacCAACBEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d DBEd A d     AEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız   BaA CC     D DC      E      CDC Cc  bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCc DDCAC EdCB DCBcB

S D Y B%

Türkçe 40 28 9 70

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 13 3 33

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

164,678 83,37
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
İLKER SAMİ ÇİÇEK 120 28 30 62 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 119 119 1239 45771 % 83,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız db BcDBC  DDe ba cACeAeCEEebCad CdAaBEdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A bB dCAa CecBAAdeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e    d      a                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız    e        eB   e  

S D Y B%

Türkçe 40 17 17 43

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 3 0

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

148,058 89,67
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
İSMAİL GÜL 120 20 19 81 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 137 137 1344 49229 % 89,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız baaCdBBeB   cC   C  AC cBCbEAd a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız    dec  CdbBeCb DAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C C    a d          

S D Y B%

Türkçe 40 12 10 30

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 2 0 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

255,163 33,01
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
KARDELEN TORAMAN 120 53 20 47 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 29 29 418 18125 % 33,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCCBBDBC  Dbc  C eACDABCEEb eDEACAdCBba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A DB   A  CCEc AEeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız B BBcCCC        eB  eD E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCe DDCA  bECBEb ee 

S D Y B%

Türkçe 40 24 9 60

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 9 3 23

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

246,503 37,08
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
KN YILMAZER 120 51 22 47 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 36 36 491 20358 % 37,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB eeBBDB   D   CCDeACDABCEEAA DEeCAdCec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B cde  dCAdcC EBDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC  cBA  C    d     A    E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeeCd DCe C abaAED B

S D Y B%

Türkçe 40 25 7 63

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 2 18

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

354,060 5,60
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
KÜBRA BEKTAŞ 120 81 13 26 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 32 3073 % 5,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CbBBaBCDEDCB CCDcACDABCEEbd DEACAACBEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A DB ECd  C EBAAEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BCBBAdCCCCC ED Dee D     EBABC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCcCDDCAeCEdCBEDCBAa

S D Y B%

Türkçe 40 32 5 80

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 19 3 48

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 1 0 100

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 6 1 86

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

211,605 56,50
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
LALE MARAL 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 70 70 826 31019 % 56,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız C aabBBbB   DC  CCDDACDABCEEb dDE     BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız       a CAAcC EBDAd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC   aA                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CbCCcb CBd   a   e B

S D Y B%

Türkçe 40 22 6 55

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 1 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 1 8

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

110,908 97,27
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
MERYEM KOCAL 120 10 26 84 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 160 160 1475 53405 % 97,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 17 15 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız d eaBDeCbE   ab e A Dcd EbA d a d  d bd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız e aBd Cc a e  c d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız     b                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 8 17 20

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 2 0

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

153,205 88,01
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
MUHAMMET DEMİRTÜRK 120 21 17 82 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 131 131 1323 48319 % 88,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız bB CbdBaBc  Da CbC DbC  BCEEA    c    ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B ddD BdCA     cDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 14 11 35

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

0,000 98,74
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
MUHAMMET GÜLMEZ 120 12 58 50 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(54210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 161 161 1508 54210 % 98,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 28 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BaaBaeaacbeDedCbaed    eEdebdaaebb  e dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız eCbdEcbcaddedBeAEeaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 2 15 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CdedabCbeadd  cbbdb 

S D Y B%

Türkçe 40 5 28 13

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 3 0

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 5 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 2 5 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 5 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

136,340 92,83
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
MUHSİN RAMAZAN KÜÇÜK 120 16 18 86 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 146 146 1395 50965 % 92,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aaCBBDBd  cDc bCDeAebA CEcAc ecACAbaebc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 16 18 40

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

190,610 69,53
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
MÜRSEL MORAL 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 84 84 1018 38171 % 69,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBcCbBBDBA  bec CCaDAa ABCEEAb cacCAeCeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B ACD  dCAAcb EBDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 14 53

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 4 0 80

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

149,613 89,14
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
NAZLI ŞAHİN 120 22 26 72 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 135 135 1340 48938 % 89,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdadBBbac  DC  CC Dc a  eEEAA e AdAdeeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız     D   bA de dBDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız         c C   b   C       e a  e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 15 15 38

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 5 5

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

276,380 24,56
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
NESİBE İNCE 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 19 19 268 13484 % 24,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCdBeeBCDaDCdCCdDDACDABCEEAddcEcCcACBEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AaDBEdCA  baEdAAEBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız cbcBACCCC       aB     E E   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CdAe cCACCEbCBEDbBAa

S D Y B%

Türkçe 40 27 13 68

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 4 25

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 3 43

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

143,500 91,10
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
NİLGÜN ÜNSAL 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 143 143 1367 50013 % 91,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 14 16 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız deCaeaBa   C  dC cAC AcCEdb  a eCc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A eB EaA  d bBcddeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız c ea   C  C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız Cd                  

S D Y B%

Türkçe 40 10 14 25

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Ekonomi 1 0 1 0

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 3 5

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

135,790 92,96
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  152
NİSANUR ATAR 120 18 27 75 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 148 148 1397 51037 % 92,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız aBedbdeDBA  DC  bC DACceBCEdbb  adbAeaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız    d e dCA   b   Ad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  C     b    b               e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 14 19 35

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 3 25

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 3 3

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

231,203 44,94
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  66
NUR SILA AYDIN 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 49 49 627 24673 % 44,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdCeBBaa    C  bCecAaDABCEEAddbEACdACBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız          A    dBDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCc  BACBC  C  D  CB  CD       b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CadCc beBb   E  cD c

S D Y B%

Türkçe 40 22 12 55

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 13 2 33

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

113,060 96,98
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
OSMAN 120 13 35 72 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53244.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 158 158 1467 53244 % 96,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 23 8 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eadBeaBC bbCdadCDcbCa deb bd D  bc  caBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d   cEaADe  dd Adda      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız   d   d         e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 9 23 23

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 1 0

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 3 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

198,765 64,43
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ÖZGE GÖKMEN 120 37 24 59 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 78 78 939 35374 % 64,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCCBBDBC EDCB dCecAaDABCEdcbaDacCcACBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AdcBEdeADaCaEcAAEeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e   A b                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 24 14 60

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

186,680 71,86
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
PARLAK 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 89 89 1065 39451 % 71,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız C  db B     De           CE           BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız  dc a  E A     BDAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCeC BA BC     e    A bD   Ea  ba  a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCcdDCBbe dEcedD B

S D Y B%

Türkçe 40 7 3 18

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 0 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 0 25

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 3 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 7 25

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 3 3 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

164,915 83,28
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
RAMAZAN NAS 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 118 118 1233 45725 % 83,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CbdBeB   bC  bCaDACcABCEEbAe ceC dC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız Bdd DcBdCAAcb d DAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız                                e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 18 12 45

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

328,048 10,33
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
RECEP EMRE KARAPIÇAK 120 74 19 27 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 10 87 5674 % 10,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaeeBBDBADED BCb DcACDABCEEb abEACdbCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B A D aECAAcC EBDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCB BBACBCCC aaD DCB   DA     BbC   Cc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CDCC eDCBACCEEde  CB

S D Y B%

Türkçe 40 26 10 65

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 20 4 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 1 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 1 1 33

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 5 1 71

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

183,350 73,82
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
RÜMEYSA KÜÇÜK 120 31 19 70 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 95 95 1088 40526 % 73,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız adeBBDBC  be CCC cAC ABCEE A  EeCAAaBaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dCDBadCAeaCb  AAdBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 11 53

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

111,810 97,17
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SALİH CAN AKÇAY 120 10 25 85 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 159 159 1472 53347 % 97,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 17 17 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız Caca ddad   ca  beaeA    a  A    dCAAad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız bC  aBc               d  a   e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeC    e            

S D Y B%

Türkçe 40 6 17 15

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 2 0

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 6 5

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 1 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

170,545 80,70
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SALİH UZUN 120 32 40 48 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 110 110 1196 44305 % 80,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBebBBadbc cbB CeecACDeBCEdbbdbEACAACBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız acA c B  Aec  dBDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC  dac                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız Ceebcd CBc   daecb e

S D Y B%

Türkçe 40 20 18 50

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 3 5

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

177,988 76,80
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SEDA ÖLMEZ 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 100 100 1134 42164 % 76,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eCdBBDBCD bCB dCecACDABCE bceDbAdAACcd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız ceDBEE AedCedcc     ddeBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız   c b  C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 22 13 55

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 0 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

118,308 96,24
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SEDANUR SAĞLAM 120 10 17 93 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 155 155 1455 52835 % 96,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız d  Be BC c aabd aD     C       dC   ca b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız  Cc    c a     AdBDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 6 12 15

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 1 25

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 0 0

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

164,105 83,61
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SEMA ÇAYIROĞLU 120 24 15 81 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 120 120 1244 45906 % 83,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  beceD C  D   CCDc C ABeEEA    AC Aae aA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d Dc  CA B    AAdeDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız        c    C       

S D Y B%

Türkçe 40 16 9 40

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 0 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

230,910 45,10
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SEMANUR ATİK 120 48 36 36 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 51 51 633 24759 % 45,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB  bBeaB  bcC  CaeD CbABCEEbc Dcd AA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız Bad e  ECA c   eDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCB BBACBCdeCDED DCcb eD       bd  c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCAdeedAe cEaddbCB

S D Y B%

Türkçe 40 16 12 40

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 16 8 40

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 1 0 100

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 4 3 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

116,660 96,49
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  253
SEMANUR DEMİR 120 15 40 65 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 156 156 1458 52974 % 96,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 28 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız a CdBaBeadD daCe edecbcecabc  deeAeaea d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dd B  aADB b  dA e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız   cBA       b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız             CBde ee 

S D Y B%

Türkçe 40 6 28 15

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 4 0

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 1 0

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 0 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 4 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

342,525 7,45
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SENA 120 80 32 8 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 6 53 4089 % 7,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCaBBeBCDEDbcdCCacACDABCEdbcbDEdCAACBEBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dCaBadCAD CacBAAEBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BCBBACCCCeCDED  C AD DAEDEB BCCDCaCd Bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCAacDCAbCEECBEceBdd

S D Y B%

Türkçe 40 26 14 65

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 29 4 73

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 1 0 100

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 2 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

262,758 29,71
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SERKAN KAYNAR 120 56 25 39 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 26 26 358 16313 % 29,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CdBBaBC EbCBdCCDcACDABCEE cCDaACAACaEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d DB  CA dbCEcAAEeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BeB ACCCb a  D   B  CD       C        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız b  b eCce  ECBa  BAd

S D Y B%

Türkçe 40 29 8 73

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 11 4 28

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 3 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

304,760 15,90
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
ŞEVVAL KÜÇÜK 120 67 18 35 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8729.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 12 144 8729 % 15,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız c bBBDBCDEDCBCCCDcACDABCEEAAd Ee    BdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d eB d A  C EBAAEeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 16 2 22 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BCBBACCCCeC E   CBA       B B         b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CCeaDDCACbdECBdDCBc 

S D Y B%

Türkçe 40 28 6 70

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 16 2 40

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 5 2 71

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

160,628 85,09
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  40
SILA COŞKUN 120 23 20 77 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 126 126 1271 46717 % 85,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız ebbBeaBCaEcCdCeCDDbCDeBC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız        A       Ad        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız a BeAaCbb    Dd C         a BCC       e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 13 11 33

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 1 25

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 0 0

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 8 8 20

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 1 0 100

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

156,378 86,83
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
SİNEM ŞAHİN 120 22 17 81 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 128 128 1302 47669 % 86,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCaBBeBC  cC  ab cACaABCEEAA  bdCcddedd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız   DB   A   C   dE  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 16 16 40

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Din ve Ekonomi 1 0 1 0

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

220,360 51,21
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  99999
ŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 62 62 747 28118 % 51,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCdBeDaC  De  bd eACDABCEEAceaE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız c DBcECA Bb EcAAdBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e  BACCCC    D                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CC eDeCAe EECad  BAa

S D Y B%

Türkçe 40 15 11 38

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 1 18

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 4 2 57

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

150,580 88,86
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
TALİP USTA 120 21 20 79 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 133 133 1337 48788 % 88,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB aecdDBb  bec CCeDcCDABbc A         B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız e   e  ECAABb ceDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız      c        c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 13 12 33

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 1 25

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

225,775 47,96
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
TUBA ERCAN 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 55 55 694 26330 % 47,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdCaBBDB   DC  CCDcACbABCEEbceaEACbdCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B d      A cb EBDAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC  BBA  C     a         E              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CDbeceDeBcb  Ede D B

S D Y B%

Türkçe 40 24 11 60

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 1 18

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

176,748 77,50
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
TUĞBA ADAR 120 32 32 56 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 104 104 1143 42547 % 77,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CeBBDdbb ceBdCCecACDABCEddbacEcdAdCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BcdaDed CcABCCdcDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  C d Bcb         b          c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 19 19 48

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 5 5

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

262,955 29,63
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
UMUT ÇANDUR 120 57 26 37 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 25 25 356 16268 % 29,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBeCeBBDB aEDC  dCacACDABCEEA  DEbCAACBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BEACDDBbCAdBCeEBDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCe cBAC CbC  Ee   e  ac    c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCC   Cecedb    D B

S D Y B%

Türkçe 40 27 8 68

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 8 8 20

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 1 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 5 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

158,515 85,95
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
UMUT KAYIKÇI 120 27 34 59 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 127 127 1284 47186 % 85,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CdB e C  cDdeC DeAa b CE  b DceecACebBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız  dcBbEdADe CEcAAdcDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız Cb d eCd  cceecD B a

S D Y B%

Türkçe 40 13 16 33

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 0 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 2 25

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 2 3 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 5 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

113,723 96,87
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-M  -  0
YASİN KALENDEROĞLU 120 11 26 83 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 157 157 1465 53186 % 96,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 87 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 15 18 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dadadaBC  bCe b  D CedaCE bbe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d  c  dAD   bBdAdc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız        b    bb  e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 7 15 18

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 1 25

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 2 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 4 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

232,545 44,23
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  21115
ALİ İBRAHİM ELİCABUK 120 46 18 56 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 47 47 610 24285 % 44,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CaaCbBBDBe  De  ba DACDABCEdbAa aACAdCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B d DaBECAABCCE DAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  C   B  B                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CeCCc   a    E d  CB

S D Y B%

Türkçe 40 22 12 55

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 0 8

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 2 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

146,793 90,09
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
BERİVAN ŞEREF 120 23 33 64 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 140 140 1352 49460 % 90,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 22 7 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBcabBcad   ce  bb c aabBCEEcdeeaACbAaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız acd c BECAABC EBDA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız                     b       c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız  a  c  d      B    e

S D Y B%

Türkçe 40 11 22 28

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 4 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

248,455 36,12
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
BEYZA GÜNDOĞDU 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 35 35 474 19831 % 36,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız dBeCeBBDBAeEDeBdbaecACDABCEEbc b eCAACBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B AdD cdCAABCCEBDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCe BBA  C  C       e  c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız  DCC a Cc C  E   ceB

S D Y B%

Türkçe 40 24 14 60

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 3 18

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 1 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

192,660 68,28
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
CANER ARSLANTÜRK 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 82 82 993 37486 % 68,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  eeBBDBC  DC  bC cACDABeEEeA DbcCAeeBba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AdDB dCA aCdEdAAEeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız       C                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız b           e    B  

S D Y B%

Türkçe 40 20 12 50

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 0 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

238,013 41,32
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
CANSU CANBULAT 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 45 45 560 22684 % 41,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eCCBeDBC EDDa CdDDACaABCEbAceD ACcACebaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız ACDBEECADBbCEdAAEeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız   cBcC d  a     C                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız      e b   ECa DdB  

S D Y B%

Türkçe 40 25 12 63

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 5 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 4 8

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

177,613 77,03
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
EDANUR YÜKSEL 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 101 101 1136 42290 % 77,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBCdBBDB   cC  eC DbCDABCEEAceD ebcAaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BcbbDeedCcAdbCEaDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C      d        b  a

S D Y B%

Türkçe 40 22 11 55

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

241,440 39,60
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
ERDEM YILDIRIM 120 47 11 62 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 39 39 527 21739 % 39,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CdBBDBC d  B C DcACaABCEEb aDEeCAACB BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız b DBEECAaB CEBAAEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız c  BA  C             e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız C     C          B  

S D Y B%

Türkçe 40 25 7 63

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 2 8

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 0 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

208,090 58,63
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
İREM NUR DEMİRCİ 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 73 73 853 32188 % 58,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaCdBBDB   Db  CCDacCDABCEEAcbecAC bCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız Bcd Da ECAA bCEcDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  C   e      b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C C              D B

S D Y B%

Türkçe 40 23 11 58

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 0 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

213,793 55,18
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
İREM SAĞLAM 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 68 68 811 30293 % 55,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BadBB BCDEDCcCCCaeeCDABCEEA  DdcCAcC bBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A DB  CA BeCcceAdeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız       b              D    a  C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız CC   eC     ed      

S D Y B%

Türkçe 40 26 10 65

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 2 5

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 3 1 43

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 2 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

212,153 56,17
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
MERVE AKTAŞ 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 69 69 822 30841 % 56,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBBabBaDB   DD  dCaaACDABCEEAddDEdCbdCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BcAdDDBbCAAcCCEcDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız  C    c             e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C  b   edb         B

S D Y B%

Türkçe 40 23 12 58

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

135,380 93,05
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
MERVE CAN 120 20 36 64 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(51084.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 149 149 1401 51084 % 93,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 24 3 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız abbBeaBe  DCc dCDccbDbaeEadAeeddaceCBEdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AeaB  CeaabCEccAdd e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız     c C                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 13 24 33

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 4 0

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 1 1 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

160,960 84,97
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
NİHAL ÖZTÜRK 120 27 31 62 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 125 125 1269 46649 % 84,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 23 3 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CaBBDBCbd C abCaccCbbaCcEAAdaaebAeaadde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AbDB ECA cCCEBbAdcDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız   d         c      e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 14 23 35

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 2 0

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 3 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 1 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

204,003 61,20
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
NURSENA TEMİZ 120 37 17 66 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 76 76 879 33602 % 61,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CeBBDBC b ea CaDcACDABCEEAcCDEACAbCccB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AdeBbdCA BeCEcAAEBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 25 10 63

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

185,733 72,35
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MA  -  0
UMUT GONCA 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 91 91 1071 39723 % 72,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBeadBBDaA   acCCC cACc BCEEAAdeccCAACBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B      d AAcCC BDAEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 22 13 55

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

169,723 81,09
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  133
BELİNAY DEMİRDEN 120 27 20 73 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 112 112 1201 44518 % 81,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  bbBB  C  bCcCCCecbCbbdCEE  eD ACAAC d b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız c cB ECA  e EcdAEBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız C c                 

S D Y B%

Türkçe 40 17 13 43

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 0 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

178,225 76,64
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  0
BETÜL AKÇAY 120 30 21 69 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 99 99 1131 42079 % 76,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CbBebdb  DC  bCacACbAdCEdb   ccCAdCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B A  D ECdAcCCEdDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız             d               e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C                   

S D Y B%

Türkçe 40 17 15 43

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 0 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

210,748 57,00
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  132
BUĞRA GÜNALP 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 71 71 834 31293 % 57,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CeeC BBDab  DDB b D cCDABCEEb   cACbAC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BEAbeDBECAdaCCEBDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız Cb  BBA   a a         e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 20 10 50

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

121,265 95,77
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  0
BÜŞRA BÖLÜKBAŞ 120 17 41 62 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 154 154 1442 52582 % 95,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 27 1 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız cebaeDBCa bbeCbCeDACbAabEdbdbaEcabcdeaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d eacE ADabCdedAbabc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız     e                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 12 27 30

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 3 25

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 4 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

152,290 88,30
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  0
EMİNE KUMCU 120 22 22 76 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(48476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 132 132 1324 48476 % 88,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBeCbBBbB D DC  aaaDcCceceEabACaacCAAadE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BdA b cdCA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 18 18 45

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 0 4 0

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

204,793 60,63
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  134
EMRULLAH TOMBAŞ 120 37 16 67 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 75 75 874 33285 % 60,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaCeBBDB    a  CCacACDABCEEbddDEACAACBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız a AbcaBdCAABbCEdDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 25 9 63

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 3 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

162,598 84,26
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  21127
HACER ÖZDEMİR 120 27 29 64 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 121 121 1253 46262 % 84,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBabdBBDBb  Da  bCDcbabeBCEEAAdDacCddCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız eaddbcebCcAdCCcaDAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 20 16 50

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 0 5 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

207,025 59,29
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  0
HASRET YILMAZ 120 37 13 70 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 74 74 859 32549 % 59,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BCCBBDBe  DC  CCeDACDABCEEbAdbEACAbCBcB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d DB d A  eCdcdAEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 28 7 70

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

210,540 57,10
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  136
HATİCE YILDIZ 120 39 17 64 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 72 72 835 31349 % 57,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aCdBBDBCD De  bCbDACDABCEEAACDEdCAACebBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A DB dCA ae EBeAdBDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    aA a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 28 9 70

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

154,973 87,37
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  137
HİLAL KARASAN 120 27 39 54 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 129 129 1312 47968 % 87,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 24 2 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız edaBeDBCaabbcb CaccCDAeeEEA aabcdbACedBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dCDBddCAcaCdE AAdBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız dbc  eC    Edddc    

S D Y B%

Türkçe 40 14 24 35

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 1 4 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 2 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

149,265 89,27
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  129
HÜSEYİN KANLI 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 136 136 1341 49009 % 89,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 17 11 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CaBCaB  de d eB bC eAC A aE bda b CAdbed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B *Ceeed Ae CCac AdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız bCB                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C                   

S D Y B%

Türkçe 40 12 17 30

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 1 25

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 1 5

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

188,853 70,59
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  0
İSA YILMAZ 120 36 33 51 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 86 86 1048 38756 % 70,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dabBeDBCDEbCa CbacACDd CEEAAdDEACAbCeb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dCDB bCAcd CdBAAdeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız a  Bc C         e    e      B   dc   a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız   b   Ce     ad     

S D Y B%

Türkçe 40 22 14 55

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 1 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 3 7 8

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 2 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

231,323 44,88
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MB  -  21130
KERİM CAN AMANVERMEZ 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 48 48 626 24640 % 44,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız abbaBDaC  DDB CCDDAbDABCEddcbcEACAACBEBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AbDBEECADabCEcAAdBDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız e BBA C C C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 25 12 63

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 6 1 15

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

216,988 53,29
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
ALEYNA YÜKSEL 120 42 21 57 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 65 65 780 29259 % 53,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdCbBBDBb  Dac CbDcACbABCEEbA DEdCAACed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B cbDD dCAAcC EaDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız bC       C                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız CebC   CBd          

S D Y B%

Türkçe 40 24 12 60

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 1 5

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

224,113 49,00
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
BAHADIR TAŞ 120 40 14 66 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 57 711 26900 % 49,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  daBB BC   C  CbDaACaABCEEbc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A DBcECADBbe c AEeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız B BBACCC     D D  Ab D E  BA d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 14 7 35

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 14 2 35

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 1 0 100

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

191,333 69,11
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
BATU KSMY 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 83 83 1010 37945 % 69,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BadBBa CD Dad aCDcACDABCEEbb e cC dCa B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız  d BEdCAedC dBAAEeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    BA CC                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 19 13 48

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 0 10

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

222,553 49,88
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
EBRU KULİM 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 59 59 724 27385 % 49,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBdCeBBDBADEDCBCCaecACDABCEEbcCDaACAedBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız Bbdbc BECAABC EdDAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız C    e                         e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 29 11 73

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 2 3

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

189,633 70,13
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
ELA ÖZDEMİR 120 33 18 69 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 85 85 1033 38505 % 70,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BdeBBDBCD DC  CCccbCbAB Ec ACD dCcACBbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız b D  ECA    Ec AaB e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız                      c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız       C     Ce  eB  

S D Y B%

Türkçe 40 23 11 58

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 2 0 100

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 1 2 25

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 1 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

240,835 39,91
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
ESRA  KILIÇ 120 52 34 34 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 41 41 537 21914 % 39,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBeCeBBbBADbDbcadCDcACDAaCEEAAaeEACAACBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BadbDDBdCdcBCCEBDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC   BAC CC       ea   c    c  b        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız Cebdce CaAC cE cc   

S D Y B%

Türkçe 40 28 12 70

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 7 5 18

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 5 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

234,423 43,27
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
FATMA ÇABUK 120 45 14 61 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 46 46 589 23754 % 43,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CCBBDBAD   BeCCDDACDABeEEbA aaeCAACBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B dbDDBECAe CCd DAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CCc       C            D E  c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 28 7 70

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 2 13

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

284,013 21,99
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
İCLAL UZUN 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 18 239 12072 % 21,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız cCaBBeBCDEDCBCCCDbAC ABCEEbddDEACAACBdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AdDB ECA BCCEcAAEBDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız  aBBACCCC    D   B   D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız  Cc   Cb    ed   B  

S D Y B%

Türkçe 40 31 8 78

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 10 1 25

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 1 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 3 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

216,133 53,80
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 66 66 789 29540 % 53,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaCbBBDBA E Cd CCDcACDABCEEbAeDEdCAdCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız B d Dc dCAAcb bBDAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız CC  Ba                ee c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 29 8 73

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 4 8

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

263,215 29,52
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
SAİT CAN AYDIN 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 24 353 16209 % 29,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCeBBDBC aDCc aCD ACedBCEEAAeDEcCAdCBbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız dbeBEECADBCCEadAEBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız d cBACCCC   ED DCeADdDAE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız Cee         ee      

S D Y B%

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 15 4 38

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 1 0 100

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

252,405 34,33
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
SEVGİ IŞITAN 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 32 449 18846 % 34,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız dCdBBDaCD DCc CCDaACaABCEEbcaDaACddCBEBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız bdDBEECADBCCEcAA eDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız BaBBAeC        bC   aD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız bC   eCA  dECBccdB  

S D Y B%

Türkçe 40 25 13 63

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 0 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 7 4 18

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 2 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 1 57

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 1 0 100

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

187,273 71,50
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
ŞÜKRAN GÜMÜŞ 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 88 88 1061 39253 % 71,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız   bBBDBC  D B CCacAC ABCEEbceaEAC Aeebd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız    B ECdc bC cAAEeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız     dCCb                  c           a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız  C   eC     Cd      

S D Y B%

Türkçe 40 20 11 50

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 2 4 5

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 1 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 1 29

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

275,223 25,00
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MC  -  0
ZELİHA OKUTUCU 120 57 13 50 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 21 276 13727 % 25,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CeBBDBAD aaBCCCD ACDABCEEAcaD eCAAC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BaAbDaBECAABCCEBDA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız bCB  BACBC        C    e    B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız Cb C     c         B

S D Y B%

Türkçe 40 29 6 73

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 3 2 60

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 9 2 23

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

198,540 64,58
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
AYBERK AY 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 79 79 943 35457 % 64,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CadCbBBaB   Dea CCDaAC ABCEEAb DaeCAAC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BdddeD ECAda  cBDAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız dCc BBAe                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız             a      B

S D Y B%

Türkçe 40 22 10 55

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 2 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 4 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 3 10

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

177,235 77,23
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
GİZEM BUZDAN 120 33 34 53 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 103 103 1140 42402 % 77,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBa eBBacA  cec  ae ACDABCEEdA DEACcAC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BcAdbedECAAabdcBDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız bCaecdbadC  e                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız C      C b         e

S D Y B%

Türkçe 40 20 12 50

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 0 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 2 9 5

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 1 0 100

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

185,645 72,40
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
GÜL KABLAN 120 31 16 73 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 92 92 1073 39749 % 72,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CBaCeBBeB    C  CCeDACDABCEEbA aEACbAbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız a A e a CAAaC E DAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 23 10 58

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TYT 0

178,430 76,54
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
MELİSA YİĞİT 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 98 98 1127 42021 % 76,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız BCeBBaaa  ce  CdbcACbABCEEbeCaEeCcACBdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d eBEdCADaCCEcAAdeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız    b  Cd  c e    B  

S D Y B%

Türkçe 40 19 17 48

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 7 1 1 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 3 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

231,165 44,96
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
NERGİS BEDER 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 50 50 628 24684 % 44,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız eabBBDBC  DCc CCDcACDABCEEAAeD ACAACBEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A Dc E AaBCCbBdAEBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    ecCab  C   B   d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 30 6 75

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 3 5 8

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 1 0 100

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 1 0 50

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

182,705 74,18
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
NURBEN KIZILTAŞ 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 96 96 1094 40724 % 74,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız cbbBBDB   bCB CCaaACcABCEEbc DceCAeCBdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız A bB ECAc b EcAAEBDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız      e c    ed a B  

S D Y B%

Türkçe 40 20 14 50

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 1 0 100

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 7 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 1 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 1 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

167,488 82,17
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
OĞUZHAN YAZICIOĞLU 120 22 11 87 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 116 116 1220 45115 % 82,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 10 21 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  dbBB BC         aedbAeaEEbc D A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız      E A                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız B BBA CCC            D E EBd            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 9 10 23

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 0 0

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 1 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 0 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 40 11 1 28

Üslü İfadeler 1 1 0 100

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

225,493 48,11
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
ÖZNUR ORMAN 120 42 13 65 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 56 696 26411 % 48,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  deBBDBCD De CCC D CDABCEEbA cEeC ACBEBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız c eB dCAD C bcAAdBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız     A C           A  D a  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız       C             

S D Y B%

Türkçe 40 27 6 68

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 0 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 1 75

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 1 50

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 5 1 13

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değer 1 0 0 0

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 0 14

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 0 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

172,390 79,75
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
SERHAT KÖZ 120 29 25 66 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(43785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 108 108 1183 43785 % 79,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız aeCBBDBC  D   ea aACDABCddbeebcdCdACebdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız AdeBdECADBbdEcAAdeDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 17 17 43

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 0 1 0

Cümle Birleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 2 50

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 2 0

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

223,170 49,51
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
ŞÜKRAN TEPE 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 58 58 719 27181 % 49,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız CB CeBBDBA  DCB CCDecCDABCEEAcaDEACAACed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız BEddecBdCAAdbCEdDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız C    BcC C             a       c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız Ceb              a  

S D Y B%

Türkçe 40 29 7 73

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 4 0 100

Paragrafta Konu 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 2 3 40

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 1 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 4 3 10

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 0 0 0

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 1 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

187,375 71,41
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

-MD  -  0
YASEMİN SALMAN 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 87 87 1055 39204 % 71,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BCCBBDBCDEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBEBA

Cevaplarınız  CbBBD C bD   Cd bAC A CEEbA D  CAACcEB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B ACDBEECADBCCEBAAEBDBCEABA

Cevaplarınız d cB ECcDdbeEcAAdee      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BCBBACCCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABCCDCBCEABDB

Cevaplarınız    aeCCC  b       d  D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDDCACCEECBEDCBAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 21 6 53

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 0 0 0

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 1 0 100

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 2 0 100

Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri 1 0 1 0

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 40 4 4 10

Üslü İfadeler 1 0 0 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Tam Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 1 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0

Üçgenin Alanı 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

122,228 95,62
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

10D  -  0

120 13 24 83 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 152 152 1436 52496 % 95,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 15 15 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız aB C B a   bDae ee Dd    CEEbe   dCAdaed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız       Bd Acc       c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız  cb         Ed  bb  

S D Y B%

Türkçe 40 10 15 25

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 0 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 0 0 0

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 0 1 0

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözcükte Yapı 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 0 0 0

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 2 1 50

Paragrafta Konu 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 5 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 0 0 0

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 0 0 0

Din ve Ekonomi 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm önerisi üretir.1 0 1 0

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 1 0 0 0

Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.1 0 0 0

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TYT 0

146,788 90,09
%

SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi

10D  -  0
SONAY AKÇAY 120 23 32 65 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 141 141 1353 49461 % 90,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 161 161 1528 54902

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CBBCCBBDBADEDNBCCCDDACDABCEEAACDEACAACBE

Cevaplarınız baBCeBBDaeabDC  dCeDbCDAaC Ebb  E CA  cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BEACDDBECAABCCEBDAEBABCEA

Cevaplarınız cadbe eEeA     BDAd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCBBACBCCCCDEDBDCBADCDAEDEBABDCDCBCEAB

Cevaplarınız ada d  C  b    c  a      aa             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDCCACDCBACCEEBAEDCB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 40 17 15 43

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanım 2 1 1 50

Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu 1 1 0 100

Cümle Birleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümlenin Anlamı ve Yorumu 1 1 0 100

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle Anlatılmak İstenen 1 1 0 100

Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Yazım Kuralları 1 1 0 100

Sözcükte Yapı 1 0 0 0

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma 1 1 0 100

Paragrafta Yapı-Sıralama 1 0 1 0

Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog 1 1 0 100

Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünce 4 3 0 75

Paragrafta Konu 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 5 0 5 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0

Türkiye'nin Su Varlığı 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Bölge Türleri ve Sınıflandırılması 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15.yy-17.yy Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 1 1 0 100

İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 1 1 0 100

Din ve Ekonomi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 40 1 9 3

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tam Sayılar 1 0 1 0

Üslü İfadeler 1 0 1 0

Köklü İfadeler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Tek-Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değer 1 1 0 100

Küme Problemleri 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mantık 1 0 0 0

Veri 1 0 0 0

Bölünebilme 2 0 0 0

Köklü Sayılar 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Asal Sayılar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sıralama ve Seçme 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Özel Üçgenler 3 0 0 0

Üçgenlerde Benzerlik 1 0 0 0



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

SAMSUN BİLGİ SARMAL TYT 0 1528 54902

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

İl Ortalaması 20,88 10,70 18,21 1,79 1,30 1,47 2,45 0,95 2,22 1,95 1,08 1,68 3,02 1,10 2,75 0,06 0,03 0,05 8,19 4,51 7,06 2,66 1,98 2,17 2,37 1,47 2,00 1,46 1,40 1,11 44,83 24,52 38,72 221,710

KATILIMLAR

1 SAMSUN / ATAKUM
Çelimli Özel Öğretim Kursu 20 26,60 7,55 24,71 2,65 1,00 2,40 3,45 0,55 3,31 2,90 0,70 2,72 3,50 0,65 3,34 15,75 6,50 14,12 3,42 1,74 2,99 4,16 1,21 3,86 2,84 1,26 2,53 65,27 21,16 59,98 295,220

2 SAMSUN / ATAKUM
ROBERT DANIŞMANLIK 24 24,25 9,29 21,93 2,63 1,08 2,35 3,50 0,79 3,30 2,54 0,92 2,31 3,63 1,13 3,34 11,88 5,46 10,51 3,42 2,75 2,73 3,92 1,46 3,55 2,46 1,79 2,01 58,23 24,67 52,03 269,520

3 SAMSUN / LADİK
Akpınar Fen Lisesi 65 23,83 9,79 21,38 2,24 1,48 1,87 3,40 0,83 3,19 2,68 1,02 2,43 3,76 0,86 3,55 11,36 5,11 10,08 3,79 2,21 3,24 3,27 2,14 2,73 1,95 1,97 1,46 56,28 25,41 49,93 260,820

4
SAMSUN / İLKADIM
Emine Ahmet Yeni Kız
Anadolu İmam Hatip Lisesi

85 25,58 7,33 23,75 2,24 0,86 2,03 2,73 0,68 2,56 2,94 0,86 2,72 4,09 0,44 3,98 0,05 0,00 0,05 9,63 4,12 8,60 2,70 1,45 2,34 2,31 0,97 2,07 1,29 1,39 0,94 53,56 18,10 49,04 256,620

5
SAMSUN / İLKADIM
SAMSUN FİNAL OKULLARI
DURUŞEHİR

103 23,29 9,70 20,87 2,31 1,11 2,03 2,65 1,01 2,40 2,36 1,01 2,11 3,29 1,07 3,02 0,03 0,01 0,03 8,94 4,74 7,76 3,31 2,02 2,81 2,82 1,61 2,42 1,93 1,53 1,54 50,93 23,81 44,99 244,460

6
SAMSUN / ATAKUM
FEN BİLİMLERİ VİP ÖZEL
EĞİTİM KURSU

93 22,17 10,03 19,66 2,16 1,01 1,90 2,71 0,74 2,52 2,36 1,02 2,10 3,25 1,10 2,97 0,09 0,02 0,08 10,40 4,47 9,28 3,26 2,15 2,72 3,31 1,64 2,90 1,90 1,75 1,46 51,61 23,93 45,59 243,530

7
SAMSUN / ATAKUM
ÖZEL ATAKUM ALFA ÖZEL
ÖĞRETİM KURSU

41 22,39 10,22 19,84 2,20 1,22 1,89 2,51 1,02 2,26 2,10 0,95 1,86 3,00 1,10 2,73 0,07 0,05 0,06 10,49 4,28 9,42 3,08 2,00 2,58 3,17 1,44 2,81 2,06 1,69 1,63 51,07 23,97 45,08 242,740

8 SAMSUN / ATAKUM
FEN BİLİMLERİ KALKANCI 43 21,60 10,58 18,96 2,10 0,98 1,85 2,86 0,69 2,68 2,40 0,83 2,20 3,36 1,17 3,07 0,07 0,02 0,07 9,60 3,95 8,62 3,11 2,34 2,53 2,80 1,40 2,45 1,74 1,49 1,37 49,64 23,45 43,80 238,460

9
SAMSUN / ATAKUM
FEN BİLİMLERİ VİP EĞİTİM
KURUMLARI

326 22,24 10,01 19,74 1,90 1,19 1,60 2,57 0,78 2,37 2,20 1,01 1,95 3,19 1,03 2,94 0,06 0,03 0,05 9,44 4,12 8,41 2,94 2,00 2,44 2,92 1,31 2,59 1,72 1,43 1,36 49,18 22,91 43,45 236,670

10 SAMSUN / ALAÇAM
FEN BİLİMLERİ VİP ALAÇAM 63 23,38 9,68 20,96 1,79 1,39 1,44 2,70 0,80 2,50 2,30 0,98 2,05 3,25 0,97 3,00 8,40 3,79 7,45 2,48 1,86 2,02 2,30 0,96 2,06 1,45 0,95 1,21 48,05 21,38 42,69 236,050

11 SAMSUN / ATAKUM
YUSUF HOCA 7 24,86 8,71 22,68 0,80 0,60 0,65 1,80 0,40 1,70 1,00 0,40 0,90 0,60 0,40 0,50 0,00 0,60 -0,15 12,71 9,14 10,43 2,57 2,86 1,86 1,86 1,86 1,39 1,29 1,00 1,04 47,49 25,97 41,00 231,790

12 SAMSUN / İLKADIM
FEN BİLİMLERİ VİP İLKADIM 86 21,72 9,84 19,26 1,47 1,32 1,14 2,20 0,73 2,02 1,91 1,13 1,62 3,11 0,88 2,89 0,06 0,04 0,05 8,59 4,02 7,59 2,75 1,74 2,32 2,88 1,08 2,61 1,54 1,28 1,22 46,23 22,06 40,72 225,900

13
SAMSUN / BAFRA
Bafra Altınkaya Anadolu
Lisesi

189 21,50 9,66 19,09 1,78 1,34 1,45 2,59 1,01 2,34 1,79 0,99 1,55 2,95 0,91 2,72 0,10 0,03 0,10 7,01 4,24 5,94 2,55 1,81 2,10 2,16 1,51 1,79 1,25 1,26 0,94 43,68 22,76 38,02 218,420



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

SAMSUN BİLGİ SARMAL TYT 0 1528 54902

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

İl Ortalaması 20,88 10,70 18,21 1,79 1,30 1,47 2,45 0,95 2,22 1,95 1,08 1,68 3,02 1,10 2,75 0,06 0,03 0,05 8,19 4,51 7,06 2,66 1,98 2,17 2,37 1,47 2,00 1,46 1,40 1,11 44,83 24,52 38,72 221,710

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

SAMSUN BİLGİ SARMAL TYT 0 1528 54902

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

İl Ortalaması 20,88 10,70 18,21 1,79 1,30 1,47 2,45 0,95 2,22 1,95 1,08 1,68 3,02 1,10 2,75 0,06 0,03 0,05 8,19 4,51 7,06 2,66 1,98 2,17 2,37 1,47 2,00 1,46 1,40 1,11 44,83 24,52 38,72 221,710

KATILIMLAR

14
SAMSUN / BAFRA
Bafra Atatürk Anadolu
Lisesi

22 18,33 11,19 15,54 1,25 2,10 0,72 1,85 1,15 1,56 1,35 1,25 1,04 2,80 1,05 2,54 0,10 0,05 0,09 10,67 9,43 8,31 2,86 2,91 2,14 1,95 2,55 1,32 1,36 2,00 0,86 42,52 33,68 34,12 209,560

15 SAMSUN / TERME
Halk Eğitim Merkezi 161 20,23 11,84 17,27 1,63 1,64 1,22 2,35 1,23 2,04 1,88 1,42 1,53 2,96 1,35 2,62 0,05 0,02 0,05 6,99 3,74 6,06 2,32 1,90 1,85 2,20 1,78 1,76 1,47 1,34 1,14 42,08 26,26 35,54 206,930

16
SAMSUN / İLKADIM
PUSULA ÖZEL ÖĞRETİM
KURSU

58 18,56 11,89 15,58 1,87 1,66 1,45 2,47 1,08 2,20 1,74 1,47 1,37 2,66 1,00 2,41 0,25 0,06 0,23 5,13 4,33 4,05 2,45 2,16 1,91 1,47 1,76 1,03 1,08 1,57 0,69 37,68 26,98 30,92 196,500

17 SAMSUN / ATAKUM
mimar sinan yurdu 36 15,17 9,75 12,73 1,31 1,06 1,05 1,89 0,71 1,71 1,20 0,69 1,03 2,37 1,54 1,99 0,09 0,09 0,06 7,42 4,14 6,38 2,80 2,34 2,21 2,06 1,63 1,65 0,71 0,77 0,52 35,02 22,72 29,33 194,990

18
SAMSUN / LADİK
Şehit Ersan Sancı Anadolu
Lisesi

81 18,11 12,81 14,91 1,48 1,48 1,11 2,12 1,31 1,80 1,09 1,17 0,79 2,84 1,30 2,52 4,86 3,59 3,97 1,52 1,45 1,15 0,77 0,98 0,53 0,68 1,15 0,39 33,47 25,24 27,17 184,640

19
SAMSUN / LADİK
Ladik Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

39 14,31 14,74 10,62 1,32 2,00 0,82 2,03 1,76 1,59 0,82 1,74 0,38 2,24 1,74 1,80 0,03 0,05 0,01 1,85 5,67 0,43 1,83 2,89 1,11 0,43 2,40 -0,17 0,77 1,51 0,39 25,63 34,50 16,98 152,820

20
SAMSUN / LADİK
Ladik Anadolu İmam Hatip
Lisesi

18 13,67 15,67 9,75 1,76 1,47 1,40 2,12 1,71 1,69 0,76 1,53 0,38 2,82 1,53 2,44 3,63 8,75 1,44 1,67 1,00 1,42 1,00 0,33 0,92 0,67 0,00 0,67 28,10 31,99 20,11 152,610

21
SAMSUN / LADİK
AKDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

20 6,00 18,26 1,43 0,53 2,42 -0,08 1,00 2,21 0,45 0,58 1,47 0,21 0,89 2,26 0,33 0,05 0,11 0,03 4,29 14,29 0,71 1,00 3,31 0,17 0,63 3,44 -0,23 0,31 2,81 -0,39 15,28 50,58 2,63 113,010

22
SAMSUN / İLKADIM
ANKA AKADEMİ ÖZEL
EĞİTİM KURSU

10 6,50 17,50 2,12 1,60 2,90 0,88 0,60 2,80 -0,10 0,50 3,30 -0,32 0,70 4,00 -0,30 2,43 7,57 0,54 1,00 3,50 0,12 1,50 2,25 0,94 0,25 3,00 -0,50 15,08 46,82 3,38 110,810

23
SAMSUN / ATAKUM
ÖZEL SAMSUN TAKEV
ANADOLU LİSESİ

41 7,03 19,62 2,12 0,05 0,16 0,01 0,00 0,05 -0,01 0,11 0,97 -0,14 0,42 2,47 -0,20 0,05 0,05 0,04 1,86 5,32 0,53 0,33 1,39 -0,01 0,33 0,86 0,12 0,17 0,75 -0,02 10,35 31,64 2,44 109,410
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TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

SAMSUN BİLGİ SARMAL TYT 0 1528 54902

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,55 11,13 18,77 2,02 1,37 1,68 2,63 1,00 2,38 2,11 1,25 1,80 3,13 1,11 2,86 0,05 0,02 0,05 9,69 4,97 8,45 2,89 2,05 2,38 2,52 1,57 2,13 1,65 1,52 1,27 48,24 25,99 41,77 232,380

İl Ortalaması 20,88 10,70 18,21 1,79 1,30 1,47 2,45 0,95 2,22 1,95 1,08 1,68 3,02 1,10 2,75 0,06 0,03 0,05 8,19 4,51 7,06 2,66 1,98 2,17 2,37 1,47 2,00 1,46 1,40 1,11 44,83 24,52 38,72 221,710

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C  

1

%4,76

19

%90,48
 

1

%4,76
  

Doğru (%90,48)

Yanlış (%9,52)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

3

%14,29

16

%76,19
   

2

%9,52
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%14,29)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

7

%33,33

5

%23,81
 

2

%9,52

2

%9,52

5

%23,81
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%52,38)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C

3

%14,29
 

12

%57,14

4

%19,05
 

2

%9,52
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C

1

%4,76

9

%42,86
 

1

%4,76

8

%38,10

2

%9,52
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%90,48)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B

1

%4,76

19

%90,48
   

1

%4,76
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%4,76)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B  

15

%71,43
 

1

%4,76

4

%19,05

1

%4,76
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%23,81)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D

3

%14,29
  

15

%71,43

1

%4,76

2

%9,52
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%19,05)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B

2

%9,52

14

%66,67

1

%4,76

1

%4,76
 

3

%14,29
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%19,05)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A

5

%23,81

2

%9,52
 

1

%4,76

2

%9,52

11

%52,38
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%23,81)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D  

1

%4,76
 

9

%42,86
 

11

%52,38
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%4,76)

Boş (%52,38)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E   

1

%4,76
 

7

%33,33

13

%61,90
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%4,76)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D  

2

%9,52

2

%9,52

14

%66,67
 

3

%14,29
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%19,05)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD

1

%4,76

1

%4,76

8

%38,10
 

5

%23,81

6

%28,57
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%33,33)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B

1

%4,76

4

%19,05

6

%28,57
 

1

%4,76

9

%42,86
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%38,10)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C   

6

%28,57

1

%4,76
 

14

%66,67
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%4,76)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C  

2

%9,52

10

%47,62

3

%14,29

2

%9,52

4

%19,05
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%33,33)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C  

2

%9,52

16

%76,19

2

%9,52
 

1

%4,76
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%19,05)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D

1

%4,76
  

8

%38,10

5

%23,81

7

%33,33
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%28,57)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D

4

%19,05
 

9

%42,86

6

%28,57

1

%4,76

1

%4,76
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%66,67)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A

16

%76,19

2

%9,52

2

%9,52
  

1

%4,76
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%19,05)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C

1

%4,76
 

17

%80,95

1

%4,76
 

2

%9,52
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%9,52)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D  

2

%9,52

2

%9,52

12

%57,14
 

5

%23,81
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%19,05)

Boş (%23,81)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

15

%71,43
  

3

%14,29
 

3

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Konu B  

17

%80,95
 

1

%4,76

1

%4,76

2

%9,52
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%9,52)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

19

%90,48

1

%4,76
 

1

%4,76
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%4,76)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce E  

1

%4,76
  

19

%90,48

1

%4,76
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%4,76)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünce E    

1

%4,76

17

%80,95

3

%14,29
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%4,76)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi A

6

%28,57

4

%19,05

2

%9,52

1

%4,76

2

%9,52

6

%28,57
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%42,86)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme A

7

%33,33

3

%14,29

3

%14,29

3

%14,29

2

%9,52

3

%14,29
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%52,38)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Paragrafta Konu-Düşüncesine uzak
düşmektedir C   

5

%23,81

2

%9,52

2

%9,52

12

%57,14
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%19,05)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce D

1

%4,76

2

%9,52

1

%4,76

10

%47,62
 

7

%33,33
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%19,05)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma E   

3

%14,29
 

12

%57,14

6

%28,57
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

7

%33,33
 

2

%9,52

1

%4,76

6

%28,57

5

%23,81
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%42,86)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C  

2

%9,52

13

%61,90
 

1

%4,76

5

%23,81
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%14,29)

Boş (%23,81)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çoklu Soru-Konu A

12

%57,14
 

3

%14,29

2

%9,52

1

%4,76

3

%14,29
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%28,57)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çoklu Soru-Konu-Gönderme A

9

%42,86

1

%4,76
 

2

%9,52

3

%14,29

6

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

3

%14,29
 

12

%57,14
  

6

%28,57
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çoklu Soru-Paragrafta Konu B

1

%4,76

14

%66,67

1

%4,76
  

5

%23,81
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%9,52)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce E

2

%9,52

5

%23,81

2

%9,52

4

%19,05

5

%23,81

3

%14,29
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%61,90)

Boş (%14,29)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

B
3

%14,29

15

%71,43
  

1

%4,76

2

%9,52
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%19,05)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

E   
1

%4,76

3

%14,29

3

%14,29

14

%66,67
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%19,05)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik
tehditleri analiz eder. A

7

%33,33
 

1

%4,76

4

%19,05

3

%14,29

6

%28,57
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%38,10)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

C  
3

%14,29

1

%4,76

1

%4,76
 

16

%76,19
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%19,05)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. D

2

%9,52

1

%4,76

1

%4,76

9

%42,86

2

%9,52

6

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri D

1

%4,76
  

3

%14,29
 

17

%80,95
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%4,76)

Boş (%80,95)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'nin Su Varlığı B

1

%4,76

6

%28,57

1

%4,76
  

13

%61,90
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%9,52)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E    

8

%38,10

10

%47,62

3

%14,29
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%38,10)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge Türleri ve Sınıflandırılması C  

3

%14,29

6

%28,57
  

12

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

15

%71,43
 

1

%4,76

1

%4,76
 

4

%19,05
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%9,52)

Boş (%19,05)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefeyi Tanıma A

8

%38,10
 

2

%9,52

1

%4,76

1

%4,76

9

%42,86
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%19,05)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi B

1

%4,76

2

%9,52

4

%19,05

2

%9,52

1

%4,76

11

%52,38
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%38,10)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 15.yy-17.yy Felsefesi C  

2

%9,52

9

%42,86
 

1

%4,76

9

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi C

2

%9,52

1

%4,76

2

%9,52
  

16

%76,19
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%14,29)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi E

1

%4,76
 

1

%4,76
 

9

%42,86

10

%47,62
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%9,52)

Boş (%47,62)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri B

2

%9,52

7

%33,33

1

%4,76

4

%19,05

4

%19,05

3

%14,29
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%52,38)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler D

1

%4,76
  

17

%80,95

1

%4,76

2

%9,52
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%9,52)

Boş (%9,52)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Ekonomi A

19

%90,48
    

2

%9,52
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%0,00)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri E  

1

%4,76
 

10

%47,62

7

%33,33

3

%14,29
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%52,38)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar B  

12

%57,14
 

1

%4,76

6

%28,57

2

%9,52
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,52)

Felsefe (Seçmeli)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Varlık Felsefesi A      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi B      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bilgi Felsefesi C      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 MÖ 6.yy-MS 2.yy Felsefesi E      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefe ile Düşünme A      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C  

2

%9,52

15

%71,43
  

4

%19,05
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%9,52)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Tam Sayılar C  

3

%14,29

14

%66,67
 

2

%9,52

2

%9,52
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%23,81)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü İfadeler B  

5

%23,81

2

%9,52

2

%9,52

5

%23,81

7

%33,33
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%42,86)

Boş (%33,33)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü İfadeler C  

1

%4,76

7

%33,33
 

1

%4,76

12

%57,14
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%9,52)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri B

1

%4,76

7

%33,33
 

2

%9,52
 

11

%52,38
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%14,29)

Boş (%52,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Basit Eşitsizlikler B  

14

%66,67

1

%4,76
 

3

%14,29

3

%14,29
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%19,05)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek-Çift Sayılar A

14

%66,67
 

3

%14,29
 

1

%4,76

3

%14,29
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%19,05)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değer C

1

%4,76

1

%4,76

13

%61,90

1

%4,76
 

5

%23,81
 

Doğru (%61,90)

Yanlış (%14,29)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Basit Eşitsizlikler B

1

%4,76

11

%52,38
   

9

%42,86
 

Doğru (%52,38)

Yanlış (%4,76)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Problemleri C  

1

%4,76

16

%76,19

1

%4,76
 

3

%14,29
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%9,52)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C   

6

%28,57
  

15

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri C

1

%4,76

1

%4,76

4

%19,05
 

3

%14,29

12

%57,14
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%23,81)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Mantık C

1

%4,76
 

4

%19,05
 

1

%4,76

15

%71,43
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%9,52)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Veri D   

1

%4,76

1

%4,76
 

19

%90,48
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%4,76)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme E

1

%4,76
 

2

%9,52

1

%4,76
 

17

%80,95
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%19,05)

Boş (%80,95)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Köklü Sayılar D

1

%4,76

1

%4,76
 

11

%52,38
 

8

%38,10
 

Doğru (%52,38)

Yanlış (%9,52)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Bölünebilme B  

2

%9,52
   

19

%90,48
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D  

3

%14,29
 

6

%28,57
 

12

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C

1

%4,76

1

%4,76

7

%33,33

1

%4,76

2

%9,52

9

%42,86
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%23,81)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Asal Sayılar B

2

%9,52

4

%19,05

1

%4,76
 

1

%4,76

13

%61,90
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%19,05)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri A

3

%14,29

2

%9,52

1

%4,76

1

%4,76

1

%4,76

13

%61,90
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%23,81)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde Problemleri D    

2

%9,52

1

%4,76

18

%85,71
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%4,76)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Rutin Olmayan Problemler C

1

%4,76
  

1

%4,76
 

19

%90,48
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,52)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler D  

1

%4,76

2

%9,52

9

%42,86

1

%4,76

8

%38,10
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%19,05)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri A

2

%9,52
  

1

%4,76
 

18

%85,71
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%4,76)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E

3

%14,29

1

%4,76
   

17

%80,95
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%19,05)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde Problemleri D

1

%4,76
 

1

%4,76

2

%9,52
 

17

%80,95
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%9,52)

Boş (%80,95)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri E     

7

%33,33

14

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sıralama ve Seçme B

6

%28,57

3

%14,29

2

%9,52
  

10

%47,62
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%38,10)

Boş (%47,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Olasılık A  

1

%4,76

1

%4,76
  

19

%90,48
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,52)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Özel Üçgenler B      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Üçgenler D  

9

%42,86

2

%9,52
 

2

%9,52

8

%38,10
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%61,90)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerde Benzerlik C

2

%9,52
 

5

%23,81

2

%9,52
 

12

%57,14
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%19,05)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D  

2

%9,52
 

2

%9,52
 

17

%80,95
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%9,52)

Boş (%80,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Özel Üçgenler C      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B   

1

%4,76
  

20

%95,24
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,76)

Boş (%95,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C

1

%4,76
 

7

%33,33
  

13

%61,90
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%4,76)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E

1

%4,76

1

%4,76

2

%9,52
 

1

%4,76

16

%76,19
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%19,05)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Dik Prizmalar A      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dik Prizmalar B      

21

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. C   

18

%94,74
  

1

%5,26
 

Doğru (%94,74)

Yanlış (%0,00)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. D  

1

%5,26
 

4

%21,05

9

%47,37

5

%26,32
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%52,63)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük
hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm
önerisi üretir.

C  
3

%15,79

11

%57,89

1

%5,26

1

%5,26

3

%15,79
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%26,32)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki
cisimlerin hareket durumlarını örneklerle
açıklar.

C  
2

%10,53

9

%47,37

2

%10,53

1

%5,26

5

%26,32
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%26,32)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme
olaylarının günlük hayattaki etkilerini
yorumlar.

A
2

%10,53

1

%5,26

8

%42,11

1

%5,26
 

7

%36,84
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%52,63)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C
5

%26,32

2

%10,53

1

%5,26

1

%5,26

4

%21,05

6

%31,58
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%63,16)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. D  

3

%15,79

1

%5,26

6

%31,58
 

9

%47,37
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%21,05)

Boş (%47,37)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

C   
15

%78,95
 

3

%15,79

1

%5,26
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%15,79)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

B
2

%10,53

15

%78,95
 

1

%5,26
 

1

%5,26
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%15,79)

Boş (%5,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf
etkileşimleri sınıflandırır.

A
8

%42,11

5

%26,32

3

%15,79

1

%5,26
 

2

%10,53
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%47,37)

Boş (%10,53)



 !!! SINIF/ŞUBE KODLAMA YAPMAYANLARA AİT !!! SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

21 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar. C   

9

%47,37

1

%5,26

4

%21,05

5

%26,32
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%26,32)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı C  

1

%5,26

4

%21,05
 

1

%5,26

13

%68,42
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%10,53)

Boş (%68,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E   

4

%21,05

1

%5,26

10

%52,63

4

%21,05
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%26,32)

Boş (%21,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E  

1

%5,26

1

%5,26

2

%10,53

10

%52,63

5

%26,32
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%21,05)

Boş (%26,32)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B

4

%21,05
 

2

%10,53

7

%36,84
 

6

%31,58
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%68,42)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. A

3

%15,79
 

1

%5,26

1

%5,26

3

%15,79

11

%57,89
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%26,32)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

E
2

%10,53

2

%10,53

2

%10,53
 

4

%21,05

9

%47,37
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%31,58)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitozu açıklar. D  

1

%5,26

2

%10,53

9

%47,37
 

7

%36,84
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%15,79)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. C  

1

%5,26

2

%10,53
 

2

%10,53

14

%73,68
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%15,79)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B  

15

%78,95
  

1

%5,26

3

%15,79
 

Doğru (%78,95)

Yanlış (%5,26)

Boş (%15,79)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C

4

%4,60

2

%2,30

78

%89,66

1

%1,15

2

%2,30
  

Doğru (%89,66)

Yanlış (%10,34)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

11

%12,64

70

%80,46
 

1

%1,15

1

%1,15

4

%4,60
 

Doğru (%80,46)

Yanlış (%14,94)

Boş (%4,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

19

%21,84

10

%11,49

5

%5,75

22

%25,29

10

%11,49

21

%24,14
 

Doğru (%11,49)

Yanlış (%64,37)

Boş (%24,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C

17

%19,54

8

%9,20

42

%48,28

6

%6,90

9

%10,34

5

%5,75
 

Doğru (%48,28)

Yanlış (%45,98)

Boş (%5,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C

8

%9,20

28

%32,18

8

%9,20

13

%14,94

26

%29,89

4

%4,60
 

Doğru (%9,20)

Yanlış (%86,21)

Boş (%4,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B

4

%4,60

73

%83,91

2

%2,30

5

%5,75
 

3

%3,45
 

Doğru (%83,91)

Yanlış (%12,64)

Boş (%3,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B

2

%2,30

64

%73,56

1

%1,15

4

%4,60

14

%16,09

2

%2,30
 

Doğru (%73,56)

Yanlış (%24,14)

Boş (%2,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D

21

%24,14

6

%6,90
 

42

%48,28

13

%14,94

5

%5,75
 

Doğru (%48,28)

Yanlış (%45,98)

Boş (%5,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B

16

%18,39

40

%45,98

3

%3,45

10

%11,49
 

18

%20,69
 

Doğru (%45,98)

Yanlış (%33,33)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A

26

%29,89

12

%13,79

4

%4,60

3

%3,45

4

%4,60

38

%43,68
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%26,44)

Boş (%43,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D

3

%3,45

4

%4,60

2

%2,30

17

%19,54
 

61

%70,11
 

Doğru (%19,54)

Yanlış (%10,34)

Boş (%70,11)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E

2

%2,30

4

%4,60

3

%3,45

1

%1,15

16

%18,39

61

%70,11
 

Doğru (%18,39)

Yanlış (%11,49)

Boş (%70,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D  

14

%16,09

16

%18,39

50

%57,47

1

%1,15

6

%6,90
 

Doğru (%57,47)

Yanlış (%35,63)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD

7

%8,05

7

%8,05

40

%45,98

7

%8,05

16

%18,39

10

%11,49
 

Doğru (%54,02)

Yanlış (%34,48)

Boş (%11,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B

4

%4,60

14

%16,09

13

%14,94

6

%6,90

6

%6,90

44

%50,57
 

Doğru (%16,09)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C

3

%3,45

2

%2,30

12

%13,79

5

%5,75

4

%4,60

61

%70,11
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%16,09)

Boş (%70,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C

5

%5,75

15

%17,24

38

%43,68

11

%12,64

7

%8,05

11

%12,64
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%43,68)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C

7

%8,05

5

%5,75

56

%64,37

5

%5,75

4

%4,60

10

%11,49
 

Doğru (%64,37)

Yanlış (%24,14)

Boş (%11,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D

11

%12,64

2

%2,30

1

%1,15

31

%35,63

14

%16,09

28

%32,18
 

Doğru (%35,63)

Yanlış (%32,18)

Boş (%32,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D

8

%9,20

1

%1,15

37

%42,53

26

%29,89

10

%11,49

5

%5,75
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%64,37)

Boş (%5,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A

58

%66,67

5

%5,75

10

%11,49

2

%2,30

1

%1,15

11

%12,64
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%20,69)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C

4

%4,60

4

%4,60

68

%78,16
 

2

%2,30

9

%10,34
 

Doğru (%78,16)

Yanlış (%11,49)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D

5

%5,75

7

%8,05

7

%8,05

46

%52,87

3

%3,45

19

%21,84
 

Doğru (%52,87)

Yanlış (%25,29)

Boş (%21,84)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

65

%74,71

4

%4,60

2

%2,30

2

%2,30

3

%3,45

11

%12,64
 

Doğru (%74,71)

Yanlış (%12,64)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Konu B

3

%3,45

63

%72,41

2

%2,30

6

%6,90

2

%2,30

11

%12,64
 

Doğru (%72,41)

Yanlış (%14,94)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünce C

2

%2,30

1

%1,15

71

%81,61
 

10

%11,49

3

%3,45
 

Doğru (%81,61)

Yanlış (%14,94)

Boş (%3,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce E

1

%1,15

3

%3,45

3

%3,45

1

%1,15

74

%85,06

5

%5,75
 

Doğru (%85,06)

Yanlış (%9,20)

Boş (%5,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünce E

1

%1,15

7

%8,05

2

%2,30

12

%13,79

51

%58,62

14

%16,09
 

Doğru (%58,62)

Yanlış (%25,29)

Boş (%16,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi A

36

%41,38

24

%27,59

1

%1,15

6

%6,90

3

%3,45

17

%19,54
 

Doğru (%41,38)

Yanlış (%39,08)

Boş (%19,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme A

28

%32,18

11

%12,64

18

%20,69

9

%10,34
 

21

%24,14
 

Doğru (%32,18)

Yanlış (%43,68)

Boş (%24,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Paragrafta Konu-Düşüncesine uzak
düşmektedir C

5

%5,75

2

%2,30

9

%10,34

13

%14,94

14

%16,09

44

%50,57
 

Doğru (%10,34)

Yanlış (%39,08)

Boş (%50,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce D

9

%10,34

6

%6,90

6

%6,90

30

%34,48

4

%4,60

32

%36,78
 

Doğru (%34,48)

Yanlış (%28,74)

Boş (%36,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma E

9

%10,34

2

%2,30

8

%9,20

3

%3,45

36

%41,38

29

%33,33
 

Doğru (%41,38)

Yanlış (%25,29)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

30

%34,48

3

%3,45

13

%14,94

9

%10,34

13

%14,94

19

%21,84
 

Doğru (%34,48)

Yanlış (%43,68)

Boş (%21,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

1

%1,15

4

%4,60

54

%62,07

7

%8,05

2

%2,30

19

%21,84
 

Doğru (%62,07)

Yanlış (%16,09)

Boş (%21,84)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çoklu Soru-Konu A

44

%50,57

7

%8,05

9

%10,34

6

%6,90
 

21

%24,14
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%25,29)

Boş (%24,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çoklu Soru-Konu-Gönderme A

39

%44,83

4

%4,60

1

%1,15

12

%13,79

7

%8,05

24

%27,59
 

Doğru (%44,83)

Yanlış (%27,59)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

8

%9,20

3

%3,45

43

%49,43

4

%4,60

5

%5,75

24

%27,59
 

Doğru (%49,43)

Yanlış (%22,99)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çoklu Soru-Paragrafta Konu B

7

%8,05

36

%41,38

5

%5,75

3

%3,45

18

%20,69

18

%20,69
 

Doğru (%41,38)

Yanlış (%37,93)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce E

8

%9,20

13

%14,94

6

%6,90

12

%13,79

23

%26,44

25

%28,74
 

Doğru (%26,44)

Yanlış (%44,83)

Boş (%28,74)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

B
7

%8,33

50

%59,52

3

%3,57

1

%1,19

7

%8,33

16

%19,05
 

Doğru (%59,52)

Yanlış (%21,43)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

E
5

%5,95

2

%2,38

9

%10,71

6

%7,14

10

%11,90

52

%61,90
 

Doğru (%11,90)

Yanlış (%26,19)

Boş (%61,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik
tehditleri analiz eder. A

22

%26,19
 

8

%9,52

30

%35,71

4

%4,76

20

%23,81
 

Doğru (%26,19)

Yanlış (%50,00)

Boş (%23,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

C
2

%2,38

3

%3,57

7

%8,33

13

%15,48

3

%3,57

56

%66,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%25,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. D

7

%8,33

3

%3,57

10

%11,90

30

%35,71

13

%15,48

21

%25,00
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%39,29)

Boş (%25,00)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri D

4

%4,76

2

%2,38

5

%5,95

14

%16,67

9

%10,71

50

%59,52
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%23,81)

Boş (%59,52)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'nin Su Varlığı B

11

%13,10

17

%20,24

2

%2,38

11

%13,10

5

%5,95

38

%45,24
 

Doğru (%20,24)

Yanlış (%34,52)

Boş (%45,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E  

3

%3,57

2

%2,38

31

%36,90

26

%30,95

22

%26,19
 

Doğru (%30,95)

Yanlış (%42,86)

Boş (%26,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge Türleri ve Sınıflandırılması C

7

%8,33

3

%3,57

45

%53,57

4

%4,76

2

%2,38

23

%27,38
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%19,05)

Boş (%27,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

72

%85,71
 

5

%5,95

4

%4,76

1

%1,19

2

%2,38
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%11,90)

Boş (%2,38)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefeyi Tanıma A

34

%40,48

1

%1,19

7

%8,33

7

%8,33

7

%8,33

28

%33,33
 

Doğru (%40,48)

Yanlış (%26,19)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi B

5

%5,95

23

%27,38

23

%27,38

8

%9,52
 

25

%29,76
 

Doğru (%27,38)

Yanlış (%42,86)

Boş (%29,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 15.yy-17.yy Felsefesi C  

13

%15,48

30

%35,71

3

%3,57

3

%3,57

35

%41,67
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%22,62)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi C

3

%3,57

3

%3,57

14

%16,67

2

%2,38

7

%8,33

55

%65,48
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%17,86)

Boş (%65,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi E

1

%1,19

4

%4,76

6

%7,14

14

%16,67

31

%36,90

28

%33,33
 

Doğru (%36,90)

Yanlış (%29,76)

Boş (%33,33)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri B

5

%5,95

37

%44,05

3

%3,57

6

%7,14

10

%11,90

23

%27,38
 

Doğru (%44,05)

Yanlış (%28,57)

Boş (%27,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler D

2

%2,38
  

66

%78,57

1

%1,19

15

%17,86
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%3,57)

Boş (%17,86)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Ekonomi A

73

%86,90
  

3

%3,57
 

8

%9,52
 

Doğru (%86,90)

Yanlış (%3,57)

Boş (%9,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri E

3

%3,57
  

39

%46,43

32

%38,10

10

%11,90
 

Doğru (%38,10)

Yanlış (%50,00)

Boş (%11,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar B  

35

%41,67

6

%7,14

2

%2,38

28

%33,33

13

%15,48
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%42,86)

Boş (%15,48)

Felsefe (Seçmeli)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Varlık Felsefesi A

4

%4,76
    

80

%95,24
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi B  

1

%1,19
   

83

%98,81
 

Doğru (%1,19)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bilgi Felsefesi C    

1

%1,19
 

83

%98,81
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,19)

Boş (%98,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 MÖ 6.yy-MS 2.yy Felsefesi E    

1

%1,19
 

83

%98,81
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,19)

Boş (%98,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefe ile Düşünme A

3

%3,57
   

1

%1,19

80

%95,24
 

Doğru (%3,57)

Yanlış (%1,19)

Boş (%95,24)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C

1

%1,37

5

%6,85

46

%63,01

1

%1,37
 

20

%27,40
 

Doğru (%63,01)

Yanlış (%9,59)

Boş (%27,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Tam Sayılar C

1

%1,37

5

%6,85

44

%60,27

3

%4,11

2

%2,74

18

%24,66
 

Doğru (%60,27)

Yanlış (%15,07)

Boş (%24,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü İfadeler B

3

%4,11

18

%24,66

5

%6,85
 

9

%12,33

38

%52,05
 

Doğru (%24,66)

Yanlış (%23,29)

Boş (%52,05)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü İfadeler C  

2

%2,74

15

%20,55

1

%1,37

2

%2,74

53

%72,60
 

Doğru (%20,55)

Yanlış (%6,85)

Boş (%72,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri B

2

%2,74

21

%28,77

7

%9,59

6

%8,22

1

%1,37

36

%49,32
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%21,92)

Boş (%49,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Basit Eşitsizlikler B

6

%8,22

35

%47,95

1

%1,37

1

%1,37

6

%8,22

24

%32,88
 

Doğru (%47,95)

Yanlış (%19,18)

Boş (%32,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek-Çift Sayılar A

41

%56,16

3

%4,11

7

%9,59

1

%1,37

4

%5,48

17

%23,29
 

Doğru (%56,16)

Yanlış (%20,55)

Boş (%23,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değer C

2

%2,74

3

%4,11

31

%42,47

4

%5,48

1

%1,37

32

%43,84
 

Doğru (%42,47)

Yanlış (%13,70)

Boş (%43,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Basit Eşitsizlikler B  

17

%23,29

2

%2,74

2

%2,74
 

52

%71,23
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%5,48)

Boş (%71,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Problemleri C

1

%1,37

1

%1,37

36

%49,32

2

%2,74
 

33

%45,21
 

Doğru (%49,32)

Yanlış (%5,48)

Boş (%45,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C

1

%1,37

6

%8,22

15

%20,55

3

%4,11

1

%1,37

47

%64,38
 

Doğru (%20,55)

Yanlış (%15,07)

Boş (%64,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri C   

12

%16,44

1

%1,37

6

%8,22

54

%73,97
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%9,59)

Boş (%73,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Mantık C

4

%5,48

3

%4,11

15

%20,55
  

51

%69,86
 

Doğru (%20,55)

Yanlış (%9,59)

Boş (%69,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Veri D

1

%1,37
  

4

%5,48
 

68

%93,15
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%1,37)

Boş (%93,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme E

4

%5,48

5

%6,85

2

%2,74

5

%6,85

9

%12,33

48

%65,75
 

Doğru (%12,33)

Yanlış (%21,92)

Boş (%65,75)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Köklü Sayılar D

3

%4,11

1

%1,37

1

%1,37

26

%35,62

2

%2,74

40

%54,79
 

Doğru (%35,62)

Yanlış (%9,59)

Boş (%54,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Bölünebilme B  

2

%2,74

1

%1,37

2

%2,74
 

68

%93,15
 

Doğru (%2,74)

Yanlış (%4,11)

Boş (%93,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D

1

%1,37

5

%6,85
 

12

%16,44
 

55

%75,34
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%8,22)

Boş (%75,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C

3

%4,11

1

%1,37

19

%26,03
 

5

%6,85

45

%61,64
 

Doğru (%26,03)

Yanlış (%12,33)

Boş (%61,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Asal Sayılar B

1

%1,37

11

%15,07

1

%1,37

1

%1,37

5

%6,85

54

%73,97
 

Doğru (%15,07)

Yanlış (%10,96)

Boş (%73,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri A

12

%16,44

2

%2,74

1

%1,37

1

%1,37

5

%6,85

52

%71,23
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%12,33)

Boş (%71,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde Problemleri D   

1

%1,37

5

%6,85
 

67

%91,78
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%1,37)

Boş (%91,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Rutin Olmayan Problemler C

2

%2,74

1

%1,37

4

%5,48

4

%5,48

3

%4,11

59

%80,82
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%13,70)

Boş (%80,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler D

1

%1,37

1

%1,37

2

%2,74

21

%28,77
 

48

%65,75
 

Doğru (%28,77)

Yanlış (%5,48)

Boş (%65,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri A

8

%10,96
 

1

%1,37
  

64

%87,67
 

Doğru (%10,96)

Yanlış (%1,37)

Boş (%87,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E

2

%2,74

1

%1,37

2

%2,74
 

10

%13,70

58

%79,45
 

Doğru (%13,70)

Yanlış (%6,85)

Boş (%79,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde Problemleri D  

1

%1,37
 

4

%5,48

2

%2,74

66

%90,41
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%4,11)

Boş (%90,41)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri E   

1

%1,37
 

14

%19,18

58

%79,45
 

Doğru (%19,18)

Yanlış (%1,37)

Boş (%79,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sıralama ve Seçme B

8

%10,96

12

%16,44

2

%2,74
 

1

%1,37

50

%68,49
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%15,07)

Boş (%68,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Olasılık A

2

%2,74
 

3

%4,11

2

%2,74

1

%1,37

65

%89,04
 

Doğru (%2,74)

Yanlış (%8,22)

Boş (%89,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Özel Üçgenler B  

5

%6,85
   

68

%93,15
 

Doğru (%6,85)

Yanlış (%0,00)

Boş (%93,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Üçgenler D  

19

%26,03

2

%2,74

2

%2,74

4

%5,48

46

%63,01
 

Doğru (%2,74)

Yanlış (%34,25)

Boş (%63,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerde Benzerlik C

1

%1,37

1

%1,37

17

%23,29

1

%1,37
 

53

%72,60
 

Doğru (%23,29)

Yanlış (%4,11)

Boş (%72,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D   

1

%1,37

4

%5,48
 

68

%93,15
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%1,37)

Boş (%93,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Özel Üçgenler C

1

%1,37
 

6

%8,22
  

66

%90,41
 

Doğru (%8,22)

Yanlış (%1,37)

Boş (%90,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B

2

%2,74

2

%2,74

1

%1,37
 

2

%2,74

66

%90,41
 

Doğru (%2,74)

Yanlış (%6,85)

Boş (%90,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C

1

%1,37
 

12

%16,44
  

60

%82,19
 

Doğru (%16,44)

Yanlış (%1,37)

Boş (%82,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E   

10

%13,70

2

%2,74
 

61

%83,56
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,44)

Boş (%83,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Dik Prizmalar A

2

%2,74
    

71

%97,26
 

Doğru (%2,74)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,26)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dik Prizmalar B  

4

%5,48
   

69

%94,52
 

Doğru (%5,48)

Yanlış (%0,00)

Boş (%94,52)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. C

1

%1,69
 

49

%83,05

1

%1,69
 

8

%13,56
 

Doğru (%83,05)

Yanlış (%3,39)

Boş (%13,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. D

3

%5,08

2

%3,39

1

%1,69

14

%23,73

25

%42,37

14

%23,73
 

Doğru (%23,73)

Yanlış (%52,54)

Boş (%23,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük
hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm
önerisi üretir.

C  
6

%10,17

38

%64,41

1

%1,69

4

%6,78

10

%16,95
 

Doğru (%64,41)

Yanlış (%18,64)

Boş (%16,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki
cisimlerin hareket durumlarını örneklerle
açıklar.

C  
3

%5,08

32

%54,24

6

%10,17

2

%3,39

16

%27,12
 

Doğru (%54,24)

Yanlış (%18,64)

Boş (%27,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme
olaylarının günlük hayattaki etkilerini
yorumlar.

A
7

%11,86

2

%3,39

16

%27,12

5

%8,47

6

%10,17

23

%38,98
 

Doğru (%11,86)

Yanlış (%49,15)

Boş (%38,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C
7

%11,86

5

%8,47

3

%5,08

10

%16,95

12

%20,34

22

%37,29
 

Doğru (%5,08)

Yanlış (%57,63)

Boş (%37,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. D

2

%3,39

2

%3,39

1

%1,69

20

%33,90

1

%1,69

33

%55,93
 

Doğru (%33,90)

Yanlış (%10,17)

Boş (%55,93)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

C
1

%1,69
 

36

%61,02

1

%1,69

11

%18,64

10

%16,95
 

Doğru (%61,02)

Yanlış (%22,03)

Boş (%16,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

B
6

%10,17

33

%55,93

1

%1,69

3

%5,08

5

%8,47

11

%18,64
 

Doğru (%55,93)

Yanlış (%25,42)

Boş (%18,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf
etkileşimleri sınıflandırır.

A
22

%37,29

10

%16,95

9

%15,25

4

%6,78

1

%1,69

13

%22,03
 

Doğru (%37,29)

Yanlış (%40,68)

Boş (%22,03)



-M SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

87 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar. C

1

%1,69

3

%5,08

11

%18,64

1

%1,69

21

%35,59

22

%37,29
 

Doğru (%18,64)

Yanlış (%44,07)

Boş (%37,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı C

1

%1,69

3

%5,08

7

%11,86

3

%5,08

2

%3,39

43

%72,88
 

Doğru (%11,86)

Yanlış (%15,25)

Boş (%72,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E

6

%10,17

3

%5,08

9

%15,25

4

%6,78

15

%25,42

22

%37,29
 

Doğru (%25,42)

Yanlış (%37,29)

Boş (%37,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E

2

%3,39

5

%8,47

1

%1,69

7

%11,86

22

%37,29

22

%37,29
 

Doğru (%37,29)

Yanlış (%25,42)

Boş (%37,29)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B

18

%30,51

1

%1,69

2

%3,39

9

%15,25
 

29

%49,15
 

Doğru (%1,69)

Yanlış (%49,15)

Boş (%49,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. A

15

%25,42

1

%1,69

6

%10,17

7

%11,86

7

%11,86

23

%38,98
 

Doğru (%25,42)

Yanlış (%35,59)

Boş (%38,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

E
1

%1,69

5

%8,47

7

%11,86

5

%8,47

12

%20,34

29

%49,15
 

Doğru (%20,34)

Yanlış (%30,51)

Boş (%49,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitozu açıklar. D

1

%1,69

5

%8,47

4

%6,78

28

%47,46

3

%5,08

18

%30,51
 

Doğru (%47,46)

Yanlış (%22,03)

Boş (%30,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. C  

2

%3,39

15

%25,42
 

2

%3,39

40

%67,80
 

Doğru (%25,42)

Yanlış (%6,78)

Boş (%67,80)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B  

37

%62,71

1

%1,69

2

%3,39

5

%8,47

14

%23,73
 

Doğru (%62,71)

Yanlış (%13,56)

Boş (%23,73)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C   

12

%85,71

1

%7,14

1

%7,14
  

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

1

%7,14

13

%92,86
     

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

3

%21,43

3

%21,43

1

%7,14
 

3

%21,43

4

%28,57
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%50,00)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C

4

%28,57

1

%7,14

8

%57,14
 

1

%7,14
  

Doğru (%57,14)

Yanlış (%42,86)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C

1

%7,14

4

%28,57

1

%7,14

5

%35,71

3

%21,43
  

Doğru (%7,14)

Yanlış (%92,86)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B  

14

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B

1

%7,14

10

%71,43

1

%7,14
 

2

%14,29
  

Doğru (%71,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D

2

%14,29
  

11

%78,57
 

1

%7,14
 

Doğru (%78,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B

3

%21,43

8

%57,14
 

3

%21,43
   

Doğru (%57,14)

Yanlış (%42,86)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A

6

%42,86
   

2

%14,29

6

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D  

1

%7,14
 

1

%7,14

1

%7,14

11

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E  

1

%7,14
 

2

%14,29

3

%21,43

8

%57,14
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D   

2

%14,29

8

%57,14
 

4

%28,57
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD

1

%7,14

1

%7,14

5

%35,71

2

%14,29

4

%28,57

1

%7,14
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B

2

%14,29

2

%14,29

3

%21,43
  

7

%50,00
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%35,71)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C

1

%7,14
 

2

%14,29

1

%7,14
 

10

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C  

5

%35,71

6

%42,86

2

%14,29

1

%7,14
  

Doğru (%42,86)

Yanlış (%57,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C

3

%21,43

1

%7,14

8

%57,14

1

%7,14
 

1

%7,14
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%35,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D

3

%21,43
  

5

%35,71

1

%7,14

5

%35,71
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%28,57)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D

2

%14,29
 

8

%57,14

3

%21,43

1

%7,14
  

Doğru (%21,43)

Yanlış (%78,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A

8

%57,14

1

%7,14

3

%21,43
 

1

%7,14

1

%7,14
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%35,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C

1

%7,14

1

%7,14

12

%85,71
    

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D

3

%21,43

1

%7,14

1

%7,14

9

%64,29
   

Doğru (%64,29)

Yanlış (%35,71)

Boş (%0,00)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

10

%71,43

3

%21,43
   

1

%7,14
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Konu B

2

%14,29

12

%85,71
     

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

12

%85,71
 

2

%14,29
  

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce E   

1

%7,14
 

13

%92,86
  

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünce E

1

%7,14

1

%7,14
 

1

%7,14

11

%78,57
  

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi A

8

%57,14

3

%21,43

1

%7,14

1

%7,14

1

%7,14
  

Doğru (%57,14)

Yanlış (%42,86)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme A

5

%35,71
 

5

%35,71

2

%14,29
 

2

%14,29
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%50,00)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Paragrafta Konu-Düşüncesine uzak
düşmektedir C

2

%14,29

1

%7,14

1

%7,14

3

%21,43

4

%28,57

3

%21,43
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%71,43)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce D

1

%7,14

1

%7,14
 

7

%50,00

4

%28,57

1

%7,14
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma E

3

%21,43

1

%7,14

2

%14,29

2

%14,29

3

%21,43

3

%21,43
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%57,14)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

5

%35,71
 

3

%21,43

2

%14,29

4

%28,57
  

Doğru (%35,71)

Yanlış (%64,29)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

1

%7,14

2

%14,29

11

%78,57
    

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çoklu Soru-Konu A

8

%57,14

2

%14,29

3

%21,43
  

1

%7,14
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%35,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çoklu Soru-Konu-Gönderme A

6

%42,86

2

%14,29

1

%7,14

2

%14,29

3

%21,43
  

Doğru (%42,86)

Yanlış (%57,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

3

%21,43
 

10

%71,43
 

1

%7,14
  

Doğru (%71,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çoklu Soru-Paragrafta Konu B

1

%7,14

9

%64,29

1

%7,14
 

2

%14,29

1

%7,14
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce E

1

%7,14

4

%28,57

1

%7,14

3

%21,43

4

%28,57

1

%7,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%64,29)

Boş (%7,14)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

B
1

%7,14

13

%92,86
     

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

E  
1

%7,14

4

%28,57
 

2

%14,29

7

%50,00
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%35,71)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik
tehditleri analiz eder. A

8

%57,14

2

%14,29
 

3

%21,43
 

1

%7,14
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%35,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

C  
2

%14,29

1

%7,14

4

%28,57

1

%7,14

6

%42,86
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%50,00)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. D

1

%7,14
 

1

%7,14

10

%71,43

1

%7,14

1

%7,14
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%7,14)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri D

4

%28,57
  

2

%14,29

1

%7,14

7

%50,00
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%35,71)

Boş (%50,00)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'nin Su Varlığı B

2

%14,29

7

%50,00

2

%14,29
 

1

%7,14

2

%14,29
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%35,71)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E  

1

%7,14
 

5

%35,71

6

%42,86

2

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge Türleri ve Sınıflandırılması C   

13

%92,86
  

1

%7,14
 

Doğru (%92,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

12

%85,71
 

1

%7,14
 

1

%7,14
  

Doğru (%85,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%0,00)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefeyi Tanıma A

11

%78,57

1

%7,14

1

%7,14
 

1

%7,14
  

Doğru (%78,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi B  

5

%35,71

5

%35,71

3

%21,43
 

1

%7,14
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%57,14)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 15.yy-17.yy Felsefesi C  

4

%28,57

7

%50,00
 

2

%14,29

1

%7,14
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%42,86)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi C   

12

%85,71

1

%7,14
 

1

%7,14
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%7,14)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi E   

1

%7,14
 

12

%85,71

1

%7,14
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%7,14)

Boş (%7,14)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri B

2

%14,29

8

%57,14

2

%14,29
 

1

%7,14

1

%7,14
 

Doğru (%57,14)

Yanlış (%35,71)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler D    

13

%92,86
 

1

%7,14
 

Doğru (%92,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,14)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Ekonomi A

14

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri E    

5

%35,71

7

%50,00

2

%14,29
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%35,71)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar B

1

%7,14

6

%42,86

1

%7,14

1

%7,14

5

%35,71
  

Doğru (%42,86)

Yanlış (%57,14)

Boş (%0,00)

Felsefe (Seçmeli)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Varlık Felsefesi A      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi B      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bilgi Felsefesi C      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 MÖ 6.yy-MS 2.yy Felsefesi E      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefe ile Düşünme A      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C   

2

%18,18

1

%9,09
 

8

%72,73
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%9,09)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Tam Sayılar C  

1

%9,09

6

%54,55
  

4

%36,36
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%9,09)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü İfadeler B   

1

%9,09
 

1

%9,09

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü İfadeler C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri B  

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09
 

8

%72,73
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%18,18)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Basit Eşitsizlikler B  

4

%36,36
  

1

%9,09

6

%54,55
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%9,09)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek-Çift Sayılar A

2

%18,18
 

3

%27,27
  

6

%54,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değer C   

1

%9,09
  

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Basit Eşitsizlikler B  

1

%9,09
   

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Problemleri C   

2

%18,18
  

9

%81,82
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Mantık C

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09
  

8

%72,73
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%18,18)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Veri D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme E   

1

%9,09
  

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Köklü Sayılar D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Bölünebilme B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C   

1

%9,09
  

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Asal Sayılar B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri A  

1

%9,09
  

2

%18,18

8

%72,73
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%27,27)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde Problemleri D     

1

%9,09

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Rutin Olmayan Problemler C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler D   

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

8

%72,73
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%18,18)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde Problemleri D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sıralama ve Seçme B

1

%9,09
 

1

%9,09
  

9

%81,82
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Olasılık A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Özel Üçgenler B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Üçgenler D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerde Benzerlik C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Özel Üçgenler C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Dik Prizmalar A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dik Prizmalar B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. C   

6

%60,00
  

4

%40,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. D

1

%10,00
  

1

%10,00

3

%30,00

5

%50,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük
hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm
önerisi üretir.

C  
1

%10,00

5

%50,00
  

4

%40,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki
cisimlerin hareket durumlarını örneklerle
açıklar.

C  
1

%10,00

3

%30,00
  

6

%60,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme
olaylarının günlük hayattaki etkilerini
yorumlar.

A   
2

%20,00
  

8

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C
1

%10,00
    

9

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. D      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

C   
2

%20,00

2

%20,00

3

%30,00

3

%30,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

B
2

%20,00
 

1

%10,00

2

%20,00
 

5

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf
etkileşimleri sınıflandırır.

A  
2

%20,00
   

8

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)



-MA SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

14 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar. C   

1

%10,00
  

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı C      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E      

10

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E     

3

%30,00

7

%70,00
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%70,00)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B  

1

%10,00
   

9

%90,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. A    

1

%10,00
 

9

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

E  
1

%10,00
   

9

%90,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitozu açıklar. D   

1

%10,00

2

%20,00
 

7

%70,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. C   

1

%10,00

1

%10,00

1

%10,00

7

%70,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B

1

%10,00

7

%70,00
  

1

%10,00

1

%10,00
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%10,00)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C   

12

%92,31
 

1

%7,69
  

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

2

%15,38

9

%69,23
  

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

4

%30,77

2

%15,38

1

%7,69

1

%7,69

3

%23,08

2

%15,38
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%69,23)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C

1

%7,69

3

%23,08

7

%53,85

1

%7,69

1

%7,69
  

Doğru (%53,85)

Yanlış (%46,15)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C

2

%15,38

6

%46,15

1

%7,69

2

%15,38

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%84,62)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B

2

%15,38

11

%84,62
     

Doğru (%84,62)

Yanlış (%15,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B  

8

%61,54
  

4

%30,77

1

%7,69
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%30,77)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D  

2

%15,38
 

9

%69,23
 

2

%15,38
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B

1

%7,69

8

%61,54
 

2

%15,38
 

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A  

4

%30,77

2

%15,38

2

%15,38

1

%7,69

4

%30,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%69,23)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D

2

%15,38
  

3

%23,08
 

8

%61,54
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%15,38)

Boş (%61,54)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E

1

%7,69
  

1

%7,69

1

%7,69

10

%76,92
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%15,38)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D  

4

%30,77
 

7

%53,85
 

2

%15,38
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%30,77)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD

2

%15,38

2

%15,38

5

%38,46

2

%15,38

2

%15,38
  

Doğru (%53,85)

Yanlış (%46,15)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B

1

%7,69

3

%23,08

2

%15,38
 

1

%7,69

6

%46,15
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C  

1

%7,69

2

%15,38
  

10

%76,92
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%7,69)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C

1

%7,69

6

%46,15

5

%38,46
  

1

%7,69
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%53,85)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C

1

%7,69

1

%7,69

10

%76,92
  

1

%7,69
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%15,38)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D

5

%38,46

1

%7,69
 

3

%23,08

3

%23,08

1

%7,69
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%69,23)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D   

6

%46,15

5

%38,46

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%53,85)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A

8

%61,54

2

%15,38

3

%23,08
    

Doğru (%61,54)

Yanlış (%38,46)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C

1

%7,69

1

%7,69

11

%84,62
    

Doğru (%84,62)

Yanlış (%15,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D  

4

%30,77

1

%7,69

7

%53,85
 

1

%7,69
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%38,46)

Boş (%7,69)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

9

%69,23

1

%7,69
 

1

%7,69

2

%15,38
  

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Konu B

1

%7,69

6

%46,15

1

%7,69

2

%15,38

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%38,46)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünce C

1

%7,69

1

%7,69

9

%69,23
 

2

%15,38
  

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce E     

13

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünce E

1

%7,69
  

3

%23,08

8

%61,54

1

%7,69
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%30,77)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi A

4

%30,77

7

%53,85
 

1

%7,69
 

1

%7,69
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%61,54)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme A

5

%38,46
 

1

%7,69

3

%23,08
 

4

%30,77
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%30,77)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Paragrafta Konu-Düşüncesine uzak
düşmektedir C

2

%15,38

2

%15,38

2

%15,38

4

%30,77

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%69,23)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce D

3

%23,08

1

%7,69

1

%7,69

5

%38,46
 

3

%23,08
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%38,46)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma E

2

%15,38

2

%15,38

2

%15,38
 

6

%46,15

1

%7,69
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%46,15)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

6

%46,15
 

5

%38,46

1

%7,69
 

1

%7,69
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%46,15)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

1

%7,69
 

11

%84,62

1

%7,69
   

Doğru (%84,62)

Yanlış (%15,38)

Boş (%0,00)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çoklu Soru-Konu A

9

%69,23

3

%23,08
 

1

%7,69
   

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çoklu Soru-Konu-Gönderme A

7

%53,85

2

%15,38

1

%7,69

3

%23,08
   

Doğru (%53,85)

Yanlış (%46,15)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

1

%7,69

1

%7,69

10

%76,92

1

%7,69
   

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çoklu Soru-Paragrafta Konu B  

5

%38,46
 

1

%7,69

5

%38,46

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce E

2

%15,38

3

%23,08

1

%7,69

3

%23,08

4

%30,77
  

Doğru (%30,77)

Yanlış (%69,23)

Boş (%0,00)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

B
2

%15,38

10

%76,92
  

1

%7,69
  

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

E
1

%7,69
 

1

%7,69

2

%15,38

2

%15,38

7

%53,85
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%30,77)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik
tehditleri analiz eder. A

6

%46,15
 

1

%7,69

5

%38,46
  

1

%7,69

Doğru (%46,15)

Yanlış (%53,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

C  
3

%23,08

3

%23,08

1

%7,69
 

6

%46,15
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. D  

2

%15,38

2

%15,38

5

%38,46

3

%23,08

1

%7,69
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%53,85)

Boş (%7,69)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri D

1

%7,69
 

3

%23,08

4

%30,77

1

%7,69

4

%30,77
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%38,46)

Boş (%30,77)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'nin Su Varlığı B

4

%30,77

2

%15,38

1

%7,69

1

%7,69

2

%15,38

3

%23,08
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%61,54)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E  

2

%15,38
 

6

%46,15

5

%38,46
  

Doğru (%38,46)

Yanlış (%61,54)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge Türleri ve Sınıflandırılması C   

10

%76,92
  

3

%23,08
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%0,00)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

11

%84,62
 

1

%7,69

1

%7,69
   

Doğru (%84,62)

Yanlış (%15,38)

Boş (%0,00)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefeyi Tanıma A

6

%46,15
  

4

%30,77

2

%15,38

1

%7,69
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%46,15)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi B

1

%7,69

3

%23,08

4

%30,77

1

%7,69

1

%7,69

3

%23,08
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%53,85)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 15.yy-17.yy Felsefesi C  

3

%23,08

5

%38,46
 

3

%23,08

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi C   

9

%69,23

1

%7,69
 

3

%23,08
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%7,69)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi E

1

%7,69
 

1

%7,69

3

%23,08

7

%53,85

1

%7,69
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%38,46)

Boş (%7,69)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri B

2

%15,38

2

%15,38

3

%23,08

3

%23,08

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%69,23)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler D  

1

%7,69
 

10

%76,92
 

2

%15,38
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%7,69)

Boş (%15,38)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Ekonomi A

12

%92,31
    

1

%7,69
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri E  

1

%7,69
 

7

%53,85

4

%30,77

1

%7,69
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%61,54)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar B

1

%7,69

9

%69,23
  

2

%15,38

1

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Felsefe (Seçmeli)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Varlık Felsefesi A      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bilgi Felsefesi C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 MÖ 6.yy-MS 2.yy Felsefesi E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefe ile Düşünme A      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C  

1

%14,29

1

%14,29
  

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Tam Sayılar C

1

%14,29

1

%14,29

3

%42,86
  

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü İfadeler B

1

%14,29

1

%14,29
  

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü İfadeler C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri B  

2

%28,57
   

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Basit Eşitsizlikler B

1

%14,29

3

%42,86
   

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek-Çift Sayılar A

3

%42,86
 

1

%14,29
 

1

%14,29

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değer C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Basit Eşitsizlikler B  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Problemleri C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C

1

%14,29
 

1

%14,29
  

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Mantık C

1

%14,29
 

1

%14,29

1

%14,29
 

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Veri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Köklü Sayılar D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Bölünebilme B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Asal Sayılar B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde Problemleri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Rutin Olmayan Problemler C     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler D     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde Problemleri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sıralama ve Seçme B     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Olasılık A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Özel Üçgenler B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Üçgenler D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerde Benzerlik C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Özel Üçgenler C    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Dik Prizmalar A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dik Prizmalar B

1

%14,29
    

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. C   

4

%80,00
  

1

%20,00
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. D     

1

%20,00

4

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük
hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm
önerisi üretir.

C   
1

%20,00

1

%20,00
 

3

%60,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki
cisimlerin hareket durumlarını örneklerle
açıklar.

C  
1

%20,00
   

4

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme
olaylarının günlük hayattaki etkilerini
yorumlar.

A  
1

%20,00

2

%40,00
  

2

%40,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%60,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. D      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

C    
1

%20,00
 

4

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

B
1

%20,00
  

1

%20,00
 

3

%60,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf
etkileşimleri sınıflandırır.

A     
1

%20,00

4

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)



-MB SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar. C      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı C      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E     

1

%20,00

4

%80,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%80,00)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. A      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

E    
2

%40,00
 

3

%60,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%40,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitozu açıklar. D   

1

%20,00
  

4

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. C      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B      

5

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C   

13

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

1

%7,69

11

%84,62
   

1

%7,69
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%7,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

1

%7,69

2

%15,38

1

%7,69

4

%30,77

1

%7,69

4

%30,77
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%53,85)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C

1

%7,69
 

9

%69,23

2

%15,38
 

1

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C

2

%15,38

3

%23,08

1

%7,69

2

%15,38

5

%38,46
  

Doğru (%7,69)

Yanlış (%92,31)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B  

13

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B  

13

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D

1

%7,69

1

%7,69
 

9

%69,23

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B  

11

%84,62
 

1

%7,69
 

1

%7,69
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%7,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A

6

%46,15

2

%15,38

1

%7,69
  

4

%30,77
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%23,08)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D    

8

%61,54
 

5

%38,46
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%0,00)

Boş (%38,46)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E

1

%7,69

1

%7,69
  

3

%23,08

8

%61,54
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%15,38)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D

1

%7,69
  

9

%69,23
 

3

%23,08
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%7,69)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD

3

%23,08

1

%7,69

7

%53,85
  

2

%15,38
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%30,77)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B  

5

%38,46

4

%30,77

2

%15,38
 

2

%15,38
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%46,15)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C

1

%7,69
 

3

%23,08
 

1

%7,69

8

%61,54
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%15,38)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C

2

%15,38
 

10

%76,92

1

%7,69
   

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C

1

%7,69

2

%15,38

10

%76,92
    

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D

1

%7,69
 

1

%7,69

10

%76,92

1

%7,69
  

Doğru (%76,92)

Yanlış (%23,08)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D

2

%15,38

1

%7,69

7

%53,85

1

%7,69
 

2

%15,38
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%76,92)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A

12

%92,31

1

%7,69
     

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C   

13

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D

2

%15,38

2

%15,38
 

6

%46,15

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%38,46)

Boş (%15,38)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

12

%92,31
  

1

%7,69
   

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Konu B

1

%7,69

12

%92,31
     

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

11

%84,62
 

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%7,69)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce E     

13

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünce E   

1

%7,69
 

12

%92,31
  

Doğru (%92,31)

Yanlış (%7,69)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi A

3

%23,08

9

%69,23
   

1

%7,69
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%69,23)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme A

6

%46,15

1

%7,69

5

%38,46

1

%7,69
   

Doğru (%46,15)

Yanlış (%53,85)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Paragrafta Konu-Düşüncesine uzak
düşmektedir C

3

%23,08
 

2

%15,38

1

%7,69

3

%23,08

4

%30,77
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%53,85)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce D

2

%15,38
  

8

%61,54

2

%15,38

1

%7,69
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%30,77)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma E

3

%23,08
   

6

%46,15

4

%30,77
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%23,08)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

5

%38,46
 

2

%15,38

3

%23,08

2

%15,38

1

%7,69
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%53,85)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

12

%92,31
  

1

%7,69
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,69)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çoklu Soru-Konu A

8

%61,54
 

1

%7,69

1

%7,69
 

3

%23,08
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%15,38)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çoklu Soru-Konu-Gönderme A

7

%53,85
  

4

%30,77

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%38,46)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

10

%76,92

1

%7,69

1

%7,69

1

%7,69
 

Doğru (%76,92)

Yanlış (%15,38)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çoklu Soru-Paragrafta Konu B

1

%7,69

8

%61,54
  

2

%15,38

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce E

1

%7,69

3

%23,08
 

3

%23,08

4

%30,77

2

%15,38
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%53,85)

Boş (%15,38)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

B  
12

%92,31
   

1

%7,69
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

E
2

%15,38

1

%7,69

1

%7,69
 

3

%23,08

6

%46,15
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik
tehditleri analiz eder. A

3

%23,08

2

%15,38

1

%7,69

5

%38,46
 

2

%15,38
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%61,54)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

C  
6

%46,15
 

3

%23,08
 

4

%30,77
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%69,23)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. D   

1

%7,69

9

%69,23

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%15,38)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri D

1

%7,69
 

2

%15,38

6

%46,15

1

%7,69

3

%23,08
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%30,77)

Boş (%23,08)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'nin Su Varlığı B  

8

%61,54
 

1

%7,69
 

4

%30,77
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%7,69)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E    

4

%30,77

9

%69,23
  

Doğru (%69,23)

Yanlış (%30,77)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge Türleri ve Sınıflandırılması C   

13

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

11

%84,62
  

2

%15,38
   

Doğru (%84,62)

Yanlış (%15,38)

Boş (%0,00)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefeyi Tanıma A

8

%61,54
 

1

%7,69

1

%7,69

1

%7,69

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi B

1

%7,69

4

%30,77

7

%53,85
  

1

%7,69
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%61,54)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 15.yy-17.yy Felsefesi C  

3

%23,08

9

%69,23
  

1

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi C   

7

%53,85
 

1

%7,69

5

%38,46
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%7,69)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi E  

1

%7,69
 

2

%15,38

8

%61,54

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri B

2

%15,38

6

%46,15
 

1

%7,69

2

%15,38

2

%15,38
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%38,46)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler D    

12

%92,31
 

1

%7,69
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,69)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Ekonomi A

13

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri E

1

%7,69
  

2

%15,38

8

%61,54

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar B  

7

%53,85
  

6

%46,15
  

Doğru (%53,85)

Yanlış (%46,15)

Boş (%0,00)

Felsefe (Seçmeli)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Varlık Felsefesi A      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bilgi Felsefesi C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 MÖ 6.yy-MS 2.yy Felsefesi E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefe ile Düşünme A      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C  

3

%23,08

8

%61,54
  

2

%15,38
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%23,08)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Tam Sayılar C   

11

%84,62
  

2

%15,38
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%0,00)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü İfadeler B  

3

%23,08

1

%7,69

1

%7,69
 

8

%61,54
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%15,38)

Boş (%61,54)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü İfadeler C

2

%15,38
    

11

%84,62
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,38)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri B  

4

%30,77

1

%7,69
  

8

%61,54
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%7,69)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Basit Eşitsizlikler B

1

%7,69

7

%53,85
  

1

%7,69

4

%30,77
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%15,38)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek-Çift Sayılar A

7

%53,85
  

1

%7,69
 

5

%38,46
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%7,69)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değer C   

6

%46,15
 

1

%7,69

6

%46,15
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%7,69)

Boş (%46,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Basit Eşitsizlikler B  

1

%7,69
   

12

%92,31
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Problemleri C   

3

%23,08

1

%7,69
 

9

%69,23
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%7,69)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C   

4

%30,77
  

9

%69,23
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%0,00)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Mantık C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Veri D      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme E     

1

%7,69

12

%92,31
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,31)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Köklü Sayılar D    

3

%23,08
 

10

%76,92
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%0,00)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Bölünebilme B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D  

1

%7,69
 

2

%15,38
 

10

%76,92
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%7,69)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C   

3

%23,08
 

1

%7,69

9

%69,23
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%7,69)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Asal Sayılar B

1

%7,69

1

%7,69
  

1

%7,69

10

%76,92
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%15,38)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri A

2

%15,38
    

11

%84,62
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%0,00)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde Problemleri D  

1

%7,69
 

1

%7,69
 

11

%84,62
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%7,69)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Rutin Olmayan Problemler C

1

%7,69
  

1

%7,69

1

%7,69

10

%76,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%23,08)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler D   

2

%15,38

5

%38,46

2

%15,38

4

%30,77
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%30,77)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri A

1

%7,69
    

12

%92,31
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E   

1

%7,69
 

3

%23,08

9

%69,23
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%7,69)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde Problemleri D      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sıralama ve Seçme B  

2

%15,38

3

%23,08
  

8

%61,54
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%23,08)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Olasılık A

1

%7,69
    

12

%92,31
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Özel Üçgenler B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Üçgenler D

1

%7,69

1

%7,69
  

1

%7,69

10

%76,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%23,08)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerde Benzerlik C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Özel Üçgenler C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Dik Prizmalar A      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dik Prizmalar B      

13

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. C   

7

%87,50
  

1

%12,50
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. D  

1

%12,50
  

4

%50,00

3

%37,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük
hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm
önerisi üretir.

C  
3

%37,50

1

%12,50
  

4

%50,00
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%37,50)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki
cisimlerin hareket durumlarını örneklerle
açıklar.

C   
5

%62,50

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme
olaylarının günlük hayattaki etkilerini
yorumlar.

A   
2

%25,00
 

1

%12,50

5

%62,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C     
1

%12,50

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. D      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

C   
5

%62,50
 

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

B
1

%12,50

2

%25,00
 

2

%25,00

2

%25,00

1

%12,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%62,50)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf
etkileşimleri sınıflandırır.

A
2

%25,00

1

%12,50

1

%12,50

1

%12,50
 

3

%37,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%37,50)

Boş (%37,50)



-MC SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

13 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar. C   

1

%12,50
  

7

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı C      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E   

1

%12,50

1

%12,50
 

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E     

2

%25,00

6

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B      

8

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. A   

1

%12,50
  

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

E   
2

%25,00
  

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitozu açıklar. D   

1

%12,50
  

7

%87,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. C    

1

%12,50

1

%12,50

6

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B  

4

%50,00
   

4

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C

1

%9,09
 

9

%81,82
  

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

2

%18,18

8

%72,73
   

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

3

%27,27

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

4

%36,36
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%54,55)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C

1

%9,09

1

%9,09

5

%45,45

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%45,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C  

5

%45,45

1

%9,09
 

5

%45,45
  

Doğru (%9,09)

Yanlış (%90,91)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B  

11

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B  

11

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D

3

%27,27
  

6

%54,55

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B  

7

%63,64

2

%18,18

1

%9,09
 

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A

5

%45,45

1

%9,09
   

5

%45,45
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%9,09)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D    

1

%9,09
 

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E  

1

%9,09
   

10

%90,91
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,09)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D  

1

%9,09

2

%18,18

6

%54,55
 

2

%18,18
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%27,27)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD   

4

%36,36
 

4

%36,36

3

%27,27
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%36,36)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B

1

%9,09

2

%18,18

2

%18,18
  

6

%54,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C   

1

%9,09
  

10

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C   

8

%72,73
 

1

%9,09

2

%18,18
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%9,09)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C

2

%18,18
 

6

%54,55

2

%18,18
 

1

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D

1

%9,09

1

%9,09
 

3

%27,27

2

%18,18

4

%36,36
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%36,36)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D

4

%36,36

1

%9,09

2

%18,18

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%72,73)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A

8

%72,73
 

1

%9,09
 

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C   

10

%90,91

1

%9,09
   

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D  

2

%18,18

1

%9,09

6

%54,55
 

2

%18,18
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%27,27)

Boş (%18,18)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

11

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Konu B  

9

%81,82
  

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünce C

1

%9,09
 

10

%90,91
    

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce E    

1

%9,09

10

%90,91
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünce E    

1

%9,09

10

%90,91
  

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi A

3

%27,27

7

%63,64
 

1

%9,09
   

Doğru (%27,27)

Yanlış (%72,73)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme A

5

%45,45

1

%9,09

3

%27,27
 

2

%18,18
  

Doğru (%45,45)

Yanlış (%54,55)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Paragrafta Konu-Düşüncesine uzak
düşmektedir C

1

%9,09
 

1

%9,09
 

2

%18,18

7

%63,64
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce D

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09

7

%63,64
   

Doğru (%63,64)

Yanlış (%36,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma E

1

%9,09
 

2

%18,18
 

5

%45,45

3

%27,27
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%27,27)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

5

%45,45
  

1

%9,09

4

%36,36

1

%9,09
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%45,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

10

%90,91
  

1

%9,09
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%0,00)

Boş (%9,09)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çoklu Soru-Konu A

5

%45,45

1

%9,09

2

%18,18

1

%9,09
 

2

%18,18
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%36,36)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çoklu Soru-Konu-Gönderme A

9

%81,82
   

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C  

1

%9,09

9

%81,82
  

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çoklu Soru-Paragrafta Konu B  

4

%36,36

2

%18,18
 

2

%18,18

3

%27,27
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%36,36)

Boş (%27,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce E  

2

%18,18
 

4

%36,36

3

%27,27

2

%18,18
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%54,55)

Boş (%18,18)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

B
1

%9,09

8

%72,73

1

%9,09
  

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

E   
1

%9,09

2

%18,18

2

%18,18

6

%54,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%27,27)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik
tehditleri analiz eder. A

5

%45,45
 

1

%9,09

4

%36,36
 

1

%9,09
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%45,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

C    
4

%36,36
 

7

%63,64
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%36,36)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. D  

2

%18,18

1

%9,09

1

%9,09

6

%54,55

1

%9,09
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%81,82)

Boş (%9,09)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri D

1

%9,09
 

2

%18,18

5

%45,45

1

%9,09

2

%18,18
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%36,36)

Boş (%18,18)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'nin Su Varlığı B

2

%18,18

3

%27,27
 

2

%18,18
 

4

%36,36
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%36,36)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E    

3

%27,27

7

%63,64

1

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge Türleri ve Sınıflandırılması C   

9

%81,82
  

2

%18,18
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%0,00)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

10

%90,91
 

1

%9,09
    

Doğru (%90,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%0,00)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefeyi Tanıma A

8

%72,73
  

2

%18,18
 

1

%9,09
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%18,18)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi B

3

%27,27

1

%9,09

5

%45,45

1

%9,09
 

1

%9,09
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%81,82)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 15.yy-17.yy Felsefesi C  

5

%45,45

4

%36,36
  

2

%18,18
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%45,45)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi C   

3

%27,27

2

%18,18

1

%9,09

5

%45,45
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%27,27)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi E  

2

%18,18

2

%18,18
 

6

%54,55

1

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri B

1

%9,09

3

%27,27

1

%9,09

1

%9,09

1

%9,09

4

%36,36
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%36,36)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler D    

9

%81,82

1

%9,09

1

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Ekonomi A

10

%90,91
    

1

%9,09
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%0,00)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri E    

7

%63,64

3

%27,27

1

%9,09
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%63,64)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar B  

3

%27,27
  

7

%63,64

1

%9,09
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%63,64)

Boş (%9,09)

Felsefe (Seçmeli)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Varlık Felsefesi A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi B      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bilgi Felsefesi C      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 MÖ 6.yy-MS 2.yy Felsefesi E      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefe ile Düşünme A      

11

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C  

2

%28,57

3

%42,86

1

%14,29
 

1

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Tam Sayılar C

1

%14,29
 

5

%71,43
  

1

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü İfadeler B

1

%14,29

1

%14,29

1

%14,29
  

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü İfadeler C     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri B  

2

%28,57

1

%14,29
  

4

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Basit Eşitsizlikler B

1

%14,29

3

%42,86
 

1

%14,29

1

%14,29

1

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek-Çift Sayılar A

3

%42,86

1

%14,29

2

%28,57
 

1

%14,29
  

Doğru (%42,86)

Yanlış (%57,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değer C

1

%14,29
 

3

%42,86
 

1

%14,29

2

%28,57
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%28,57)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Basit Eşitsizlikler B    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Problemleri C   

2

%28,57
  

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Mantık C  

1

%14,29

1

%14,29
 

1

%14,29

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Veri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Köklü Sayılar D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Bölünebilme B  

1

%14,29
   

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Asal Sayılar B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri A

1

%14,29
  

2

%28,57
 

4

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde Problemleri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Rutin Olmayan Problemler C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler D

1

%14,29
  

3

%42,86
 

3

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E

1

%14,29
   

1

%14,29

5

%71,43
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%14,29)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde Problemleri D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri E     

1

%14,29

6

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sıralama ve Seçme B  

2

%28,57
   

5

%71,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%0,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Olasılık A    

1

%14,29
 

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Özel Üçgenler B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Üçgenler D   

1

%14,29
  

6

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerde Benzerlik C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Özel Üçgenler C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Dik Prizmalar A      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dik Prizmalar B      

7

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. C   

4

%66,67
  

2

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. D     

2

%33,33

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük
hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm
önerisi üretir.

C  
1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki
cisimlerin hareket durumlarını örneklerle
açıklar.

C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme
olaylarının günlük hayattaki etkilerini
yorumlar.

A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C  
1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

C   
1

%16,67
 

2

%33,33

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

B    
1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf
etkileşimleri sınıflandırır.

A  
1

%16,67

1

%16,67

1

%16,67
 

3

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



-MD SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

11 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar. C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E

1

%16,67
 

1

%16,67
  

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitozu açıklar. D

2

%33,33
    

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B  

3

%50,00
  

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%33,33)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C

1

%50,00

1

%50,00
     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

1

%50,00

1

%50,00
     

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B  

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C   

2

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B  

2

%100,0
0

     

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B  

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D

1

%50,00
  

1

%50,00
   

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B

1

%50,00
    

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D

1

%50,00
    

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E  

2

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D    

2

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD

1

%50,00
 

1

%50,00
    

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C    

1

%50,00

1

%50,00
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C   

1

%50,00
 

1

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D    

2

%100,0
0

   

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A  

1

%50,00
 

1

%50,00
   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C   

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D    

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünce A

1

%50,00
    

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Konu B

1

%50,00
    

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

2

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce E     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünce E     

2

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Anlam-İki Parça İlişkisi A  

2

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yapı-Cümle Ekleme A  

1

%50,00
  

1

%50,00
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

Paragrafta Konu-Düşüncesine uzak
düşmektedir C      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce D      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma E     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünce A    

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C   

2

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çoklu Soru-Konu A

2

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çoklu Soru-Konu-Gönderme A    

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce C

1

%50,00
    

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Çoklu Soru-Paragrafta Konu B   

1

%50,00
 

1

%50,00
  

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çoklu Soru-Paragrafta Yardımcı Düşünce E    

2

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

TYT Sosyal

Tarih-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı
coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki
ilişkiyi analiz eder.

B   
1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

İslam dünyasının korunması bağlamında
Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi
Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları
mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz
eder.

E
1

%50,00
    

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik
tehditleri analiz eder. A    

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve
sonrasında meydana gelen gelişmeleri
kavrar.

C  
1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri
kavrar. D     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Coğrafya-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Dünya'nın Şekli ve Hareketleri D      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'nin Su Varlığı B  

1

%50,00
  

1

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E    

1

%50,00

1

%50,00
  

Doğru (%50,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Bölge Türleri ve Sınıflandırılması C     

1

%50,00

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Afetlerin Genel Özellikleri A

2

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Felsefe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Felsefeyi Tanıma A   

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Sanat Felsefesi B   

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 15.yy-17.yy Felsefesi C      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Bilgi Felsefesi C      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bilim Felsefesi E      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Din Kül. ve Ahl. Bil.

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 İslam İnanç Esaslarının Özellikleri B  

1

%50,00
   

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler D    

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Din ve Ekonomi A

1

%50,00
    

1

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri E    

1

%50,00
 

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar B   

1

%50,00
  

1

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Felsefe (Seçmeli)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Varlık Felsefesi A      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi B      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Bilgi Felsefesi C      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 MÖ 6.yy-MS 2.yy Felsefesi E      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Felsefe ile Düşünme A      

2

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Matematik-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar C

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Tam Sayılar C    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü İfadeler B

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü İfadeler C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Sayı Problemleri B    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Basit Eşitsizlikler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek-Çift Sayılar A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değer C   

1

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29 Basit Eşitsizlikler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Sayı Problemleri C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Problemleri C  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Mantık C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Veri D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Bölünebilme E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Köklü Sayılar D   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Bölünebilme B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yaş Problemleri C

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Asal Sayılar B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yüzde Problemleri D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Rutin Olmayan Problemler C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri E

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde Problemleri D

1

%100,0
0

      

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Grafik Problemleri E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Sıralama ve Seçme B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Olasılık A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Özel Üçgenler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Özel Üçgenler D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Üçgenlerde Benzerlik C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Üçgenin Alanı D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Özel Üçgenler C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çokgenler B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Kare C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Dik Prizmalar A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dik Prizmalar B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Fen

Fizik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dallarını ve
diğer disiplinlerle ilişkilendirir. C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu
değişkenleri analiz eder. D   

1

%100,0
0

    

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük
hayattaki problemlere kaldırma kuvveti
ve/veya Bernoulli İlkesi'ni kullanarak çözüm
önerisi üretir.

C  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki
cisimlerin hareket durumlarını örneklerle
açıklar.

C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3

Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme
olaylarının günlük hayattaki etkilerini
yorumlar.

A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı,
durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu
değişkenleri açıklar.

C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma
olayıyla ilişkilendirir. D      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Kimya

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde
bulunulan elementlerin adlarını
sembolleriyle eşleştirir.

C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası
elektron ortaklaşması temelinde
açıklar.Kimyasal türler arasındaki zayıf
etkileşimleri sınıflandırır.

A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



10D SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Şube Okul İlçe İl Genel

2 161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini
yorumlar. C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E     

1

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. E    

1

%100,0
0

   

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Biyoloji

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20

Canlıların yapısını oluşturan organik ve
inorganik bileşikleri açıklar. B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. A      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

E  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitozu açıklar. D  

1

%100,0
0

     

Doğru (%0,00)

Yanlış (%100,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. C      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve
olası sonuçlarını değerlendirir. B      

1

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Okul İlçe İl Genel

161 161 1528 54902

KATILIM

TYT Türkçe

Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8

Sözcükte Anlam/Metindeki Boşlukların Uygun
Sözcüklerle Tamamlanması C

6

%3,73

4

%2,48

143

%88,82

2

%1,24

5

%3,11

1

%0,62
 

Doğru (%88,82)

Yanlış (%10,56)

Boş (%0,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

21

%13,04

128

%79,50
 

1

%0,62

2

%1,24

9

%5,59
 

Doğru (%79,50)

Yanlış (%14,91)

Boş (%5,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Sözcükte Anlam/Sözcüğü Anlamca
Karşılayabilecek Kullanım B

37

%22,98

24

%14,91

9

%5,59

30

%18,63

20

%12,42

41

%25,47
 

Doğru (%14,91)

Yanlış (%59,63)

Boş (%25,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümlede Anlam-İki Parça Yorumu C

27

%16,77

13

%8,07

85

%52,80

15

%9,32

12

%7,45

9

%5,59
 

Doğru (%52,80)

Yanlış (%41,61)

Boş (%5,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Cümle Birleştirme C

14

%8,70

55

%34,16

12

%7,45

23

%14,29

49

%30,43

8

%4,97
 

Doğru (%7,45)

Yanlış (%87,58)

Boş (%4,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Sözcükte Anlam-Söz Öbeklerinde Anlam B

7

%4,35

143

%88,82

2

%1,24

5

%3,11
 

4

%2,48
 

Doğru (%88,82)

Yanlış (%8,70)

Boş (%2,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Cümlenin Anlamı ve Yorumu B

3

%1,86

122

%75,78

2

%1,24

5

%3,11

24

%14,91

5

%3,11
 

Doğru (%75,78)

Yanlış (%21,12)

Boş (%3,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Cümlede Anlam ve Yorumu-Cümleyle
Anlatılmak İstenen D

31

%19,25

9

%5,59
 

93

%57,76

16

%9,94

12

%7,45
 

Doğru (%57,76)

Yanlış (%34,78)

Boş (%7,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümlede Anlam-Üç Parça İlişkisi B

23

%14,29

88

%54,66

6

%3,73

18

%11,18
 

26

%16,15
 

Doğru (%54,66)

Yanlış (%29,19)

Boş (%16,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi A

48

%29,81

21

%13,04

7

%4,35

6

%3,73

10

%6,21

69

%42,86
 

Doğru (%29,81)

Yanlış (%27,33)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Karma Dil Bilgisi D

6

%3,73

6

%3,73

2

%1,24

39

%24,22

1

%0,62

107

%66,46
 

Doğru (%24,22)

Yanlış (%9,32)

Boş (%66,46)



KURUM SORU ANALİZİ

Halk Eğitim Merkezi
SAMSUN / TERME BİLGİ SARMAL TYT 0

Okul İlçe İl Genel

161 161 1528 54902

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Cümlenin Ögeleri E

4

%2,48

9

%5,59

4

%2,48

4

%2,48

30

%18,63

110

%68,32
 

Doğru (%18,63)

Yanlış (%13,04)

Boş (%68,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri D

1

%0,62

21

%13,04

22

%13,66

96

%59,63

1

%0,62

20

%12,42
 

Doğru (%59,63)

Yanlış (%27,95)

Boş (%12,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları CD

15

%9,32

12

%7,45

70

%43,48

11

%6,83

31

%19,25

22

%13,66
 

Doğru (%50,31)

Yanlış (%36,02)

Boş (%13,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sözcükte Yapı B

9

%5,59

30

%18,63

30

%18,63

8

%4,97

9

%5,59

75

%46,58
 

Doğru (%18,63)

Yanlış (%34,78)

Boş (%46,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Karma Dil Bilgisi C

5

%3,11

3

%1,86

26

%16,15

7

%4,35

5

%3,11

115

%71,43
 

Doğru (%16,15)

Yanlış (%12,42)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Paragrafta Yapı-Düşüncenin Akışını Bozan
Cümle C

8

%4,97

28

%17,39

77

%47,83

18

%11,18

12

%7,45

18

%11,18
 

Doğru (%47,83)

Yanlış (%40,99)

Boş (%11,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yapı-İki Parçaya Bölme C

14

%8,70

11

%6,83

107

%66,46

10

%6,21

5

%3,11

14

%8,70
 

Doğru (%66,46)

Yanlış (%24,84)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme
Yolları D

22

%13,66

4

%2,48

2

%1,24

60

%37,27

27

%16,77

46

%28,57
 

Doğru (%37,27)

Yanlış (%34,16)

Boş (%28,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yapı-Boşluk Doldurma D

20

%12,42

3

%1,86

69

%42,86

45

%27,95

14

%8,70

10

%6,21
 

Doğru (%27,95)

Yanlış (%65,84)

Boş (%6,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafta Yapı-Sıralama A

110

%68,32

12

%7,45

19

%11,80

3

%1,86

3

%1,86

14

%8,70
 

Doğru (%68,32)

Yanlış (%22,98)

Boş (%8,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma-Diyalog C

7

%4,35

6

%3,73

132

%81,99

2

%1,24

2

%1,24

12

%7,45
 

Doğru (%81,99)

Yanlış (%10,56)

Boş (%7,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Anlam-Köşe Yazısı D

10

%6,21

18

%11,18

12

%7,45

87

%54,04

4

%2,48

30

%18,63
 

Doğru (%54,04)

Yanlış (%27,33)

Boş (%18,63)
